Seain: Look & Smile

De: Armando del Rio <armandodelrio007 @gmail.com>
Enviado el: jueves, 8 de julio de 2021 11:27

Para: spain@look-smile.es

Asunto: Re: Traduccién al portugués

Mil disculpas...

Por supuesto que voy a atender el pago de la factura.

Ahora mismo acabamos de estrenar una funcién de teatro y he estado absorbido por ella y se me ha olvidado
contestar. Hemos tenido problemas con el patrocinador y hemos tenido que reajustar todo el presupuesto y
ahora mismo carecemos de liquidez hasta el cobro de una factura el dia 24 de Julio. Si pueden esperar hasta esa
fecha, les haremos el pago con el incremento de un 10% por las molestias causadas.

Vuelvo a pedirles perdon por mi falta de respuesta a sus mensajes.

Un saludo!

Armando del Rio Guillén
Cromagnon producciones S.L.
+34 609 079 373
www.cromagnonproducciones.es
info@cromagnonproducciones.es
Madrid, Spain.

El 8 jul 2021, alas 11:17, Spain: Look & Smile <gpain@look-smile.es> escribio:

Buenos dias,

Ante la falta de contestacion a los anteriores correos, entendemos que no van a responder al
requerimiento de pago de la factura pendiente, por lo que procederemos a reclamarla judicialmente si
en el plazo de 48 no se produce el abono de la misma.

Saludos
Aranzazu Uria
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Look & Smile Communication

Paseo de la Castellana 153 Bajo- 28046 Madrid
Teléfono: 684636327

E-mail: spain@look-smile.es

Web: www.look-smile.es

De: Spain: Look & Smile [mailto:spain@look-smile.es]

Enviado el: miércoles, 23 de junio de 2021 9:19

Para: 'armandodelrio007 @gmail.com' <armandodelrio007 @gmail.com>
Asunto: RV: Traduccion al portugués

Buenos dias
éPodrian confirmarnos el pago de la factura pendiente?

Gracias

Saludos

Ardnzazu Uria
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Look & Smile Communication

Paseo de la Castellana 153 Bajo- 28046 Madrid
Teléfono: 684636327

E-mail: spain@look-smile.es

Web: www.look-smile.es

De: Spain: Look & Smile [mailto:spain@look-smile.es]
Enviado el: lunes, 21 de junio de 2021 10:30

Para: 'Armando del Rio' <armandodelrio007 @gmail.com>
Asunto: RE: Traduccidn al portugués

Buenos dias
éPodrian confirmarnos el pago de la factura pendiente?

Gracias

Saludos

Ardnzazu Uria
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Look & Smile Communication

Paseo de la Castellana 153 Bajo- 28046 Madrid
Teléfono: 684636327

E-mail: spain@look-smile.es




Web: www.look-smile.es

De: Armando del Rio [mailto:armandodelrio007 @gmail.com]
Enviado el: miércoles, 26 de mayo de 2021 19:26

Para: spain@look-smile.es

Asunto: Re: Traduccidn al portugués

Buenas tardes.
Les haremos el pago obre el dia 10 de Junio.

Gracias.
Un saludo!

Armando del Rio Guillén
Cromagnon producciones S.L.
+34 609 079 373
www.cromagnonproducciones.es
info@cromagnonproducciones.es
Madrid, Spain.
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El 26 may 2021, a las 19:08, Spain: Look & Smile <spain@look-smile.es>
escribid:

Buenas tardes

Te envio este correo para preguntarte por la fecha de pago prevista para la factura de la
traduccion

Muchas gracias

Saludos

Ardnzazu Uria
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Look & Smile Communication

Paseo de la Castellana 153 Bajo- 28046 Madrid
Teléfono: 684636327

E-mail: spain@look-smile.es

Web: www.look-smile.es

De: Armando del Rio [mailto:armandodelrio007 @gmail.com]
Enviado el: martes, 4 de mayo de 2021 18:18

Para: spain@look-smile.es

Asunto: Re: Traduccidn al portugués




