De: MGC-Administracién administracion@mgcspain.com @&
Asunto: Re: Factura JULIO
Fecha: 22 de julio de 2021, 8:14
Para: hebert@marigoldbeer.com, administracion@marigoldbeer.com
Cc: Miguel Gallardo miguel@mgcspain.com

Buenos dias,
Pfv, nos podéis hacer transferencia?

Muchas gracias

Saludos,

Patricia
Administracion

Q MGC

Multi Global Chain, SL

C/ Rosa Leveroni, 4
08960-Sant Just Desvern (Bcn)
Tel: +34 93 737 28 21

De: MGC-Administracion <administracion@mgcspain.com>

Fecha: martes, 20 de julio de 2021, 8:51

Para: "hebert@marigoldbeer.com" <hebert@marigoldbeer.com>,
"administracion@marigoldbeer.com" <administracion@marigoldbeer.com>
CC: Miguel Gallardo <miguel@mgcspain.com>

Asunto: Re: Factura JULIO

Buenos dias,

el numero de cuenta para hacer la transferencia es BANC SABADELL ES70 0081 0005 8200
0201 2406
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Saludos,

Patricia
Administracion

Q MGc

Multi Global Chain, SL

C/ Rosa Leveroni, 4
08960-Sant Just Desvern (Bcn)
Tel: +34 93 737 28 21

De: Miguel Gallardo <miguel@mgcspain.com>

Fecha: martes, 20 de julio de 2021, 8:49

Para: "hebert@marigoldbeer.com" <hebert@marigoldbeer.com>,
"administracion@marigoldbeer.com" <administracion@marigoldbeer.com>
CC: MGC-Administracién <administracion@mgcspain.com>

Asunto: Factura JULIO

Buenos dias Hebert,

No sabemos porgue motivo no se ha podido girar la factura del pasado dia 16 de Julio.
Esta factura es la ultima por nuestra parte y necesitamos sea liquidar ya mediante
transferencia ya que debemos cerrar los pagos con DHL.

Es importante para que vosotros asi poddis operar con normalidad a partir de ahora con

DHL de forma directa.

Quedamos a la espera de recibir la transferencia en estos dias.



Saludos,

Miguel Gallardo

MGC

Global Solutions

Multi Global Chain, SL

C/ Rosa Leveroni, 4
08960-Sant Just Desvern (Bcn)
Tel: +34 93 737 28 21

Mov: +34 609 794 494

MGC

Global Solutions

MULTI GLOBAL CHAIN, SL
NIF: B02751238
C/ Rosa Leveroni, 4

Mari gold production SL.

NIF: B166 56605
Calle ramon de montcada 37 - 39 BIBEsc. 1 BjA

08960 Sant Just Desvern 07184 Cahia
Barcelona, Espana Baleares, Espana
Telf: 937372821
administracion@magcspain.com
WIViVi.MgCspain.com
Nimero de factura: 2021-0120
FACTURA ey oo )
Concepto Uds. Base Ud. Base Total % IVA IVA
Almacenaje (11 Palets 30 dias) JUNIO 1 66,00 € 66,00 € 21% 13,86 €
Preparacion pedidos (3 cajas Alemania) 3 2,50€ 7,50 € 21% 1,58¢€
Picking (3 cajas Alemania) 3 0,50 € 1,50 € 21% 0,32€
Transporte BARCELONA a ALEMANIA DE-74321 1 65,00 € 65,00 € 21% 13,65€
Transporte BARCELONA a ALEMANIA DE-75449 1 65,00 € 65,00 € 21% 13,65€
Transporte BARCELONA a ALEMANIA DE-64346 1 65,00 € 65,00 € 21% 13,65€
Almacenaje (11 Palets 15 dias) JULIO 1 33,00€ 33,00 € 21% 6,93 €



RECIBO DOMICILIADO 16-07-2021

Base Imponible Tipo impuesto Impuesto
303,00 € IVA 21% 63,64 €
TotalB.I: 303,00 €

Total IVA: 63,64 €

TOTAL: 366,64 €



