De:
Asunto:
Fecha:
Para:
Cc:

Comercial Arlandis comercial@arlandislogistica.com @

Re: Mes de AGOSTO

11 de agosto de 2021, 12:55

ANA ARLANDIS GAVILAN ana@arlandislogistica.com, info@arlandislogistica.com

MGC-Comercial comercial@mgcspain.com, Miguel Gallardo miguel@mgcspain.com, MGC-Administracion
administracion@mgcspain.com

Buenas Tardes,

Me indica Miguel que seguimos sin respuesta a los mails, whatsaps...sobre el pago de la
factura correspondiente al mes de Julio la cual confirmasteis que pagariais el dia 30. No
comprendemos la situacion y la no respuesta a este asunto.

Recordad también que como indico Patricia y Miguel, este mes de Agosto no se factura
nada por la poca actividad comercial en el mercado.

Por favor, una vez mas os agradeceriamos que procedierais con transferencia.

Gracias + Saludos,

Saludos,

Juan Rocha
Sales Executive

ARLANDIS LOGISTICA SL
Al

)

TIfn. +34 93 156 10 72
Mov. +34 609 794 494
www.arlandislogistica.com

De: Miguel Gallardo <miguel@mgcspain.com>

Fecha: martes, 3 de agosto de 2021, 9:54

Para: ANA ARLANDIS GAVILAN <ana@arlandislogistica.com>,
"info@arlandislogistica.com" <info@arlandislogistica.com>

CC: Miguel Gallardo <miguel@mgcspain.com>, Comercial Arlandis
<comercial@arlandislogistica.com>, MGC-Comercial <comercial@mgcspain.com>
Asunto: Re: Mes de AGOSTO

Ana,
Seguimos sin recibir el pago de la factura del mes de JULIO la cual después de varias

reclamaciones indicasteis que se pagaria el dia 30, pero estamos a dia 3 de Agosto y no
se ha recibido.
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Ruego hagais de inmediato la transferencia y tengamos mafana en la cuenta dicho
importe.

Saludos,

Miguel Gallardo
C.E.O

Q MGC

Multi Global Chain, SL

C/ Rosa Leveroni, 4
08960-Sant Just Desvern (Bcn)
Tel: +34 93 737 28 21

Mov: +34 609 794 494

De: MGC-Administracion <administracion@mgcspain.com>

Fecha: martes, 27 de julio de 2021, 9:48

Para: ANA ARLANDIS GAVILAN <ana@arlandislogistica.com>,
"info@arlandislogistica.com" <info@arlandislogistica.com>

CC: Miguel Gallardo <miguel@mgcspain.com>, Comercial Arlandis
<comercial@arlandislogistica.com>, MGC-Comercial <comercial @ mgcspain.com>
Asunto: Mes de AGOSTO

Buenos dias,

Debido a que en el mes de Agosto hay muy poca actividad comercial, por nuestra parte
NO os facturaremos NADA. Parte de nuestro equipo comercial estara de vacaciones,
pero el resto seguiremos todos los temas que siguen pendientes/abiertos para intentar
cerrar operaciones.

Aprovecho la ocasidn para recordar que esta pendiente el pago de factura de JULIO la
cual esperamos este abanado el viernes dia 30 como se indico.



Saludos,

Patricia
Administracion

MGC

Global Solutions

Multi Global Chain, SL

C/ Rosa Leveroni, 4
08960-Sant Just Desvern (Bcn)
Tel: +34 93 737 28 21



