5° DEVOLUCION DE ADEC FAC-100-056178

Asunto: 52 DEVOLUCION DE ADEC FAC-100-056178

De: "Contabilidad ADEC" <contabilidad@adec.es>

Fecha: 23/12/2020, 12:47

Para: "'famil 2018'" <famil2018sl@gmail.com>

CC: <daniel@adec.es>, "'JUAN FERNANDEZ" <juan.fernandez@adec.es>, "'Nairo Fernandez
Sarria' <NAIROCAMILLASDELSUR@GMAIL.COM>, "'enrique fernandez""
<enriquef@oportunissimo.com>

Buenos dias,

Le informamos que con fecha de hoy hemos recibido devuelto un quinto giro correspondiente
a la FAC-100-056178 girado el pasado 15/12, por importe de 2.427,27 euros, generando
unos gastos de devolucion de 180,82 euros.

Le recordamos que tenemos pendiente de solucionar las cuatro devoluciones anteriores,

FAC-100-054057, FAC-100-054282, FAC-100-054849 y FAC-100-55169 , por lo que le
detallamos el la deuda pendiente actualizada:

Total importe pendiente: 8.342,85 euros

e 2.772,51 euros (Dev. FAC-100-054282 de 2.580,57 euros + 191,94 euros gtos
devolucion)
e 1.420,23 euros (Dev. FAC-100-054057 de 1.319,81 euros + 100,42 euros gtos
devolucion)
e 567,67 euros (Dev. FAC-100-054849 de 524,96 euros + 42,71 euros gtos devolucion)
e 974,35 euros (Dev. FAC-100-055169 de 904,11 euros + 70,24 euros gtos devolucion)
e 2.608,09 euros (Dev. FAC-100-05617 de 2.427,27 euros + 180,82 euros gtos
devolucion)
Rogamos procedan a realizar transferencia lo antes posible al siguiente nimero de
cuenta:
BBVA
ES97 0182 5714 9702 0800 1031
Un cordial saludo,

Raquel Molina

Dpto. de Contabilidad
Tel. 91 871 90 81
contabilidad@adec.es
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d Y UN FELIZ ARO NUEVO 2021

De: Contabilidad ADEC [mailto:contabilidad@adec.es]

Enviado el: lunes, 30 de noviembre de 2020 11:47

Para: 'famil 2018

CC: 'daniel@adec.es'; 'JUAN FERNANDEZ'; 'Nairo Fernandez Sarria'; 'enrique fernandez'
Asunto: RE: CUARTA DEVOLUCION DE ADEC FAC-100-055169
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Buenos dias,

Le informamos que hoy 30/11 hemos recibido devuelto un cuarto giro correspondiente a la
FAC-100-055169 girado el pasado 24/11, por importe de 904,11 euros, generando unos
gastos de devolucion de 70,24 euros.

Le recordamos que tenemos pendiente de solucionar la tres devoluciones anteriores,

FAC-100-054057, FAC-100-054282 y FAC-100-054849 , por lo que le detallamos el la deuda
pendiente actualizada:

Total importe pendiente: 5.734,76 euros

e 2.772,51 euros (Dev. FAC-100-054282 de 2.580,57 euros + 191,94 euros gtos
devolucion)
e 1.420,23 euros (Dev. FAC-100-054057 de 1.319,81 euros + 100,42 euros gtos
devolucion)
e 567,67 euros (Dev. FAC-100-054849 de 524,96 euros + 42,71 euros gtos devolucion)
e 974,35 euros (Dev. FAC-100-055169 de 904,11 euros + 70,24 euros gtos devolucion)
Rogamos procedan a realizar transferencia lo antes posible al siguiente nimero de
cuenta:
BBVA
ES97 0182 5714 9702 0800 1031
Un cordial saludo,

De: famil 2018 [mailto:famil2018sl@gmail.com]

Enviado el: viernes, 06 de noviembre de 2020 19:22
Para: Contabilidad ADEC

Asunto: Re: DEVOLUCION DE FAC-100-054057 DE ADEC

Buenas tardes, lo dejamos mandado la semana que viene. Perdonen las molestias.
Un saludo

El mar., 3 nov. 2020 a las 10:48, Contabilidad ADEC (<contabilidad@adec.es>) escribio:

Buenos dias,

Le informamos que con fecha 03/11 hemos recibido devuelto el giro
correspondiente a la FAC-100-054057 girado el pasado 27/10, por importe de
1.319,81 euros, generando unos gastos de devolucion de 100,42 euros. Rogamos
procedan a realizar transferencia lo antes posible al siguiente niumero de cuenta:
Importe total 1.420,23 euros

BBVA
ES97 0182 5714 9702 0800 1031

Un cordial saludo.

Raquel Molina

Dpto. de Contabilidad
Tel. 91 871 90 81
contabilidad@adec.es

Grupo Empresarial ADEC, SL

2de3 07/06/2023,12:54


mailto:famil2018sl@gmail.com
mailto:famil2018sl@gmail.com
mailto:contabilidad@adec.es
mailto:contabilidad@adec.es
mailto:contabilidad@adec.es
mailto:contabilidad@adec.es

5° DEVOLUCION DE ADEC FAC-100-056178

adec group.

—Adjuntos:
image003.jpg 0 bytes
image001.jpg 0 bytes
image003.jpg 0 bytes
image004.jpg 0 bytes
image001.jpg 0 bytes
image004.jpg 0 bytes
52 DEV. FAMIL 2018.pdf 481 KB
image005.jpg 0 bytes
image006.jpg 0 bytes
image001.jpg 0 bytes
image001.jpg 0 bytes

3de3 07/06/2023, 12:54



