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paula@capitalfactor.es

De: paula@capitalfactor.es
Enviado el: miércoles, 14 de junio de 2023 10:38
Para: 'Nil Matamala'
Asunto: RV: CONFORMIDAD PAGARÉ PE Y LK INFRAESTRUCTURAS

 
 

De: Frío Almotrans <frioalmotrans@gmail.com>  
Enviado el: viernes, 3 de marzo de 2023 12:43 
Para: Nil Matamala <nil.matamala@capitalfactor.es> 
CC: Luis Riera <lluis@capitalfactor.es>; Paula Embry <paula@capitalfactor.es> 
Asunto: Re: CONFORMIDAD PAGARÉ PE Y LK INFRAESTRUCTURAS 
 
Buenos días ,es todo correcto  
 
El El vie, 3 mar 2023 a las 12:38, Nil Matamala <nil.matamala@capitalfactor.es> escribió: 

Buenos días, 
 
Les escribo en relación a un pagaré de su proveedor PE y LK Infraestructuras. Este pagaré ha sido cedido a nuestra 
entidad financiera y será endosado. Para continuar con los trámites necesitaría que me indicase si los datos de este 
pagaré son correctos:  
 

 
Por otro lado necesitaría que aceptasen la notificación del sistema EVICERTIA que también recibirán en breves 
momentos.  
 
Quedo a la espera de sus noticias, muchas gracias de antemano.  
 
Cordialmente,  
 
--  

--  
Saludos cordiales,  
 
Atención al Cliente 
Información | FRIO ALMOTRANS SL 
  
 685 09 30 63  605 60 37 52 
 info@frioalmotrans.com 
  
Truck Stop del Poniente SL. Paraje Ctra. Nacional Nº 
340 KM 413.3 04710 Santa Maria del Águila, Almeria. 
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FRIO ALMOTRANS SL le informa que los datos de contacto recogidos en esta comunicación, han sido recabados de nuestro Registro de 
Actividades, en concreto del Tratamiento, CLIENTES y/o PROVEEDORES o facilitados voluntariamente por usted con la finalidad de poder llevar 

a cabo las comunicaciones de índole comercial y/o informativas que puedan ser de su interés, quedando por tanto, informado de la posibilidad de 
usar sus datos con fines comerciales. Igualmente le informamos a los afectados que podrán ejercitar ante el Responsable del Tratamiento o ante 

su Delegado de Protección de Datos, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a 
su tratamiento, retirar el consentimiento en este documento aceptado e incluso interponer reclamación ante la Agencia Española de Protección 

de Datos. Este mensaje contiene información confidencial destinada para ser leída exclusivamente por el destinatario. Queda prohibida la 
reproducción, publicación, divulgación, total o parcial del mensaje así como el uso no autorizados por el emisor. En caso de recibir el mensaje por 

error, se ruega su comunicación al remitente lo antes posible. Por favor, indique inmediatamente si usted o su empresa no aceptan 
comunicaciones de este tipo por Internet. Las opiniones, conclusiones y demás información incluida en este mensaje que no esté relacionada con 

asuntos profesionales de FRIO ALMOTRANS SL, se entenderá que nunca se ha dado, ni está respaldado por el mismo. 

 


