
Asunto: Fwd: DEVOLUCIONES PENDIENTES DE ADEC
De: Raquel Molina <contabilidad@adec.es>
Fecha: 09/06/2022, 11:32
Para: capitalmarquez@yahoo.es
CC: DANIEL FERNANDEZ <daniel@adec.es>, JUAN FERNANDEZ
<juan.fernandez@adec.es>

Buenos días Orlando,

Reenvío mail del pasado 05/05, según conversación mantenida hoy, a la espera de recibir pagos
parciales a par�r de sep�embre, y concluir los pagos de la deuda pendiente antes de final de año.

Un cordial saludo,

Raquel Molina
Grupo Empresarial ADEC, SL.

-------- Mensaje reenviado --------

Asunto:DEVOLUCIONES PENDIENTES DE ADEC
Fecha:Thu, 5 May 2022 15:06:50 +0200

De:Raquel Molina <contabilidad@adec.es>
Para:capitalmarquez@yahoo.es

Buenas tardes,

A fecha de hoy seguimos con  las devoluciones generadas sin solucionar y sin recibir nuevos ingresos.
Nos vemos obligados a informarle que este será el úl�mo aviso que le hagamos en relación a esta
deuda, ya que sin más demora se pondrá todo en manos de abogados.

Si �ene un plan de pagos que proponernos, le ruego nos lo indique ya antes de iniciar el proceso.

La situación actual es la siguiente:

Total devoluciones recibidas: 11.308,94 euros.

Cobrado por transferencia el 22/12/21   1.500 euros.

Total deuda pendiente actual: 9.808,94 euros.

Le indico de nuevo nuestros datos bancarios:
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BBVA

ES97 0182 5714 9702 0800 1031

Quedamos a la espera de sus comentarios.

Un cordial saludo.

Raquel Molina
Departamento de Contabilidad
Tel.: 91 871 90 81
Calle Primavera 27
Arganda del Rey (Madrid)
www.adec.es

AVISO LEGAL**********************
Este mensaje es privado y confidencial y solamente para la persona a la que va dirigido. Si usted ha recibido este
mensaje por error, no debe revelar, copiar, distribuir o usarlo en ningún sentido. Le rogamos lo comunique al remitente
y borre dicho mensaje y cualquier documento adjunto que pudiera contener. No hay renuncia a la confidencialidad ni a
ningún privilegio por causa de transmisión errónea o mal funcionamiento.

Cualquier opinión expresada en este mensaje pertenece únicamente al autor remitente, y no representa
necesariamente la opinión de Grupo Empresarial Adec, a no ser que expresamente se diga y el remitente esté
autorizado para hacerlo. Los correos electrónicos no son seguros, no garantizan la confidencialidad ni la correcta
recepción de los mismos, dado que pueden ser interceptados, manipulados, destruidos, llegar con demora,
incompletos, o con virus. Grupo Empresarial Adec no se hace responsable de las alteraciones que pudieran hacerse al
mensaje una vez enviado.

Este mensaje sólo tiene una finalidad de información, y no debe interpretarse como una oferta de venta o de compra
de valores ni de instrumentos financieros relacionados. En el caso de que el destinatario de este mensaje no
consintiera la utilización del correo electrónico vía Internet, rogamos lo ponga en nuestro conocimiento.

**********************DISCLAIMER*****************
This message is private and confidential and it is intended exclusively for the addressee. If you receive this message
by mistake, you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please inform the sender and delete the
message and attachments from your system. No confidentiality nor any privilege regarding the information is waived or
lost by any mistransmission or malfunction.

Any views or opinions contained in this message are solely those of the author, and do not necessarily represent those
of Grupo Empresarial Adec, unless otherwise specifically stated and the sender is authorized to do so. E-mail
transmission cannot be guaranteed to be secure, confidential, or error-free, as information could be intercepted,
corrupted, lost, destroyed, arrive late, incomplete, or contain viruses. Grupo Empresarial Adec does not accept
responsibility for any changes in the contents of this message after it has been sent.

This message is provided for informational purposes and should not be construed as a solicitation or offer to buy or sell
any securities or related financial instruments. If the addressee of this message does not consent to the use of internet
e-mail, please communicate it to us.

De: daniel@adec.es <daniel@adec.es>

Fwd: DEVOLUCIONES PENDIENTES DE ADEC

2 de 9 07/07/2023, 11:07

mailto:daniel@adec.es
mailto:daniel@adec.es
mailto:daniel@adec.es
mailto:daniel@adec.es


Enviado el: viernes, 18 de junio de 2021 10:24
Para: 'capitalmarquez@yahoo.es' <capitalmarquez@yahoo.es>
CC: 'Contabilidad ADEC' <contabilidad@adec.es>; Juan Fernandez <juan.fernandez@adec.es>
Asunto: RV: 2ª DEVOLUCION DE FACTURA DE ADEC FAC-100-063278

Buenos días,

     No tenemos ninguna respuesta a nuestros correos,   le he llamado y dejado un mensaje.    No va
a contestar??

     En breve podremos inscribir en el RAI sus impagos, no hay voluntad de hacer ningún daño a su
valor credi�cio pero no nos van a dejar otra opción de actuación que la reclamación administra�va.

Saludos.

Daniel Fernández

Commercial director

Director comercial

+34 918719081

daniel@adec.es

AVISO LEGAL**********************
Este mensaje es privado y confidencial y solamente para la persona a la que va dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, no debe revelar, copiar, distribuir o usarlo en ningún
sentido. Le rogamos lo comunique al remitente y borre dicho mensaje y cualquier documento adjunto que pudiera contener. No hay renuncia a la confidencialidad ni a ningún privilegio por
causa de transmisión errónea o mal funcionamiento.

Cualquier opinión expresada en este mensaje pertenece únicamente al autor remitente, y no representa necesariamente la opinión de Grupo Empresarial Adec, a no ser que
expresamente se diga y el remitente esté autorizado para hacerlo. Los correos electrónicos no son seguros, no garantizan la confidencialidad ni la correcta recepción de los mismos, dado
que pueden ser interceptados, manipulados, destruidos, llegar con demora, incompletos, o con virus. Grupo Empresarial Adec no se hace responsable de las alteraciones que pudieran
hacerse al mensaje una vez enviado.

Este mensaje sólo tiene una finalidad de información, y no debe interpretarse como una oferta de venta o de compra de valores ni de instrumentos financieros relacionados. En el caso de
que el destinatario de este mensaje no consintiera la utilización del correo electrónico vía Internet, rogamos lo ponga en nuestro conocimiento.

**********************DISCLAIMER*****************
This message is private and confidential and it is intended exclusively for the addressee. If you receive this message by mistake, you should not disseminate, distribute or copy this e-mail.
Please inform the sender and delete the message and attachments from your system. No confidentiality nor any privilege regarding the information is waived or lost by any mistransmission
or malfunction.

Any views or opinions contained in this message are solely those of the author, and do not necessarily represent those of Grupo Empresarial Adec, unless otherwise specifically stated and
the sender is authorized to do so. E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure, confidential, or error-free, as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive
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late, incomplete, or contain viruses. Grupo Empresarial Adec does not accept responsibility for any changes in the contents of this message after it has been sent.

This message is provided for informational purposes and should not be construed as a solicitation or offer to buy or sell any securities or related financial instruments. If the addressee of
this message does not consent to the use of internet e-mail, please communicate it to us.

De: daniel@adec.es <daniel@adec.es>
Enviado el: jueves, 17 de junio de 2021 14:18
Para: 'capitalmarquez@yahoo.es' <capitalmarquez@yahoo.es>
Asunto: RV: 2ª DEVOLUCION DE FACTURA DE ADEC FAC-100-063278

Buenos días,

   Según solicitud de nuestro abogado, en breve va a ser circularizado Grupamar por burofax para
aportar documental de Dua, que han sido solicitados.     Nuestro interés es proceder a la mayor
brevedad.  

   Ruego que haga un plan de pagos de forma amistosa si �ene intención de pago.

Gracias y saludos

Daniel Fernández

Commercial director

Director comercial

+34 918719081

daniel@adec.es

AVISO LEGAL**********************
Este mensaje es privado y confidencial y solamente para la persona a la que va dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, no debe revelar, copiar, distribuir o usarlo en ningún
sentido. Le rogamos lo comunique al remitente y borre dicho mensaje y cualquier documento adjunto que pudiera contener. No hay renuncia a la confidencialidad ni a ningún privilegio por
causa de transmisión errónea o mal funcionamiento.

Cualquier opinión expresada en este mensaje pertenece únicamente al autor remitente, y no representa necesariamente la opinión de Grupo Empresarial Adec, a no ser que
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expresamente se diga y el remitente esté autorizado para hacerlo. Los correos electrónicos no son seguros, no garantizan la confidencialidad ni la correcta recepción de los mismos, dado
que pueden ser interceptados, manipulados, destruidos, llegar con demora, incompletos, o con virus. Grupo Empresarial Adec no se hace responsable de las alteraciones que pudieran
hacerse al mensaje una vez enviado.

Este mensaje sólo tiene una finalidad de información, y no debe interpretarse como una oferta de venta o de compra de valores ni de instrumentos financieros relacionados. En el caso de
que el destinatario de este mensaje no consintiera la utilización del correo electrónico vía Internet, rogamos lo ponga en nuestro conocimiento.

**********************DISCLAIMER*****************
This message is private and confidential and it is intended exclusively for the addressee. If you receive this message by mistake, you should not disseminate, distribute or copy this e-mail.
Please inform the sender and delete the message and attachments from your system. No confidentiality nor any privilege regarding the information is waived or lost by any mistransmission
or malfunction.

Any views or opinions contained in this message are solely those of the author, and do not necessarily represent those of Grupo Empresarial Adec, unless otherwise specifically stated and
the sender is authorized to do so. E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure, confidential, or error-free, as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive
late, incomplete, or contain viruses. Grupo Empresarial Adec does not accept responsibility for any changes in the contents of this message after it has been sent.

This message is provided for informational purposes and should not be construed as a solicitation or offer to buy or sell any securities or related financial instruments. If the addressee of
this message does not consent to the use of internet e-mail, please communicate it to us.

De: daniel@adec.es <daniel@adec.es>
Enviado el: miércoles, 16 de junio de 2021 11:48
Para: 'capitalmarquez@yahoo.es' <capitalmarquez@yahoo.es>
Asunto: RV: 2ª DEVOLUCION DE FACTURA DE ADEC FAC-100-063278

Buenos días.  Orlando.

     Ruego por la presente nos indique algún plan de pago .     Por el alto gasto que cobra la en�dad
financiera en la devolución de los recibos, hemos re�rado el efecto previsto a final de mes.  
Considere un plan de pagos incluyendo este pago.

En caso contrario debemos aportar la documentación a Jurídico para iniciar el proceso de
reclamación de la deuda con el trámite de una demanda a la mayor brevedad.   Le recuerdo que el
inicio de una demanda será comunicado a en�dades de riesgo y bancarias desde que sea admi�da
por el juzgado, hecho por el cual le recomendamos un plan de pagos por la vía amistosa.

    Gracias  y saludos.

Daniel Fernández

Commercial director

Director comercial
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+34 918719081

daniel@adec.es

AVISO LEGAL**********************
Este mensaje es privado y confidencial y solamente para la persona a la que va dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, no debe revelar, copiar, distribuir o usarlo en ningún
sentido. Le rogamos lo comunique al remitente y borre dicho mensaje y cualquier documento adjunto que pudiera contener. No hay renuncia a la confidencialidad ni a ningún privilegio por
causa de transmisión errónea o mal funcionamiento.

Cualquier opinión expresada en este mensaje pertenece únicamente al autor remitente, y no representa necesariamente la opinión de Grupo Empresarial Adec, a no ser que
expresamente se diga y el remitente esté autorizado para hacerlo. Los correos electrónicos no son seguros, no garantizan la confidencialidad ni la correcta recepción de los mismos, dado
que pueden ser interceptados, manipulados, destruidos, llegar con demora, incompletos, o con virus. Grupo Empresarial Adec no se hace responsable de las alteraciones que pudieran
hacerse al mensaje una vez enviado.

Este mensaje sólo tiene una finalidad de información, y no debe interpretarse como una oferta de venta o de compra de valores ni de instrumentos financieros relacionados. En el caso de
que el destinatario de este mensaje no consintiera la utilización del correo electrónico vía Internet, rogamos lo ponga en nuestro conocimiento.

**********************DISCLAIMER*****************
This message is private and confidential and it is intended exclusively for the addressee. If you receive this message by mistake, you should not disseminate, distribute or copy this e-mail.
Please inform the sender and delete the message and attachments from your system. No confidentiality nor any privilege regarding the information is waived or lost by any mistransmission
or malfunction.

Any views or opinions contained in this message are solely those of the author, and do not necessarily represent those of Grupo Empresarial Adec, unless otherwise specifically stated and
the sender is authorized to do so. E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure, confidential, or error-free, as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive
late, incomplete, or contain viruses. Grupo Empresarial Adec does not accept responsibility for any changes in the contents of this message after it has been sent.

This message is provided for informational purposes and should not be construed as a solicitation or offer to buy or sell any securities or related financial instruments. If the addressee of
this message does not consent to the use of internet e-mail, please communicate it to us.

De: Contabilidad ADEC <contabilidad@adec.es>
Enviado el: miércoles, 16 de junio de 2021 10:12
Para: capitalmarquez@yahoo.es
CC: daniel@adec.es; 'Juan Fernández' <juan.fernandez@adec.es>
Asunto: RE: 2ª DEVOLUCION DE FACTURA DE ADEC FAC-100-063278

Buenos días Orlando,

Hemos recibido hoy una segunda devolución del recibo correspondiente a la factura
FAC-100-063278, de importe 5.031,96 euros, lo que ha generado unos gastos de devolución de
370,34 euros.

Tenemos aún pendiente de solucionar la devolución anterior de la FAC-100-062922, por un total de
5.906,64 euros.
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Rogamos nos vayáis realizando las transferencias por estos importes a la cuenta indicada:

BBVA

ES97 0182 5714 9702 0800 1031

• 1ª  Devolución  FAC-100-062922  5.906,64 €  (5.502,16 + 404,48 Gtos Dev.)
• 2ª  Devolución  FAC-100-063278  5.402,30 €  (5.031,96 + 370,34 Gtos Dev.)

También les recuerdo que está pendiente para el próximo 25/06/21 el pago de la FAC-100-063795
de 3.705,45 €, la cual, no va a girarse sino que �enen que realizarnos el pago por transferencia a
este mismo número de cuenta.

Un cordial saludo,

Raquel Molina

Dpto. de Contabilidad

Tel. 91 871 90 81

contabilidad@adec.es

Grupo Empresarial ADEC, SL
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De: Contabilidad ADEC [mailto:contabilidad@adec.es]
Enviado el: jueves, 10 de junio de 2021 10:33
Para: 'capitalmarquez@yahoo.es'
CC: 'daniel@adec.es'; 'Juan Fernández'
Asunto: DEVOLUCION DE FACTURA DE ADEC FAC-100-062922

Buenos días,

Le informamos que con fecha de hoy hemos recibido devuelto el recibo correspondiente a nuestra
factura FAC-100-062922 de vencimiento 05/06 y de importe 5.502,16 euros, generando unos
gastos de devolución de 404,48 euros.

Rogamos solucionen esta incidencia lo antes posible, realizando una transferencia por el importe
total de 5.906,64 euros  al siguiente número de cuenta:

BBVA

ES97 0182 5714 9702 0800 1031

Un cordial saludo,

Raquel Molina

Dpto. de Contabilidad

Tel. 91 871 90 81

contabilidad@adec.es

Grupo Empresarial ADEC, SL
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Libre de virus. www.avast.com
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