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escariolo@hotmail.com

De: Carlos Andres Perez Marino <caperez@portillogrupo.es>
Enviado el: lunes, 6 de abril de 2020 12:36
Para: jose miguel serrano escoms; Gonzalo Portillo Belmonte; Vicente Andrés
CC: Arturo Portillo; Lola Muñoz Ruiz
Asunto: Solicitud de Doc SSL - FACTURACION DINAMARCA
Datos adjuntos: FACTURA 16-20.pdf

Muy buenos días Jose Miguel 
 
Para el correcto trámite de su factura es necesario que nos haga llegar la siguiente documentación mensual: 

- Certificado de estar al corriente de pagos de la Seguridad Social con fecha abril 2020 
- Certificado de estar al corriente de pagos con la Agencia Tributaria ESTATAL a favor de PORTILLO TELECOMUNICACIONES, S.L. (B81228850) con fecha Abril 

2020 
- Certificado de estar al corriente de pagos con la Agencia Tributaria CANARIA a favor de PORTILLO TELECOMUNICACIONES, S.L. (B81228850) con fecha Abril 

2020 
- Tc1 y tc2 del periodo 02.02.2020 junto al recibo o movimiento bancario justificante del pago de los mismos. 
- Certificado ITA con fecha Abril 2020. 
- Certificado de Haberes o Nóminas firmadas del personal presente en obra durante el mes de MARZO 

 
Muchas gracias, un saludo. 
 

  

Carlos Andrés Pérez Marino 
Responsable de Prevención, 
Calidad y Medio Ambiente 

caperez@portillogrupo.es 
www.portillogrupo.es 

 

 
Calle Suecia, 95 - Locales 5 y 6 - 28022 Madrid 

Telf/Fax: 902 54 14 14 / 91 754 18 16 
Conforme a lo dispuesto en la Ley 15/1999 (LOPD) y demás normativa de desarrollo, informamos que sus datos forman parte de una Base de datos de la que es responsable esta Empresa, 
debidamente inscrita en el Registro General de Protección de Datos, cuya exclusiva finalidad es la de gestionar la relación profesional establecida. No obstante, le recordamos que dispone de sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podrá ejercer mediante comunicación escrita a GRUPO PORTILLO, S.L., C/ Suecia nº95, Locales 5 y 6, 28022 -Madrid.  
**************************************************************** AVISO LEGAL ************************************************************************  
El presente correo ha pasado controles antivirus actualizados, no obstante debiera a su vez adoptar sus propias medidas de seguridad en evitación de posibles daños.  
Este mensaje y sus documentos anexos son privados y confidenciales y están dirigidos exclusivamente a sus destinatarios. Si por error, ha recibido este mensaje y no se encuentra entre los 
destinatarios, por favor, no use, informe, distribuya, imprima o copie su contenido por ningún medio. Le rogamos lo comunique al remitente y borre todo su contenido.  
**************************************************************** DISCLAIMER ************************************************************************  
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This message and its attached files may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, 
disclose, or take any action based on this message or any other information herein. If you have received this message in error, please notify the sender immediately by reply e-mail and delete this 
message. 

 
 
De: jose miguel serrano escoms [mailto:jmserrano@secoms.es]  
Enviado el: lunes, 6 de abril de 2020 12:42 
Para: Carlos Andres Perez Marino; Gonzalo Portillo Belmonte; Vicente Andrés 
Asunto: FACTURACION DINAMARCA 
 
BUENAS, ADJUNTAMOS FACTURA DE ALQUILER MAQUINAS EN DINAMARCA PARA SU ABONO LO ANTES POSIBLE. 
LAS MEDICIONES ESTAN EN PODER DE LOLA. 
SALUDOS. 
 
 

JOSE MIGUEL SERRANO ESCOMS 

SECOM'S CANARIAS S.L.U. 
secoms.es 

jmserrano@secoms.es 

630239657 

922537797 
 

 

Libre de virus. www.avg.com  

 


