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Admin_NogarClima

De: Admin_NogarClima <admin@nogarclima.com>
Enviado el: jueves, 21 de septiembre de 2023 9:35
Para: 'tpalet@conscaegara.com'; 'Info Consca Egara'
CC: 'Miguel NogarClima'
Asunto: RE: CONSCA EGARA, S.L., tiene recibos pendientes de Nogarclima- Notificación de 

tramites sobre su impago

Importancia: Alta

SeguimientoSeguimiento: Destinatario Lectura

'tpalet@conscaegara.com'

'Info Consca Egara'

'Miguel NogarClima'

Toni Palet Leído: 21/09/2023 11:24

Buenos días, 
 
Seguimos a la espera de  liquidación de la factura 1000023390 o de algún comentario al respecto sobre su previsión. 
 
En relación a la factura 000023538 rogamos nos indiquen su previsión de pago o el motivo de desacuerdo sobre la 
misma. 
 
Reciban un cordial saludo, 
Dept. Administración 

 
NOGARCLIMA, S.L. 
NIF B67444505 
C/Cervera, 115 local A 
08227-Terrassa (Bcn) 
TLF. 937126955 
admin@nogarclima.com 
www.nogarclima.com 
 
AVISO LEGAL: 
Este mensaje y su contenido, así como sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información confidencial sometida 
a secreto profesional.  
No está permitida su comunicación, reproducción o distribución sin la autorización expresa de NOGARCLIMA. Si usted no es el destinatario final, por favor elimínelo 
e infórmenos por esta vía. 
  
SOBRE NORMATIVA Y LOPD:   
En cumplimiento de lo establecido en el RGPD, sobre Protección de Datos de Carácter Personal y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que el responsable de sus datos es: NOGARCLIMA S.L NIF B67444505, CERVERA 115 LOCAL 
A, 08227-TERRASSA.  
La finalidad del tratamiento de los datos para la que usted da su consentimiento será la de gestionar la facturación y gestión del cobro por los productos adquiridos 
o servicios prestados por la entidad. Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite el cese, se sigan manteniendo relaciones comerciales u obliguen 
a su conservación otras leyes aplicables. No se cederán datos a terceros en ningún caso salvo obligación legal. Ud. tiene derecho al acceso, rectificación o a solicitar 
su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos en los términos previstos en la Ley, que podrá ejercitar mediante escrito 
dirigido al responsable de los mismos en la dirección anteriormente indicada, o enviando un mensaje al correo electrónico a lopd@nogarclima.com. Puede 
consultar información adicional en https://www.aemol.com/clausulas.php?B67444505. 
 
Este correo y anexos pueden contener información confidencial. Si lo ha recibido por error, notifíquelo al remitente y destrúyalo. 
Su uso, distribución, impresión, copia o difusión por cualquier medio está prohibida en virtud de la legislación vigente.  
 
Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario. El medioambiente es cosa de todos.  
 

De: Admin_NogarClima <admin@nogarclima.com>  
Enviado el: viernes, 15 de septiembre de 2023 14:52 
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Para: tpalet@conscaegara.com; 'Info Consca Egara' <info@conscaegara.com> 
CC: 'Miguel NogarClima' <miguel@nogarclima.com> 
Asunto: RE: CONSCA EGARA, S.L., tiene recibos pendientes de Nogarclima- Notificación de tramites sobre su impago 
Importancia: Alta 
 
Buenas tardes,  
 
En respuesta a su correo, como comentan  y dado que estaba pendiente de liquidación desde el 10 de agosto, es por 
ello que se ha tomado la determinación de tramitación de impago, ya que hasta hace 3 días no se tenía 
conocimiento de ninguna incidencia en el sistema de Aerotermia. 
 
No obstante y a pesar de que el incumplimiento de pago puede dar lugar a no tener cobertura de garantía por parte 
del fabricante, ya que es exclusiva del mismo, se ha continuado dando servicio al cliente final en el momento de 
recibir notificación de la incidencia, siendo prestado el servicio tal como detallamos a continuación: 
 

- Dia 13/09/2023-23 h: Recibimos aviso de incidencia en la instalación de aerotermia. 
- Día 14/09/2023-08.30 h: Acude a domicilio uno de nuestros técnicos a reparar y solventar la incidencia. 
- Día 15/09/2023-13.00h: Acude a domicilio el servicio técnico de oficial del fabricante para realizar puesta en 

marcha, siendo la misma satisfactoria y estando totalmente operativa la instalación. 
 
En cuanto a los desperfectos que indican se han producido en la vivienda, no tenemos constancia de los mismos por 
parte del cliente final. 
 
No obstante indicarles que, si fuese preciso y es necesario no dudaríamos en realizar la apertura de siniestro por 
daños al amparo de nuestra póliza,  ya que Nogarclima tiene suscrita una póliza de responsabilidad civil con  la 
compañía Seguros Catalana occidente, S.A. seguros y reaseguros, identificada con el número de póliza 8-6-948.627-B 
y con cobertura  por un capital de 1.250.000 €, para instalaciones, reparaciones y mantenimiento de electricidad 
categorías especialista, básica y alta tensión, agua, gas, calefacción, climatización, instalaciones térmicas en edificios 
(climatización, calefacción y agua caliente sanitaria), frio industrial nivel 1 y 2, instalaciones de telecomunicaciones, 
equipos de protección contra incendios e instalaciones de energías renovables.  
 
Como conclusión final se adjunta  parte de la intervención realizada hoy con la firma de su cliente, en el que se 
indica que no se han apreciado desperfectos o daños en la vivienda, y que ha quedado la puesta en marcha 
finalizada, aportando además fotografías del estado de la vivienda y de la instalación, con autorización expresa por 
parte de la propiedad. 
 
Según lo argumentado, quedamos a la espera de sus comentarios y liquidación de factura, pues no hay causa 
imputable al impago de la misma. 
 
Reciban un cordial saludo, 
Dept. Administración 

 
NOGARCLIMA, S.L. 
NIF B67444505 
C/Cervera, 115 local A 
08227-Terrassa (Bcn) 
TLF. 937126955 
admin@nogarclima.com 
www.nogarclima.com 
 
AVISO LEGAL: 
Este mensaje y su contenido, así como sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información confidencial sometida 
a secreto profesional.  
No está permitida su comunicación, reproducción o distribución sin la autorización expresa de NOGARCLIMA. Si usted no es el destinatario final, por favor elimínelo 
e infórmenos por esta vía. 
  
SOBRE NORMATIVA Y LOPD:   
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En cumplimiento de lo establecido en el RGPD, sobre Protección de Datos de Carácter Personal y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que el responsable de sus datos es: NOGARCLIMA S.L NIF B67444505, CERVERA 115 LOCAL 
A, 08227-TERRASSA.  
La finalidad del tratamiento de los datos para la que usted da su consentimiento será la de gestionar la facturación y gestión del cobro por los productos adquiridos 
o servicios prestados por la entidad. Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite el cese, se sigan manteniendo relaciones comerciales u obliguen 
a su conservación otras leyes aplicables. No se cederán datos a terceros en ningún caso salvo obligación legal. Ud. tiene derecho al acceso, rectificación o a solicitar 
su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos en los términos previstos en la Ley, que podrá ejercitar mediante escrito 
dirigido al responsable de los mismos en la dirección anteriormente indicada, o enviando un mensaje al correo electrónico a lopd@nogarclima.com. Puede 
consultar información adicional en https://www.aemol.com/clausulas.php?B67444505. 
 
Este correo y anexos pueden contener información confidencial. Si lo ha recibido por error, notifíquelo al remitente y destrúyalo. 
Su uso, distribución, impresión, copia o difusión por cualquier medio está prohibida en virtud de la legislación vigente.  
 
Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario. El medioambiente es cosa de todos.  
 

De: Info Consca Egara <info@conscaegara.com>  
Enviado el: viernes, 15 de septiembre de 2023 13:06 
Para: Admin_NogarClima <admin@nogarclima.com> 
CC: miguel@nogarclima.com; Toni Palet <tpalet@conscaegara.com> 
Asunto: RE: CONSCA EGARA, S.L., tiene recibos pendientes de Nogarclima- Notificación de tramites sobre su impago 
 
Buenos tardes,  
 
Nuestra  empresa, no ha liquidado la factura número 1 000023390 de fecha 25/06/2023 e importe 9.461,50€., su 
liquidación estaba prevista para el día 10/08/2023. 
 
A día de hoy estamos esperando a que se solucione la avería importante por el mal funcionamiento de la máquina 
de Aero termia desde el primer día. 
 
Me parece poco ético que reclaméis la última factura estando la maquina averiada y sin funcionar, creando 
desperfectos en la obra nueva ( carpintería, pintura… ). 
 
Así este todo arreglado y funcionado correctamente toda la instalación, se procederá al pago de la factura . 
 
Saludos  
 
Consca Egara S.L. 
B-61016259 
 
 
 

De: Admin_NogarClima <admin@nogarclima.com>  
Enviado el: divendres, 15 / de setembre / 2023 12:38 
Para: Info Consca Egara <info@conscaegara.com>; Antonia Morales <tmorales@conscaegara.com> 
CC: 'Miguel NogarClima' <miguel@nogarclima.com> 
Asunto: RV: CONSCA EGARA, S.L., tiene recibos pendientes de Nogarclima- Notificación de tramites sobre su impago 
Importancia: Alta 
 
Buenas  tardes,  
 
Tras últimas conversaciones, seguimos a la espera  de liquidación de la factura número 1 000023390 de fecha 
25/06/2023 e importe 9.461,50€. 
Tal como se indicaba en el correo anterior, su liquidación estaba prevista para el día 10/08/2023. 
 
Por ello, al no haber sido saldada hasta la fecha y muy a nuestro pesar, le notificamos que hoy día 15 de septiembre, 
nos vemos en la obligación de comunicar a nuestros servicios jurídicos de ASNEF, que tramiten expediente de 
impago al haber superado en  más de 30 días el vencimiento de liquidación de su factura. 
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Esto supone, que serán incluidos en el fichero ASNEF de morosidad durante el plazo máximo legal, además de las 
consecuencias y perjuicios que ello conlleva, por lo que les recomendamos procedan a su liquidación lo antes 
posible y les rogamos nos lo comuniquen de inmediato para poder paralizar su expediente, remitiéndonos el 
comprobante de transferencia. 
 
Reciban un cordial saludo, 
Dept. Administración 

 
NOGARCLIMA, S.L. 
NIF B67444505 
C/Cervera, 115 local A 
08227-Terrassa (Bcn) 
TLF. 937126955 
admin@nogarclima.com 
www.nogarclima.com 
 
AVISO LEGAL: 
Este mensaje y su contenido, así como sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información confidencial sometida 
a secreto profesional.  
No está permitida su comunicación, reproducción o distribución sin la autorización expresa de NOGARCLIMA. Si usted no es el destinatario final, por favor elimínelo 
e infórmenos por esta vía. 
  
SOBRE NORMATIVA Y LOPD:   
En cumplimiento de lo establecido en el RGPD, sobre Protección de Datos de Carácter Personal y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que el responsable de sus datos es: NOGARCLIMA S.L NIF B67444505, CERVERA 115 LOCAL 
A, 08227-TERRASSA.  
La finalidad del tratamiento de los datos para la que usted da su consentimiento será la de gestionar la facturación y gestión del cobro por los productos adquiridos 
o servicios prestados por la entidad. Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite el cese, se sigan manteniendo relaciones comerciales u obliguen 
a su conservación otras leyes aplicables. No se cederán datos a terceros en ningún caso salvo obligación legal. Ud. tiene derecho al acceso, rectificación o a solicitar 
su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos en los términos previstos en la Ley, que podrá ejercitar mediante escrito 
dirigido al responsable de los mismos en la dirección anteriormente indicada, o enviando un mensaje al correo electrónico a lopd@nogarclima.com. Puede 
consultar información adicional en https://www.aemol.com/clausulas.php?B67444505. 
 
Este correo y anexos pueden contener información confidencial. Si lo ha recibido por error, notifíquelo al remitente y destrúyalo. 
Su uso, distribución, impresión, copia o difusión por cualquier medio está prohibida en virtud de la legislación vigente.  
 
Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario. El medioambiente es cosa de todos.  
 

De: Lidia Caro <lidiacaro@nogarclima.com>  
Enviado el: lunes, 28 de agosto de 2023 11:36 
Para: 'Info Consca Egara' <info@conscaegara.com> 
CC: miguel@nogarclima.com; Nogarclima.ADMIN <admin@nogarclima.com> 
Asunto: RE: CONSCA EGARA, S.L., tiene recibos pendientes de Nogarclima 
Importancia: Alta 
 
Buenos días, 
 
Salvo error seguimos teniendo pendiente de cobro los importes detallados vencidos. 
Por favor, agradeceríamos quedasen liquidados en el transcurso de esta semana.  
 
Gracias por anticipado. 
 
Saludos cordiales, 
Lidia Caro 
Coordinadora S.A.T. y recambios. 

 
NOGARCLIMA, S.L. 
NIF B67444505 
C/Cervera, 115 local A 
08227-Terrassa (Bcn) 
TLF. 937126955 
lidiacaro@nogarclima.com 
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www.nogarclima.com 
 
AVISO LEGAL: 
Este mensaje y su contenido, así como sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información confidencial sometida 
a secreto profesional.  
No está permitida su comunicación, reproducción o distribución sin la autorización expresa de NOGARCLIMA. Si usted no es el destinatario final, por favor elimínelo 
e infórmenos por esta vía. 
  
SOBRE NORMATIVA Y LOPD:   
En cumplimiento de lo establecido en el RGPD, sobre Protección de Datos de Carácter Personal y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que el responsable de sus datos es: NOGARCLIMA S.L NIF B67444505, CERVERA 115 LOCAL 
A, 08227-TERRASSA.  
La finalidad del tratamiento de los datos para la que usted da su consentimiento será la de gestionar la facturación y gestión del cobro por los productos adquiridos 
o servicios prestados por la entidad. Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite el cese, se sigan manteniendo relaciones comerciales u obliguen 
a su conservación otras leyes aplicables. No se cederán datos a terceros en ningún caso salvo obligación legal. Ud. tiene derecho al acceso, rectificación o a solicitar 
su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos en los términos previstos en la Ley, que podrá ejercitar mediante escrito 
dirigido al responsable de los mismos en la dirección anteriormente indicada, o enviando un mensaje al correo electrónico a lopd@nogarclima.com. Puede 
consultar información adicional en https://www.aemol.com/clausulas.php?B67444505. 
 
Este correo y anexos pueden contener información confidencial. Si lo ha recibido por error, notifíquelo al remitente y destrúyalo. 
Su uso, distribución, impresión, copia o difusión por cualquier medio está prohibida en virtud de la legislación vigente.  
 
Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario. El medioambiente es cosa de todos.  
 

De: Info Consca Egara <info@conscaegara.com>  
Enviado el: jueves, 27 de julio de 2023 9:01 
Para: admin@nogarclima.com 
Asunto: RE: CONSCA EGARA, S.L., tiene recibos pendientes de Nogarclima 
 
Bon dia ,  
 
Com sempre la nostra forma de pagament es a 30 dies dia 10 data factura.  
 
Al ser final d’obra el client esta esperant la taxació i certificació del banc, crec que serà dins el mes d’agost ,us 
mantinc informats. 
 
Salutacions  
 

De: Nogarclima S.L.U <noreply-info@mail.stelorder.com>  
Enviado el: dijous, 27 / de juliol / 2023 08:43 
Para: Info Consca Egara <info@conscaegara.com> 
Asunto: CONSCA EGARA, S.L., tiene recibos pendientes de Nogarclima 
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***NOTIFICACION AUTOMATICA SOBRE SU DEUDA PENDIENTE*** 

Estimado cliente, 

Le remitimos  este email para informarle de que nos constan 1 facturas pendientes y vencidas por importe 
9.461,50 €. 

Referencia (factura) Fecha vencimiento Cantidad Ver factura 

1000023390 25/07/2023 9.461,50 € 1000023390 

Agradeceríamos regularicen su liquidación lo antes posible o bien nos comuniquen su previsión de pago, a fin de 
evitar reclamaciones innecesarias. 

Tengan en consideración que todas nuestras operaciones están sujetas a las condiciones de Asnef, sin perjuicio de 
las reclamaciones y consecuencias que pudieran derivarse del impago de servicios contratados a Nogarclima. 

Si por el contrario ya hubiese subsanado la deuda con anterioridad a la recepción de este correo, rogamos haga caso 
omiso al mismo, o bien nos comunique cualquier incidencia detectada. 

Atentamente,  

NOGARCLIMA, S.L. 
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Enviado por Nogarclima S.L.U a través de stelorder.com  


