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IMPORTANTE- FACTURAS PENDIENTE DE PAGO FONTANERO

1 mensaje

Jose Carlos Delgado <josecarlosfontanero@gmail.com> 13 de febrero de 2023, 12:27
Para: constructorajsluna@gmail.com

Buenas tardes,
Informarles que no hemos recibido el ingreso a las facturas que tfenemos pendientes.
Pueden realizar el ingreso en la cuenta ES78 1465 0100 9117 2411 8239.

Un saludo.

---------- Forwarded message ---------

De: Jose Carlos Delgado <josecarlosfontanero@gmail.com>
Date: mié, 1 feb 2023 a las 13:58

Subject: FACTURAS PENDIENTE DE PAGO FONTANERO
To: <constructorajsluna@gmail.com>

Buenas tardes,

Informarles que tenemos pendiente de pago las facturas:

N° FACTUR -] FECHA |~ ] CLIENTE -TBASE IMPONIE - %l VA T IVA -] TOTAL FACTUR - [ESTADD T
COMSTRUCTORA J&S LUNA DIVISION COSTA DEL SOL
S

025-2022 10/06/2022 155,09 21.00 3257 187,66 FDT

COMSTRUCTORA J&S LUNA DIVISION COSTA DEL SOL
Sl

026-2022 10/06/2022 2.765,00 21,00 580,65 3.345,65 PDT 845,65

COMSTRUCTORA J&S LUNA DIVISION COSTA DEL SOL
SL

035-2022 15/07/2022 786,00 21,00 165,06 951,06 PDT

CONSTRUCTORA J&S LUNA DIVISION COSTA DEL SCL

058-2022 4/11/2022 6.030,12 10,00 603,01 6.633,13 PDT

SL
CONSTRUCTORA J&S LUNA DIVISION COSTA DEL SOL
058-2022 4/11/2022 Sl 685,00 10.00 68,50 753,50 PDT

En total la cantidad pendiente es de_9.371,00€.
Pueden realizar el ingreso en la cuenta que tienen reflejada en cada factura. ES78 1465 0100 9117 2411 8239.

Un saludo.

José Carlos Delgado
Fontanero

665 546 150
josecarlosfontanero@gmail.com

José Carlos Delgado
Fontanero

665 546 150
josecarlosfontanero@gmail.com
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