admin@nogarclima.com
_

De: Lidia Caro.Administracion <admin@nogarclima.com>

Enviado el: jueves, 28 de enero de 2021 9:21

Para: mariarosa@puntdemontcada.es; gerencia@cinemesmontcada.com

Asunto: RV: FACTURA TRABAJOS CORRECTIVOS

Datos adjuntos: Factura_No1-202000532.pdf; Factura_No1-202100003.pdf; ListFacturaCli1091930.pdf

Apreciado cliente:

Nos constan créditos abiertos, vencidos y pendientes de liquidacidn, seglin detalle adjunto.
Agradeceriamos regularicen su liquidacion lo antes posible, a fin de evitar reclamaciones innecesarias.

Si por el contrario ya hubiese subsanado la deuda con anterioridad a la recepcidn de este correo, rogamos haga caso omiso
al mismo.
Gracias anticipadas.

Atentamente,
Dept. Administracion

INOGAR

NOGARCLIMA, S.L.
NIF B67444505
C/Cervera, 115 local A
08227-Terrassa (Bcn)

TLF. 937126955
admin@nogarclima.com
www.nogarclima.com

AVISO LEGAL:

Este mensaje y su contenido, asi como sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener informacion confidencial sometida a secreto
profesional.

No estd permitida su comunicacién, reproduccion o distribucién sin la autorizacion expresa de NOGARCLIMA. Si usted no es el destinatario final, por favor eliminelo e
inférmenos por esta via.

SOBRE NORMATIVA Y LOPD:

En cumplimiento de lo establecido en el RGPD, sobre Protecciéon de Datos de Caracter Personal y en la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos
Personales y garantia de los derechos digitales, le informamos que el responsable de sus datos es: NOGARCLIMA S.L NIF B67444505, CERVERA 115 LOCAL A, 08227-TERRASSA.
La finalidad del tratamiento de los datos para la que usted da su consentimiento sera la de gestionar la facturacidn y gestion del cobro por los productos adquiridos o servicios
prestados por la entidad. Los datos proporcionados se conservaran mientras no solicite el cese, se sigan manteniendo relaciones comerciales u obliguen a su conservacién
otras leyes aplicables. No se cederan datos a terceros en ninguln caso salvo obligacién legal. Ud. tiene derecho al acceso, rectificacion o a solicitar su supresion cuando los
datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos en los términos previstos en la Ley, que podra ejercitar mediante escrito dirigido al responsable de los mismos
en la direccién anteriormente indicada, o enviando un mensaje al correo electrénico a lopd@nogarclima.com. Puede consultar informacién adicional en
https://www.aemol.com/clausulas.php?B67444505.

Este correo y anexos pueden contener informacion confidencial. Si lo ha recibido por error, notifiquelo al remitente y destriyalo. Su uso,
distribucion, impresién, copia o difusion por cualquier medio esta prohibida en virtud de la legislacion vigente.

Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario. El medioambiente es cosa de todos.

De: Miguel Noguera <miguel@nogarclima.com>

Enviado el: miércoles, 23 de diciembre de 2020 19:29

Para: mariarosa@puntdemontcada.es; admin@nogarclima.com
CC: gerencia@cinemesmontcada.com

Asunto: FACTURA TRABAJOS CORRECTIVOS

Buenas tardes Maria Rosa,

Te adjunto la factura de los trabajos solicitados y ya realizados, por otro lado el grupo electrégeno no arranca, hemos
revisado que tenga gasoil etc si te me das el ok llamo a nuestro mantenedor de grupos electrégenos para que nos valore sin
compromiso arrancarlo.

Creo que solo serd una puesta a punto.



Me espero que me des el ok.

saludos

Miguel Noguera
Dpt.Técnico-Comercial

INOGAR

NOGARCLIMA
C/Cervera, 115 local A
08227-Terrassa (Bcn)

TLF. 616326041 - 937126955
miguel@nogarclima.com
www.nhogarclima.com

AVISO LEGAL:

Este mensaje y su contenido, asi como sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener informacion confidencial sometida a secreto
profesional.

No estd permitida su comunicacion, reproduccion o distribucion sin la autorizacién expresa de MIGUEL NOGUERA GARCIA. Si usted no es el destinatario final, por favor
eliminelo e inférmenos por esta via.

SOBRE NORMATIVAY LOPD:

De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en proteccidn de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgénica
(ES) 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD), le informamos que sus datos personales y direccidn de correo electrénico, recabados del propio interesado o de fuentes publicas,
seran tratados bajo la responsabilidad de MIGUEL NOGUERA GARCIA, para el envio de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios y se conservaran mientras exista
un interés mutuo para ello. Los datos no seran comunicados a terceros, salvo obligacidn legal. Le informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificacion,
portabilidad y supresion de sus datos y los de limitacion y oposicidn a su tratamiento dirigiéndose a Calle Cervera, 115 local A, 08227 Terrassa (Barcelona), o enviando un
mensaje al correo electrénico a admin@nogarclima.com.

Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podra presentar una reclamacién ante la autoridad de control en www.agpd.es.

Libre de virus. www.avast.com



