
1

admin@nogarclima.com

De: Administración.Nogarclima <admin@nogarclima.com>
Enviado el: lunes, 27 de diciembre de 2021 11:52
Para: 'Tania M'; jgarcia@homecreation.es
Asunto: Facturas pendientes. RV: Facturación Nogarclima Fra. Nº 202100543 JOGASA SBD, S.L.
Datos adjuntos: FACTURA-202100543-JOGASA_SBD__S.L..PDF; PTE NC01751 5.11.21 JOGASA SBD, S.L. .pdf; 

PTES NC01273-1277-1280  08 a 15.11.21 JOGASA SBD,S.L..pdf; Factura_No1-202100386.pdf

Importancia: Alta

Apreciado cliente: 
 
Salvo error, nos constan créditos abiertos, vencidos y pendientes de liquidación, según detalle adjunto. Agradeceríamos 
regularicen su liquidación lo antes posible o bien nos comuniquen su previsión de pago, a fin de evitar reclamaciones 
innecesarias. 
 
Tengan en consideración que todas nuestras operaciones están sujetas a las condiciones de crédito y caución, sin perjuicio 
de las reclamaciones y consecuencias que pudieran derivarse del impago de servicios contratados a Nogarclima. 
 
Si por el contrario ya hubiese subsanado la deuda con anterioridad a la recepción de este correo, rogamos haga caso omiso 
al mismo y que nos comunique cualquier incidencia detectada. 
 
Muchas gracias por anticipado. 
 
Facturas pendientes:  
FRA 202100383 DE IMPORTE 187,55 € 
FRA 202100543 DE IMPORTE 1736,27 € 
 
Atentamente, 
 
 
 
Reciban un cordial saludo, 
Lidia Caro 
Dept. Administración 

 
NOGARCLIMA, S.L. 
NIF B67444505 
C/Cervera, 115 local A 
08227-Terrassa (Bcn) 
TLF. 937126955 
admin@nogarclima.com 
www.nogarclima.com 
 
AVISO LEGAL: 
Este mensaje y su contenido, así como sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información confidencial sometida a secreto 
profesional.  
No está permitida su comunicación, reproducción o distribución sin la autorización expresa de NOGARCLIMA. Si usted no es el destinatario final, por favor elimínelo e 
infórmenos por esta vía. 
  
SOBRE NORMATIVA Y LOPD:   
En cumplimiento de lo establecido en el RGPD, sobre Protección de Datos de Carácter Personal y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que el responsable de sus datos es: NOGARCLIMA S.L NIF B67444505, CERVERA 115 LOCAL A, 08227-TERRASSA. 
La finalidad del tratamiento de los datos para la que usted da su consentimiento será la de gestionar la facturación y gestión del cobro por los productos adquiridos o servicios 
prestados por la entidad. Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite el cese, se sigan manteniendo relaciones comerciales u obliguen a su conservación 
otras leyes aplicables. No se cederán datos a terceros en ningún caso salvo obligación legal. Ud. tiene derecho al acceso, rectificación o a solicitar su supresión cuando los 
datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos en los términos previstos en la Ley, que podrá ejercitar mediante escrito dirigido al responsable de los mismos 
en la dirección anteriormente indicada, o enviando un mensaje al correo electrónico a lopd@nogarclima.com. Puede consultar información adicional en 
https://www.aemol.com/clausulas.php?B67444505. 
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Este correo y anexos pueden contener información confidencial. Si lo ha recibido por error, notifíquelo al remitente y destrúyalo. Su uso, 
distribución, impresión, copia o difusión por cualquier medio está prohibida en virtud de la legislación vigente.  
 
Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario. El medioambiente es cosa de todos.  
 

De: Administración.Nogarclima <admin@nogarclima.com>  
Enviado el: miércoles, 17 de noviembre de 2021 15:12 
Para: 'Tania M' <tania@homecreation.es> 
CC: Miguel Noguera. miguel@nogarclima.com <miguel@nogarclima.com> 
Asunto: Facturación Nogarclima Fra. Nº 202100543 JOGASA SBD, S.L. 
Importancia: Alta 
 
Apreciado cliente, 
 
Adjunto remitimos factura de servicios prestados, según detalle. 
 
Aprovechamos la misma, para recordarles nuestra cuenta bancaria para el pago de servicios contratados de facturas 
emitidas a través de dicha sociedad, mediante transferencia a:  C.C.C. BANCO SABADELL: ES9300810062800001971701. 
Les rogamos respeten los vencimientos de liquidación indicados en el documento adjunto. 
 
Agradeciendo su interés en contratar nuestros servicios, 
 
 
Reciban un cordial saludo, 
Lidia Caro 
Dept. Administración 

 
NOGARCLIMA, S.L. 
NIF B67444505 
C/Cervera, 115 local A 
08227-Terrassa (Bcn) 
TLF. 937126955 
admin@nogarclima.com 
www.nogarclima.com 
 
AVISO LEGAL: 
Este mensaje y su contenido, así como sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información confidencial sometida a secreto 
profesional.  
No está permitida su comunicación, reproducción o distribución sin la autorización expresa de NOGARCLIMA. Si usted no es el destinatario final, por favor elimínelo e 
infórmenos por esta vía. 
  
SOBRE NORMATIVA Y LOPD:   
En cumplimiento de lo establecido en el RGPD, sobre Protección de Datos de Carácter Personal y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que el responsable de sus datos es: NOGARCLIMA S.L NIF B67444505, CERVERA 115 LOCAL A, 08227-TERRASSA. 
La finalidad del tratamiento de los datos para la que usted da su consentimiento será la de gestionar la facturación y gestión del cobro por los productos adquiridos o servicios 
prestados por la entidad. Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite el cese, se sigan manteniendo relaciones comerciales u obliguen a su conservación 
otras leyes aplicables. No se cederán datos a terceros en ningún caso salvo obligación legal. Ud. tiene derecho al acceso, rectificación o a solicitar su supresión cuando los 
datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos en los términos previstos en la Ley, que podrá ejercitar mediante escrito dirigido al responsable de los mismos 
en la dirección anteriormente indicada, o enviando un mensaje al correo electrónico a lopd@nogarclima.com. Puede consultar información adicional en 
https://www.aemol.com/clausulas.php?B67444505. 
 
Este correo y anexos pueden contener información confidencial. Si lo ha recibido por error, notifíquelo al remitente y destrúyalo. Su uso, 
distribución, impresión, copia o difusión por cualquier medio está prohibida en virtud de la legislación vigente.  
 
Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario. El medioambiente es cosa de todos.  
 


