Asunto: Re: Facturas
Fecha: 24 de enero de 2024, 13:17
Para: Facturacion Green Solutions facturacion@greensolutions.es

De: Santiago Almendros Martin salmendros@neodes.es *

Hola,

Sabemos algo?

Un saludo

El 11 ene 2024, a las 11:28, Santiago Alimendros Martin <salmendros@neodes.es> escribio:
Hola,

Estas son las dos facturas.

Un saludo
Santiago

<Factura2023_0060_Adnaya.pdf>
<Factura2023_0085_Adnaya.pdf>

El 11 ene 2024, a las 9:57, Facturacion Green Solutions <facturacion@greensolutions.es> escribi6:

Buenos dias
Por favor, reenvienos los duplicados de las facturas reclamadas, se han extraviado.

Muchas gracias
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Antes de imprimir este mensaje, por favor compruebe que es verdaderamente necesario.

El Medio Ambiente es cosa de todos.

ADNAYAGREEN SOLUTIONS

Responsable del tratamiento: Razén social: ADNAYA GREEN SOLUTIONS SL | CIF: B86998812 | Domicilio: CALLE EUCALIPTO 32 , SERRANLLOS DEL VALLE 28979 MADRID |
Teléfono: 918140531| Correo electronico: INFO@GREENSOLUTIONS.ES |

Finalidades: gestionar y mantener los contactos y relaciones que se produzcan como consecuencia de la relacion que mantiene con ADNAYA GREEN SOLUTIONS SL.
Legitimacién: sus datos son tratados bien en base a la ejecucion contractual (articulo 6.1.b RGPD), o en base al interés legitimo de la sociedad (articulo 6.1.f RGPD)
Destinatarios: No se cederan datos a terceros, salvo obligacion legal.

Sus datos no seran cedidos a ninguna empresa, salvo obligacion legal. Sin embargo, para tener la maxima transparencia con usted, le indicamos que nuestro servicio de correo
electrdnico esta externalizado con Google, suponiendo ello una transferencia internacional de datos personales fuera del Espacio Econdmico Europeo. No obstante, Google aporta
garantias suficientes al estar adherida al maro del Privacy Shield (méas informacion pulsando aqui)

Derechos: puede acceder, rectificar y suprimir los datos, asi como otros derechos, como se explica en la informacién adicional

Confidencialidad: La informacion contenida en el presente correo electrénico es confidencial; en el supuesto de que usted no sea el destinatario autorizado, le rogamos borre el
mensaje y nos lo comunique a la presente direccidon de correo electrénico.

Informacién adicional: Puede consultar la informacién adicional y detallada sobre protecciéon de Datos en nuestra pagina web: www.greensolutions.es, o solicitando mas
informacién en nuestra oficina sita en la direccion indicada en el apartado “Responsable del Tratamiento”.

De: Santiago Alimendros Martin [mailto:salmendros @neodes.es]
Enviado el: martes, 2 de enero de 2024 18:48

Para: Facturacion Greensolutions <facturacion@greensolutions.es>
Asunto: Fwd: Facturas

Inicio del mensaje reenviado:

De: santiago almendros martin <salmendros @neodes.es>
Asunto: Re: Facturas
Fecha: 2 de enero de 2024, 18:28:42 CET

Para rnmnrac@nraananliitinne ac
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Cc: Yuribdia Mon¥oya <ymontoya@greensolutions.es>

Hola,

Ya va a hacer casi un afio. ;| No sabemos nada no? En teoria Hugo iba a pagarnos la
mitad ..

Un saludo
Santiago

El 8 nov 2023, a las 15:38, compras(@greensolutions.es escribio:

Hola Santiago

Pues desgraciadamente no podemos decirte nada de forma exacta, en principio, a
partir del dia 20 de Noviembre tenemos acordado recibir parte de la inversion
realizada y con ello podriamos ir haciendo pagos parciales, pero por ahora no
puedo darte ninguna fecha exacta, lo lamento mucho.

Saludos

Juan Casado
RESPONSABLE DE COMPRAS

(+34) 611 739 953 /910 25 96 38 ext 3

compras(@greensolutions.es

www.greensolutions.es

Antes de imprimir este mensaje, por favor compruebe que es verdaderamente
necesario.

El Medio Ambiente es cosa de todos.

ADNAYA GREEN SOLUTIONS

Responsable del tratamiento: Razon social: ADNAYA GREEN SOLUTIONS SL |
CIF: B86998812 | Domicilio: CALLE EUCALIPTO 32 , SERRANLLOS DEL
VALLE 28979 MADRID | Teléfono: 918140531| Correo electrénico:
info(@greensolutions.es

Finalidades: gestionar y mantener los contactos y relaciones que se produzcan
como consecuencia de la relacion que mantiene con ADNAYA GREEN
SOLUTIONS SL.
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Legitimacion: sus datos son tratados bien en base a la ejecucion contractual
(articulo 6.1.b RGPD), o en base al interés legitimo de la sociedad (articulo 6.1.f
RGPD)

Destinatarios: No se cederan datos a terceros, salvo obligacion legal. Sus datos no
seran cedidos a ninguna empresa, salvo obligacion legal. Sin embargo, para tener
la maxima transparencia con usted, le indicamos que nuestro servicio de correo
electronico estd externalizado con Google, suponiendo ello una transferencia
internacional de datos personales fuera del Espacio Econdémico Europeo. No
obstante, Google aporta garantias suficientes al estar adherida al maro del Privacy
Shield (mas informacion pulsando aqui)

Derechos: puede acceder, rectificar y suprimir los datos, asi como otros derechos,
como se explica en la informacién adicional.

Confidencialidad: La informacion contenida en el presente correo electronico es
confidencial; en el supuesto de que usted no sea el destinatario autorizado, le
rogamos borre el mensaje y nos lo comunique a la presente direccion de correo
electronico.

Informacion adicional: Puede consultar la informacion adicional y detallada sobre
proteccion de Datos en nuestra pagina web: www.greensolutions.es, o solicitando
mas informacion en nuestra oficina sita en la direccion indicada en el apartado
“Responsable del Tratamiento”.

De: Santiago Almendros Martin <salmendros@neodes.es>
Enviado el: martes, 7 de noviembre de 2023 13:57

Para: compras(@greensolutions.es

CC: Yuribdia Montoya <ymontoya@greensolutions.es>
Asunto: Re: Facturas

Hola Juan,

(Sabemos algo? Dime al menos si vais a entrar en concurso de acreedores para
decir a la gestoria.

Un saludo
Santiago

E120 oct 2023, a las 12:06, compras@greensolutions.es escribio:

Hola Santiago

(Que tal estas? Lamento decirte que la situacion en la que nos encontramos no
dista mucho de la Gltima vez en la que hablamos, lo lamento mucho. Estamos
presionando todo lo que podemos a nuestro pagador porque no podemos seguir
asi, causando el desajuste entre nuestros proveedores y las inversiones inmersas.
Trataremos de ponernos al dia lo antes posible.

Saludos
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Juan Casado
RESPONSABLE DE COMPRAS

(+34) 611 739953 /910 25 96 38 ext 3

compras(@greensolutions.es

www.greensolutions.es

Antes de imprimir este mensaje, por favor compruebe que es verdaderamente
necesario.

El Medio Ambiente es cosa de todos.

ADNAYA GREEN SOLUTIONS

Responsable del tratamiento: Razén social: ADNAYA GREEN SOLUTIONS SL
|
CIF: B86998812 | Domicilio: CALLE EUCALIPTO 32 , SERRANLLOS DEL
VALLE

28979 MADRID | Teléfono: 918140531| Correo electronico:
info@greensolutions.es

Finalidades: gestionar y mantener los contactos y relaciones que se produzcan
como consecuencia de la relacion que mantiene con ADNAYA GREEN
SOLUTIONS SL.

Legitimacioén: sus datos son tratados bien en base a la ejecucion

contractual (articulo 6.1.b RGPD), o en base al interés legitimo de la

sociedad (articulo 6.1.f RGPD)

Destinatarios: No se cederan datos a terceros, salvo obligacion legal.

Sus datos no seran cedidos a ninguna empresa, salvo obligacion legal.

Sin embargo, para tener la maxima transparencia con usted, le

indicamos que nuestro servicio de correo electronico esta

externalizado con Google, suponiendo ello una transferencia

internacional de datos personales fuera del Espacio Econdmico Europeo.

No obstante, Google aporta garantias suficientes al estar adherida al

maro del Privacy Shield (mas informacion pulsando aqui)

Derechos: puede acceder, rectificar y suprimir los datos, asi como otros derechos,
como se explica en la informacion adicional.

Confidencialidad: La informacion contenida en el presente correo electronico es
confidencial; en el supuesto de que usted no sea el destinatario autorizado, le
rogamos borre el mensaje y nos lo comunique a la presente direccion de correo
electronico.

Informacion adicional: Puede consultar la informacion adicional y detallada
sobre proteccion de Datos en nuestra pagina web: www.greensolutions.es, o
solicitando mas informacion en nuestra oficina sita en la direccion indicada en el
apartado “Responsable del Tratamiento™.

De: Santiago Almendros Martin <salmendros@neodes.es> Enviado el:
jueves, 19 de octubre de 2023 17:44

Para: compras@greensolutions.es

CC: Yuribdia Montoya <ymontoya@greensolutions.es>

Asunto: Re: Facturas
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Hola,
(Sabemos algo?

Santiago

El 17 oct 2023, a las 17:15, Santiago Almendros Martin
<salmendros(@neodes.es> escribio:

Hola Juan,
(Que tal? ;Sabemos algo?

Un saludo
Santiago

El 4 oct 2023, a las 18:43, Santiago Almendros Martin
<salmendros(@neodes.es> escribio:

Hola Juan, muchas gracias por la informacion.
Paciencia y comprension creo que sabes que tenemos porque os estamos
financiando 10000 euros de una venta con un porcentaje de beneficio para

nosotros inferior al 8 %. No es mano de obra ni nada por el estilo.

Supongo que las financiaciones que estais buscando por ahi seran
hasta superiores al 11% ...

Por favor os rogaria me informarais el 16 de Octubre si vais a poder proceder
al pago, porque entenderds que en mi situacion no puedo esperar mucho mas.

Un saludo
Santiago

El 4 oct 2023, a las 17:42, compras@greensolutions.es escribio:

Buenas tardes
Os escribo para poneros en situacion de como nos encontramos.

Desde principio de afio fuimos adjudicatarios de una licitacion de
instalaciones de cargadores de vehiculo eléctrico para la Guardia Civil, de
unos 1500 puntos aproximadamente. Y desde Abril-Mayo
aproximadamente, llevamos con las instalaciones de estos puntos,
sufragando nosotros con nuestro propio musculo financiero estas

. . . . .y
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Nos reunimos con Orange (que es quien gano la licitacion y esta nos la paso
a nosotros) para explicarles que esta situacion no podia seguir asi ya que en
nuestras arcas no son tan frondosas como las suyas y nosotros ya habiamos
instalado parte del proyecto, para tratar de facturar parte de lo pendiente y
acordamos en que lo harian el pasado 22 de Septiembre. Hasta ahora, no lo
han hecho todavia y segun las ultimas noticias por su parte, deben hacerlo en
breve, con ello, tratariamos de ponernos al dia con ustedes y recuperar la
normalidad.

Os pido un poco de paciencia y comprension en este momento por favor, es
ahora cuando mas necesitamos la ayuda de nuestros proveedores principales
Ccomo vosotros.

Muchas gracias
Un cordial saludo

Juan Casado
RESPONSABLE DE COMPRAS

(+34) 611 739 953 /910 25 96 38 ext 3

compras@greensolutions.es

www.greensolutions.es

Antes de imprimir este mensaje, por favor compruebe que es
verdaderamente necesario.

El Medio Ambiente es cosa de todos.

ADNAYA GREEN SOLUTIONS

Responsable del tratamiento: Razén social: ADNAYA GREEN
SOLUTIONS

SL

| CIF: B86998812 | Domicilio: CALLE EUCALIPTO 32 , SERRANLLOS
DEL

VALLE 28979 MADRID | Teléfono: 918140531| Correo electronico:
info@greensolutions.es

Finalidades: gestionar y mantener los contactos y relaciones que se
produzcan como consecuencia de la relacion que mantiene con ADNAYA
GREEN SOLUTIONS SL.

Legitimacion: sus datos son tratados bien en base a la ejecucion
contractual (articulo 6.1.b RGPD), o en base al interés legitimo de

la sociedad (articulo 6.1.f RGPD)

Destinatarios: No se cederan datos a terceros, salvo obligacion

legal. Sus datos no serdn cedidos a ninguna empresa, salvo

obligacion legal. Sin embargo, para tener la méxima transparencia
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esta externalizado con Google, suponiendo ello una transferencia
internacional de datos personales fuera del Espacio Econdomico

Europeo. No obstante, Google aporta garantias suficientes al estar

adherida al maro del Privacy Shield (més informacion pulsando aqui)
Derechos: puede acceder, rectificar y suprimir los datos, asi como otros
derechos, como se explica en la informacién adicional.

Confidencialidad: La informacion contenida en el presente correo
electrénico es confidencial; en el supuesto de que usted no sea el
destinatario autorizado, le rogamos borre el mensaje y nos lo comunique a la
presente direccion de correo electronico.

Informacion adicional: Puede consultar la informacion adicional y detallada
sobre proteccion de Datos en nuestra pagina web: www.greensolutions.es, o
solicitando mas informacidn en nuestra oficina sita en la direccion indicada
en el apartado “Responsable del Tratamiento”.

De: Santiago Almendros Martin <salmendros@neodes.es> Enviado el:
miércoles, 4 de octubre de 2023 14:10

Para: Yuribdia Montoya <ymontoya@greensolutions.es>; Facturacion
Greensolutions <facturacion(@greensolutions.es>;
compras(@greensolutions.es

Asunto: Facturas

Hola,
Hace ya 8 meses que tenéis dos facturas nuestras pendientes de pago.
Decidme por favor si tenéis intencion de pagarlas y cuando?

Un saludo
Santiago
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