De: Javier Magdaleno
Enviado: jueves, 15 de febrero de 2024 13:54

Para: javierplana@reverum.es
Asunto: RV: FACTURAS PENDIENTES

Buenos dias Javier, segun conversacién mantenida, adjunto te reenvio el correo anterior del
mes de noviembre y como hemos comentado NECESITAMOS de forma urgente cobrar estas
facturas que tenemos pendientes.

Te pido por favor que intentéis solucionarlo lo antes posible porque nuestra situacién
financiera tampoco es buena y necesitamos cobrarlas.

Gracias
Un saludo

Javier Magdaleno
FUNERSIERRA MADRID S.L.
Tel. 913309130-619218621

javier.magdaleno@funersierra.com

www.funersierra.com

De: Javier Magdaleno
Enviado: miércoles, 8 de noviembre de 2023 14:38

Para: javierplana@reverum.es

CC: guadalupe
Asunto: FACTURAS PENDIENTES

Buenas tardes Javier, como comentamos por teléfono, le escribo el presente correo para
recordarles la situacién econdmica que mantenemos con su empresa, tenemos facturas
pendientes de pago que llevamos reclamandoles mensualmente durante mas de un afio,
siempre nos han indicado que se van a hacer cargo de ellas pero ese momento nunca llega,
como le acabo de indicar llevamos teniendo “paciencia” mas de un afio, sobre unas facturas
que ustedes ya han cobrado, le ruego encarecidamente se pongan al dia con estas facturas
pendientes y por favor necesitamos que nos indiquen la fecha prevista para su abono, le indico
las pendientes en el siguiente cuadro.

FECHA FACTURA PTE. IMPORTE
03/05/2022 20220107 302,50 €
09/06/2022 20220134 544,50 €
30/06/2022 20220147 181,50 €
31/07/2022 20220173 544,50 €
31/08/2022 20220197 544,50 €
30/09/2022 20220207 121,00 €

Espero sus noticias lo antes posible.
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Gracias
Saludos

Javier Magdaleno
FUNERSIERRA MADRID S.L.
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