German Sierra

De: German Sierra <germansierra@sierrawoodworks.es>
Enviado el: miércoles, 3 de abril de 2024 19:59

Para: ‘Virginia Albuja’

Asunto: RE: MOBILIARIO CARPINTERIA

Importancia: Alta

Buenas tardes, Virginia,

Me gustaria recibir una respuesta/propuesta para solucionar el tema entre nosotros.

Si no recibo respuesta en el dia de mafiana, me obligas a pasar toda la documentacién a quien corresponde.
Virginia, nos movemos por el mismo medio, compartimos proveedores, contactos y demads, y creo que interesa
resolverlo bien y pacificamente.

Salud.

German Sierra
652.222.861

Sierra Woodworks SL
www.sierrawoodworks.es

De: German Sierra [mailto:germansierra@sierrawoodworks.es]
Enviado el: miércoles, 3 de abril de 2024 9:11

Para: 'Virginia Albuja' <virginia@virginialbuja.com>

Asunto: RE: MOBILIARIO CARPINTERIA

Importancia: Alta

Tengo toda mi produccién saturada y por eso no puedo coger mds proyectos.
No obstante, yo no tengo ningln apunte de la transferencia en mi cuenta, por lo que, a todos los efectos, yo no la he
cobrado aun, y por otra parte, no es vinculante el pago de la factura a posibles futuros proyectos.

Leyendo tu email, me da la impresién de que no tienes la intencién de pagarmela?
Podemos fraccionarla si te viene mejor. Mas facilidades no puedo darte...

Dime tu posicién y proposicion, para en caso de pretender no liquidarla, pasarle el tema a mi abogado para proceder
con la demanda correspondiente, y a la empresa que me gestiona la morosidad para comenzar con su incomodo
asedio.

German Sierra
652.222.861

Sierra Woodworks SL
www.sierrawoodworks.es




De: Virginia Albuja [mailto:virginia@virginialbuja.com]
Enviado el: miércoles, 3 de abril de 2024 8:45

Para: German Sierra <germansierra@sierrawoodworks.es>
Asunto: RE: MOBILIARIO CARPINTERIA

German, buenos dias, yo tampoco he vuelto a saber nada de ti, después de comentar contigo mi postura
sobre el tema de la factura que si he pagado al nimero de cuenta que aparecia en tu factura.
Después de la ultima conversacion telefonica, de intentar ver contigo otros proyectos, nunca mas supe de ti.

VA

Virginia Albuja
Interior Designer&Feng Shui Project

689 683 046

I PROYECTOS INTEGRALES DE ARQUITECTURA & INTERIORISMO - FENG SHUI CONSULTANT - ART CONSLILTANT

VIRGINIA ALBUJIA

E103/04/2024 8:28 CEST German Sierra <germansierra@sierrawoodworks.es> escribio:

Buen dia, Virginia,

Ha trascurrido ya tiempo desde el vencimiento de la factura y no he tenido noticias tuyas.
Necesito saber cual es tu posicidn respecto a la liquidaciéon de la factura.
Entiendo que es una cantidad no pequefia y que podemos partirla en 3 pagos, por ejemplo.

Proponme una forma de liquidarla, comenzando lo antes posible, ya que es cierre de trimestre y me
toca liquidar impuestos derivados de esta.

Quedo a la espera de tus noticias.



Mil gracias.

Salud.

German Sierra
652.222.861
Sierra Woodworks SL

www.sierrawoodworks.es

De: German Sierra [mailto:germansierra@sierrawoodworks.es]
Enviado el: martes, 30 de enero de 2024 7:42

Para: 'Virginia Albuja Proyectos Globales De Arquitectura&Interiorismo
<virginia@virginialbuja.com>

Asunto: RE: MOBILIARIO CARPINTERIA

Buen dia, Virginia,

Ok. Te envio la factura del total, descontando las dos ya pagadas.

Como acordamos, te he puesto el vencimiento a 30 dias.

Ojo al hacer la transferencia. Preferiria que me llamases y verificamos la cuenta juntos.
Mil gracias.

Salud.

German Sierra



652.222.861
Sierra Woodworks SL

www.sierrawoodworks.es
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De: Virginia Albuja Proyectos Globales De Arquitectura&Interiorismo
[mailto:virginia@virginialbuja.com]

Enviado el: martes, 30 de enero de 2024 0:46

Para: German Sierra <germansierra@sierrawoodworks.es>

Asunto: Re: MOBILIARIO CARPINTERIA

German, q tal.

Por favor, enviame las facturas correspondientes porque solo me enviaste presupuesto y es el
ultimo dia para presentarlas.

Gracias.
Virginia Albuja Interiorismo

Feng Shui Consultant

El 27 oct 2023, a las 9:15, Virginia Albuja <virginia@virginialbuja.com>
escribio:

Buenos dias German, porfa mirame el mostrador, que ayer se lo pasé y acaba
de responderme que lo abarate de alguna manera.

El otro mueble, el 4, las dimensiones que tienes en el ppto no son las del
mueble, para que lo tengas en cuenta.



Te paso mis datos:
Virginia Albuja San Casiano
Alberto Bosch, 17 1 derecha

28014 - Madrid

53439362N

Indicame por favor la fecha de instalacion 20-24 de noviembre de 2023.

Con respecto al expositor del perfume, entiendo que finalmente hacemos todo
igual, confirmame por favor.

Muchas gracias!

VA

Virginia Albuja

Interior Designer&Feng Shui Project
689 683 046

<firma mail.jpg>

E126/10/2023 18:45 CEST German Sierra
<germansierra@sierrawoodworks.es> escribio:

Buenas tardes,

Os envio el presupuesto con ambos muebles.

Quedaria solo por incluir el tema de estanterias metalicas.



De momento y para formalizar y activar la produccién, os paso
factura sobre este presupuesto.

Me pasais vuestros datos de facturacién para la factura del 50%?

Mil gracias.

Salud.

German Sierra
652.222.861
Sierra Woodworks SL

www.sierrawoodworks.es
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De: Virginia Albuja Estudio de Interiorismo & Decoracion
[mailto:estudio@virginialbuja.com]

Enviado el: jueves, 26 de octubre de 2023 14:25

Para: Virginia Albuja <virginia@virginialbuja.com>;
germansierra@sierrawoodworks.es

Asunto: MOBILIARIO CARPINTERIA

Buenas tardes German!

Adjunto los planos del mobiliario 4 y 5 con los cambios que
hemos comentado hoy.

Cualquier cosa nos dices!



Muchas gracias

Ana Lopez

Interiorista

Estudio Virginia Albuja

Interior Designer&Feng Shui Project



