14/5/24, 18:37 Gmail - Pago a cuenta

M G ma || Esther Villar <espacios.vida@gmail.com>
Pago a cuenta

4 mensajes

ssilvestre@deuxtic.com <ssilvestre@deuxtic.com> 13 de mayo de 2019, 10:35

Para: espacios.vida@gmail.com
Cc: cmartinez@deuxtic.com

Hola Esther, buenos dias

Te adjunto pago a cuenta tal y como le has solicitado a Cris.

Abrazo

Salva

Salvador Silvestre Isabel la Catdlica, 8 — 5°- 66

Socio | Partner 46004 Valencia - Tel: +34 960 725 097

ssilvestre@ecija.com
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En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Proteccion de Datos y normativa
vigente, ECIJA garantiza la confidencialidad y privacidad de los datos personales que trata. Puede
acceder a nuestra politica de privacidad para ampliar informacion en https://ecija.com/politica-de-
privacidad/ o ponerse en contacto con nuestro Delegado de Proteccién de Datos, por correo
electrénico, en la direccién dpo@ecija.com.

El contenido de este correo electrénico, incluidos los anexos que pudiera contener, es confidencial,
siendo su uso exclusivo de la/s personal/s mencionada/s. Si usted no es el destinatario del mismo, no
le esta permitido usarlo, copiarlo o difundirlo, ni total ni parcialmente, por cualquier medio. Proceda en
consecuencia a devolverlo a su remitente y a su eliminacion. En estos casos, le recordamos que su
lectura, publicacion, uso, copia, difusién de los contenidos, o de cualquier documento adjunto,
cualesquiera que su finalidad, en todo o en parte, esta estrictamente prohibida.

In compliance with the provisions of the General Data Protection Regulation and also of applicable law
currently in force, ECIJA guarantees the confidentiality and privacy of the personal data processed. You
can access our privacy policy on https://ecija.com/en/privacy-policy/ for more information, or get in
touch with our Data Protection Officer at dpo@ecija.com.

This e-mail, including any attachments and the information contained therein, is confidential and
intended solely for the use of the addressee(s). If you are not the intended recipient of this message,
your are not allowed to use it, copy it or disclose it, totally or partially, by any means. In such event,
please send the message back to the sender and delete it. Any unauthorized publication, use, copy,
dissemination or disclosure of this message or any of its attachments, either in whole or in part,
whichever the purpose might be, is strictly prohibited.

PRIMER PAGO ESTHER (COCINA).pdf
5K

Esther Villar <espacios.vida@gmail.com> 13 de mayo de 2019, 15:54
Para: ssilvestre@deuxtic.com

Buenas tardes Salva,
Perfecto, seguimos con todo adelante.

Un abrazo.

cubic(w

Esther Villar Valverde
Telf 687 022 131

[El texto citado esta oculto]

Esther Villar <espacios.vida@gmail.com> 13 de mayo de 2021, 21:40
Para: ssilvestre@deuxtic.com

Buenas tardes Salva,

En primer lugar, espero que estéis todos bien tras este afo tan dificil para todos, poco a poco espero que podamos
recuperar "la normalidad"”.

Por otro lado me vuelvo a poner en contacto con vosotros para recordaros que la Factura N° 20191002 - 19, no se
abond. Adjunto las facturas de nuevo, asi como los justificantes de las transferencias realizadas para que podais
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comprobar y realizar el pago.

Cualquier duda podéis poneos en contacto conmigo.

Un abrazo
Esther Villar Valverde
Telf.: 687 022 131

[El texto citado esta oculto]

5 adjuntos

@ PRIMER PAGO ESTHER (COCINA).pdf
5K

X PRIMER PAGO ESTHER (COCINA) (1).pdf
5K

m 17062019133733 (1).pdf
7K

m 2019003-19 DEUXTIC ABOGADOS - Armarios -.pdf
267K

x| 20191002-19 DEUXTIC ABOGADOS - copia.pdf
213K

ssilvestre@deuxtic.com <ssilvestre@deuxtic.com> 14 de mayo de 2021, 10:46

Para: Esther Villar <espacios.vida@gmail.com>

Hola Esther, buenos dias
Todo bien. Espero que vosotros también.
Lo reviso con Cris y te digo en breve.

Muchas gracias
Salva

De: Esther Villar <espacios.vida@gmail.com>
Enviado el: jueves, 13 de mayo de 2021 21:41
Para: ssilvestre@deuxtic.com

Asunto: Fwd: Pago a cuenta

Buenas tardes Salva,

En primer lugar, espero que estéis todos bien tras este afo tan dificil para todos, poco a poco espero que podamos
recuperar "la normalidad".

Por otro lado me vuelvo a poner en contacto con vosotros para recordaros que la Factura N° 20191002 - 19, no se
aboné. Adjunto las facturas de nuevo, asi como los justificantes de las transferencias realizadas para que podais
comprobar y realizar el pago.

Cualquier duda podéis poneos en contacto conmigo.
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Un abrazo

Esther Villar Valverde

Telf.: 687 022 131

---------- Forwarded message ---------
De: <ssilvestre@deuxtic.com>
Date: lun, 13 may 2019 a las 10:35
Subject: Pago a cuenta

To: <espacios.vida@gmail.com>
Cc: <cmartinez@deuxtic.com>

Hola Esther, buenos dias

Te adjunto pago a cuenta tal y como le has solicitado a Cris.

Abrazo

Salva

Salvador Silvestre Isabel la Catdlica, 8 — 5°- 66

Socio | Partner 46004 Valencia - Tel: +34 960 725 097

ssilvestre@ecija.com
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En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Proteccion de Datos y normativa
vigente, ECIJA garantiza la confidencialidad y privacidad de los datos personales que trata. Puede
acceder a nuestra politica de privacidad para ampliar informaciéon en https://ecija.com/politica-de-
privacidad/ o ponerse en contacto con nuestro Delegado de Proteccion de Datos, por correo
electrénico, en la direccién dpo@ecija.com.

El contenido de este correo electrénico, incluidos los anexos que pudiera contener, es confidencial,
siendo su uso exclusivo de la/s personal/s mencionada/s. Si usted no es el destinatario del mismo, no
le esta permitido usarlo, copiarlo o difundirlo, ni total ni parcialmente, por cualquier medio. Proceda en
consecuencia a devolverlo a su remitente y a su eliminacion. En estos casos, le recordamos que su
lectura, publicacion, uso, copia, difusion de los contenidos, o de cualquier documento adjunto,
cualesquiera que su finalidad, en todo o en parte, esta estrictamente prohibida.

In compliance with the provisions of the General Data Protection Regulation and also of applicable law
currently in force, ECIJA guarantees the confidentiality and privacy of the personal data processed. You
can access our privacy policy on https://ecija.com/en/privacy-policy/ for more information, or get in
touch with our Data Protection Officer at dpo@ecija.com.

This e-mail, including any attachments and the information contained therein, is confidential and
intended solely for the use of the addressee(s). If you are not the intended recipient of this message,
your are not allowed to use it, copy it or disclose it, totally or partially, by any means. In such event,
please send the message back to the sender and delete it. Any unauthorized publication, use, copy,
dissemination or disclosure of this message or any of its attachments, either in whole or in part,
whichever the purpose might be, is strictly prohibited.
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