De: Tamara Carrasco

A: rcabanillas@teksoluz.com
Asunto: RE: Pressupostos 11 i 12 de Maig a Can Ferrer
Fecha: jueves, 9 de mayo de 2024 16:22:05

Bona tarda Roger,

Accepto pressupost

Merci

Tamara Carrasco

Departament de Produccio
Responsable Gestio Teatres

1.93 309 77 79 - ext.405

www.events.cat

]
CENTRAL
Franga, 7 Pere IV, 443
08700 IGUALADA (BCN) 08020 BARCELONA
T.93 804 80 40 T.933097779

<rcabanillas@teksoluz.com>
Enviat: jueves, 9 de mayo de 2024 16:05

Per a: Tamara Carrasco <tamara.carrasco@events.cat>

Tema: Pressupostos 11 i 12 de Maig a Can Ferrer

Bona tarda, Tamara,

De:
rcabanillas@teksoluz.com

Tal com teniem pendent, t’adjunto els pressupostos sol:licitats per dissabte i

diumenge, els podriem deixar per 524,04 + IVA cada un.

Comentar tres aspectes importants perque tingueu pressent i pugueu valorar

correctament...

1. Pressupostos.

Els projectes els tenim integrats al software pel control de material i personal, el qual
gestiona les reserves. De manera que tots el pressupostos s’han de signar

digitalment per tramitar la reserva correctament.

Com us vaig comentar anteriorment, necessitem saber a quines persones d’Events
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doneu autoritzacio per poder signar els pressupostos. O minimament, la persona que
signa a de ser la mateixa que fa la comanda / peticié de servei.

2. Terminis.

Per questions del estat comptable actual de l'empresa que van més enlla de la meva
voluntat, 'empresa no pot assumir pagaments a 60 dies ara per ara. ELmaxim que
podem suportar son 30 dies data factura. Tal com indiquem als pressupostos.

Tan aviat com la solvencia s’estabilitzi o no, podriem tractar d’ampliar en un futur.

3. Descomptes.

Evidentment, teniu el maxim descompte que apliquem, i altres avantatges
exclusives, perdo com vaig informar anteriorment a UAleix i Gerard, la Tarifa 2024 a
tingut variacions, algun increment per la part del personal, i alguna disminucié també
d’alguns productes.

T’ho comento perque per mantenir el nivell de preus que tenim amb els packs (2000w
parlaments, 4000w grups...), a banda del 17% que veureu al pressupost com
“descompte de material”, us estem aplicant descomptes addicionals importants
que podreu veure reflectits als pressupostos i factures com “descomptes del
projecte”.

Gracies i quedo atent de la teva resposta, aixi com de la signa digital en cas que els
pressupostos et quadrin i vulgueu tirar endavant.

Gracies de nou per tot!

Molt atentament:

Roger Cabanillas
Tel: 602 244 974
Tecnic & Contractacions

Horari d’Oficina
De 08:30h a 13:30h i de 15:00h a 18:00h (de dilluns a divendres).
rcabanillas@teksoluz.com | www.teksoluz.com | (+34) 93 406 85 73

Contribuim amb el medi ambient, no imprimeixi aquest email tret que sigui necessari. Per un consum racional de
paper.

Avis Legal:

Aqguest missatge va dirigit de manera exclusiva al seu destinatari i conté informacié confidencial. En cas d'haver rebut
aquest missatge per error, li preguem que ens ho comuniqui mitjangant correu electronic i procedeixi a la seva eliminacio,
aixi com a la de qualsevol document adjunt al mateix.

Per la nostra banda, intentem que tots els emails que enviem vagin dirigits a qui creiem que els pot interessar a causa de la
seva activitat professional o personal, i intentem evitar realitzar enviaments massius que pugin molestar a qualsevol
persona. No obstant aix0, si vosté a rebut algun email que no creu oportu, li preguem disculpi les molésties i, en
compliment de la llei de Serveis de la Societat de la Informacié i de Comerg Electronic (Llei 34/2002) i de la Llei Organica de
Proteccié de Dades de Caracter Personal, liinformem que si no desitja rebre més informacid, voste pot, a qualsevol
moment, exercitar el seu dret d'accedir, rectificar, i si escau, cancel-lar les seves dades personals responent aquest mateix
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correu electronic i indicant-nos 'operacié a realitzar.
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