
Gabriela Millones <gabriela@sunhero.com>

Re: Sunhero - Instalacion Laura Dominguez Sanchez
11 messages

Julian Penagos <julian@sunhero.com>
To: Xavier Mestres <xavier.valgrup@gmail.com>, Gabriela Millones <gabriela@sunhero.com>

Hola Xavier, 

Un gusto saludarte, muchas gracias por tu pronta respuesta. En este caso pongo en copia a mi compañera Gabriela del departamento de finanzas para que esté al tanto de todo, tamb

Por otro lado, ya que entablamos conversaciones nuevamente preguntarte si tienen alguna otra instalación a la vista con la cual podamos colaborar? 

Quedo atento a tus comentarios, 

Un saludo, 

On Fri, 19 Jan 2024 at 10:40, Xavier Mestres <xavier.valgrup@gmail.com> wrote:
Buenas dias...

Soy Xavier Mestres de Valgrup y en estos momentos sustituyó a Alexis en este tema, para cualquier asunto puedes contactar conmigo. Mov. 698376413

Respecto a la factura os la tenemos que abonar nosotros, he recibido la factura y os haremos la transferencia  entre el 5 y el 15 de Febrero.

Un saludo.

Xavier Mestres Rodriguez

(Dep. Comercial)

Tlf. Mov.698376413 - 93 6848388

www.valgrup1950.es

 

Nota: Esta comunicación está protegida por el Secreto Profesional y dirigida exclusivamente a la persona o personas en la cabecera indicadas. Tiene carácter confidencial y su divul
entregarla a éste, se le informa que cualquier divulgación, distribución o copia está estrictamente prohibida. Si la ha recibido por error, rogamos nos lo indiquen a la mayor brevedad 

--

Julián Penagos    
Senior Sales Executive  
Móvil: +34 932 71 58 02   
WhatsApp: +34 623 56 03 32  

  

Gabriela Millones <gabriela@sunhero.com> 19 January 2024 at 11:03
To: Xavier Mestres <xavier.valgrup@gmail.com>
Cc: Julian Penagos <julian@sunhero.com>

Hola Xavier,

Gracias por la información.

Quedamos atentos a recibir el pago.

Saludos.
Gabriela
[Quoted text hidden]

Xavier Mestres <xavier.valgrup@gmail.com> 19 January 2024 at 12:33
To: Gabriela Millones <gabriela@sunhero.com>

Hola Gabriela...

Si nosotros somos constructores y hacemos obra nueva. Para dentro de este año tenemos previsto hacer 5 construcciones nuevas y en la mayoría van placas.
Hablamos con Enrrique Castro y ya le pase una obra que estamos acabando aquí en Vallirana, la cual creo que ya habéis pasado estudio.
En breve os enviaré los datos de otro cliente el cual le estamos acabando la obra para que le hagáis también el estudio y presupuesto.

Un saludo...
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Xavier.
[Quoted text hidden]

Gabriela Millones <gabriela@sunhero.com> 15 February 2024 at 18:13
To: Xavier Mestres <xavier.valgrup@gmail.com>

Hola Xavier, buenas tardes

Espero te encuentres muy bien.

Me comentaste que el pago lo estarían haciendo en estos días.

Te agradezco de antemano.

Saludos, 
Gabriela
[Quoted text hidden]

Gabriela Millones <gabriela@sunhero.com> 23 February 2024 at 13:44
To: Xavier Mestres <xavier.valgrup@gmail.com>

Hola Xavier, buenas tardes

Agradeceré tu respuesta.

Gabriela
[Quoted text hidden]

Gabriela Millones <gabriela@sunhero.com> 25 March 2024 at 11:51
To: Xavier Mestres <xavier.valgrup@gmail.com>

Hola Xavier, buenas tardes

Agradeceré me indiques cuando estarán haciendo el pago pendiente.

Saludos, 
Gabriela
[Quoted text hidden]

Gabriela Millones <gabriela@sunhero.com> 10 April 2024 at 17:11
To: Xavier Mestres <xavier.valgrup@gmail.com>

Hola Xavier, buenas tardes

Agradeceré tu respuesta.

Saludos,
Gabriela

[Quoted text hidden]

Gabriela Millones <gabriela@sunhero.com> 22 April 2024 at 10:36
To: Xavier Mestres <xavier.valgrup@gmail.com>

Hola Xavier, buenas tardes

Tendrás alguna novedad?

Gracias
Gabriela

[Quoted text hidden]

Gabriela Millones <gabriela@sunhero.com> 2 May 2024 at 09:51
To: Xavier Mestres <xavier.valgrup@gmail.com>

Hola Xavier, buenos días

Agradeceré tu respuesta.

Saludos, 
Gabriela

[Quoted text hidden]

Gabriela Millones <gabriela@sunhero.com> 11 June 2024 at 10:56
To: Xavier Mestres <xavier.valgrup@gmail.com>

Hola Xavier, buenos días

Ha pasado más de un año desde que la instalación ha sido finalizada y aún está pendiente el pago de 5.524,71€

Por favor, es importante que efectúen el pago para asegurar la continuidad del contrato.
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Quedo atenta a tus noticias, 

Saludos
Gabriela

[Quoted text hidden]

Gabriela Millones <gabriela@sunhero.com> 8 July 2024 at 11:42
To: Xavier Mestres <xavier.valgrup@gmail.com>

Hola Xavier, buenos días

Es importante que efectúen el pago para asegurar la continuidad del contrato.

Saludos,
Gabriela
[Quoted text hidden]
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