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Sta rtup Maria Patifio <maria@tscfo.com>
e
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Facturas pendientes de pago
16 messages

Administracion TSCFO <admin@tscfo.com> Thu, Jan 4, 2024 at 9:42 AM
To: Patricia Fermin de Moreno <patricia.moreno@wiyotech.com>

Buenos dias Patricia,

Segun nos ha solicitado Alba, te adjunto las facturas que tenemos pendientes de pago.

Un saludo y feliz afio!

Maria Patifio

Office Manager
Have a great day! &
www.tscfo.com

2 attachments

@ Invoices (4).zip
215K

Invoices (3).zip
@ 109K

Mailtrack Reminder <reminders@mailtrack.io> Sun, Jan 7, 2024 at 9:42 AM
Reply-To: patricia.moreno@wiyotech.com
To: maria@tscfo.com

&= You've not received a reply yet. Snooze for 24H, 48H or 72H

Administracion TSCFO <admin@tscfo.com> Mon, Jan 8, 2024 at 10:52 AM
To: Wiyo Office Manager <office@wiyotech.com>

FYI:)

Maria Patifio

Office Manager
Have a great day! &
www.tscfo.com

[Quoted text hidden]

Remitente notificado con
Mailtrack
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2 attachments

@ Invoices (4).zip
215K

@ Invoices (3).zip
109K

Mailtrack Reminder <reminders@mailtrack.io> Thu, Jan 11, 2024 at 10:52 AM

Reply-To: office@wiyotech.com
To: maria@tscfo.com

[Quoted text hidden]

Administracion TSCFO <admin@tscfo.com> Tue, Jan 16, 2024 at 4:47 PM

To: Patricia Fermin de Moreno <patricia.moreno@wiyotech.com>

Hola Patricia,

No hemos recibido todavia los pagos de las facturas que hemos enviado en nuestro correo anterior. ¢ Sabrias
decirnos fecha de pago?

Un saludo,

Maria Patifio

Office Manager
Have a great day! &
www.tscfo.com

inllv o

[Quoted text hidden]

Mailtrack Reminder <reminders@mailtrack.io> Thu, Jan 18, 2024 at 4:47 PM

Reply-To: patricia.moreno@wiyotech.com
To: maria@tscfo.com

i. Your email to patricia.moreno@wiyotech.com has not been opened yet. Snooze
for 24H, 48H or 72H (disable)

Mailtrack Reminder <reminders@mailtrack.io> Fri, Jan 19, 2024 at 4:47 PM

Reply-To: patricia.moreno@wiyotech.com
To: maria@tscfo.com

&= You've not received a reply yet. Snooze for 24H, 48H or 72H

Administracion TSCFO <admin@tscfo.com> Thu, Jan 25, 2024 at 11:07 AM

To: Wiyo Office Manager <office@wiyotech.com>, Patricia Fermin de Moreno <patricia.moreno@wiyotech.com>

Buenos dias Alba y Patricia,

Del ultimo correo no hemos tenido respuesta, por favor, ¢ sabriais decirnos fecha prevista de pago de las facturas
pendientes?

Gracias!
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Un saludo,

Maria Patifio

Office Manager

Have a great day! &

www.tscfo.com

---------- Forwarded message ---------

From: Administracion TSCFO <admin@tscfo.com>

Date: Tue, Jan 16, 2024 at 4:47 PM

Subject: Re: Facturas pendientes de pago

To: Patricia Fermin de Moreno <patricia.moreno@wiyotech.com>

[Quoted text hidden]

Remitente notificado con
W Mailtrack

Wiyo Office Manager <office@wiyotech.com> Thu, Jan 25, 2024 at 11:37 AM
To: Administracion TSCFO <admin@tscfo.com>
Cc: Patricia Fermin de Moreno <patricia.moreno@wiyotech.com>

Buenos dias Maria,

Muchas gracias. Lo comento con Patricia para que haga el pago de las facturas adjuntas a la mayor

brevedad.
SOCIEDAD Fra. Importe
WIYO TECHNOLOGIES SL 1743  642,30€
WIYO TECHNOLOGIES SL 1825 641,30€
1.283,60€
YOCTO TECHNOLOGIES 5L 1592 532,40€
YOCTO TECHNOLOGIES 5L 1740 491,26€
YOCTO TECHNOLOGIES 5L 1822 491,26€
YOCTO TECHNOLOGIESSL OTH -23-1042 8,509€
1.523,51¢€
Un abrazo,

Alba Martin
Office Manager

Caléndula 95, Building “0”, 28109 Alcobendas - Madrid - Spain
office@wiyotech.com
Office: +34 916 640 602

LEGAL NOTICE - The information contained in this email is confidential, intended for the use of the addressee only. If you are not the addressee of this communication,

please notify us immediately to the sender address, and delete this message from all your computers and systems.
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AVISO LEGAL - La informacién contenida en este correo electrénico es confidencial, y su uso esta reservado a su destinatario. Si no es usted el destinatario de esta

comunicacion, le rogamos que nos lo notifique de inmediato a la direcciéon remitente, y elimine este mensaje de sus sistemas.

De: Administracion TSCFO <admin@tscfo.com>

Enviado: jueves, 25 de enero de 2024 11:07

Para: Wiyo Office Manager <office@wiyotech.com>; Patricia Fermin de Moreno
<patricia.moreno@wiyotech.com>

Asunto: [EXT] Fwd: Facturas pendientes de pago

No suele recibir correos electronicos de admin@tscfo.com. Por qué esto es importante

[Quoted text hidden]

6 attachments

E GES-23-1592. Yocto (Sept.).pdf

57K

E GES-23-1740. Yocto (Nov.).pdf
57K

E GES-23-1743. Wiyo (Nov.).pdf
57K

E GES-23-1822. Yocto (Dic.).pdf
57K

E GES-23-1825. Wiyo (Dic.).pdf
57K

E OTH-23-1042. Yocto (Oct.).pdf
56K

Wiyo Office Manager <office@wiyotech.com> Thu, Jan 25, 2024 at 1:39 PM

To: Administracion TSCFO <admin@tscfo.com>
Cc: Patricia Fermin de Moreno <patricia.moreno@wiyotech.com>

Buenas tardes Maria,

Tenemos dudas con respecto a las facturas emitidas/recibidas y los pagos;

* Se emiten 2 pagos desde Wiyo y Yocto respectivamente que no sabemos qué pagan, yo creo que
octubre

¢ Nos faltan las facturas de octubre de ambas sociedades que se pagan que los anteriores 2 pagos
que te comento.

Adjunto excel para que te sea mas facil con las celdas que me faltan marcadas en amarillo. Si nos lo
devuelves relleno seria genial.

Quedo atenta.

Mil gracias,

Alba Martin
Office Manager
Caléndula 95, Building “*0”, 28109 Alcobendas - Madrid - Spain

office@wiyotech.com
Office: +34 916 640 602
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LEGAL NOTICE - The information contained in this email is confidential, intended for the use of the addressee only. If you are not the addressee of this communication,
please notify us immediately to the sender address, and delete this message from all your computers and systems.
AVISO LEGAL - La informacidn contenida en este correo electrénico es confidencial, y su uso esta reservado a su destinatario. Si no es usted el destinatario de esta

comunicacion, le rogamos que nos lo notifique de inmediato a la direcciéon remitente, y elimine este mensaje de sus sistemas.

De: Wiyo Office Manager <office@wiyotech.com>

Enviado: jueves, 25 de enero de 2024 11:37

Para: Administracion TSCFO <admin@tscfo.com>

Cc: Patricia Fermin de Moreno <patricia.moreno@wiyotech.com>
Asunto: RE: [EXT] Fwd: Facturas pendientes de pago

[Quoted text hidden]

@ Pendientes Wiyo&Yocto.xlsx
11K

Administracion TSCFO <admin@tscfo.com> Thu, Jan 25, 2024 at 2:08 PM
To: Wiyo Office Manager <office@wiyotech.com>
Cc: Patricia Fermin de Moreno <patricia.moreno@wiyotech.com>

Alba,
Adjunto todas las facturas que se han emitido a Yocto y Wiyo y aclaro:

Wiyo debe 2 facturas:
GES-23-1743
GES-23-1825

Total: 1.282,60€

Yocto debe 4 facturas:
GES-23-1592

OTH -23-1042
GES-23-1740
GES-23-1822

Total: 1.523,51€

Te adjunto el excel también para mayor aclaracion.
Me dices cualquier cosa.

Un saludo,

Maria Patifio

Office Manager
Have a great day! &
www.tscfo.com

[Quoted text hidden]
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Mailtrack Reminder <reminders@mailtrack.io> Sun, Jan 28, 2024 at 2:08 PM
Reply-To: office@wiyotech.com, patricia.moreno@wiyotech.com
To: maria@tscfo.com

[Quoted text hidden]

Administracion TSCFO <admin@tscfo.com> Mon, Feb 12, 2024 at 11:41 AM
To: Patricia Fermin de Moreno <patricia.moreno@wiyotech.com>, Wiyo Office Manager <office@wiyotech.com>
Cc: Administracion TSCFO <admin@tscfo.com>

Buenos dias Patricia,

Hemos recibido la transferencia de las 2 facturas de Wiyo pero nos faltan ain los pagos del resto de las facturas.
¢ Sabrias decirnos fecha préxima de pago de estas facturas?.

Un saludo,

Maria Patifio

Office Manager
Have a great day! &
www.tscfo.com

[Quoted text hidden]

Wiyo Office Manager <office@wiyotech.com> Mon, Feb 12, 2024 at 12:29 PM
To: Administracion TSCFO <admin@tscfo.com>
Cc: Patricia Fermin de Moreno <patricia.moreno@wiyotech.com>

Buenos dias Maria,

Disculpad el retraso. Los pagos quedaran liquidados antes del viernes.

Un abrazo,

Alba Martin
Office Manager

Caléndula 95, Building “*0”, 28109 Alcobendas - Madrid - Spain
office@wiyotech.com
Office: +34 916 640 602

LEGAL NOTICE - The information contained in this email is confidential, intended for the use of the addressee only. If you are not the addressee of this communication,
please notify us immediately to the sender address, and delete this message from all your computers and systems.
AVISO LEGAL - La informacidn contenida en este correo electrdnico es confidencial, y su uso esté reservado a su destinatario. Si no es usted el destinatario de esta

comunicacion, le rogamos que nos lo notifique de inmediato a la direccion remitente, y elimine este mensaje de sus sistemas.
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De: Administracion TSCFO <admin@tscfo.com>

Enviado: lunes, 12 de febrero de 2024 11:41

Para: Patricia Fermin de Moreno <patricia.moreno@wiyotech.com>; Wiyo Office Manager
<office@wiyotech.com>

Cc: Administracion TSCFO <admin@tscfo.com>

Asunto: Re: [EXT] Fwd: Facturas pendientes de pago

[Quoted text hidden]

Administracion TSCFO <admin@tscfo.com> Wed, Feb 21, 2024 at 9:47 AM
To: Wiyo Office Manager <office@wiyotech.com>
Cc: Patricia Fermin de Moreno <patricia.moreno@wiyotech.com>

Buenos dias Alba y Patricia,
Aln no hemos recibido los pagos de las facturas pendientes, las adjunto en este correo.

Un saludo,

Maria Patifio

Office Manager
Have a great day! &
www.tscfo.com

[Quoted text hidden]
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@ Invoices (13).zip
215K

Mailtrack Reminder <reminders@mailtrack.io> Sat, Feb 24, 2024 at 9:47 AM
Reply-To: office@wiyotech.com, patricia.moreno@wiyotech.com
To: maria@tscfo.com

[Quoted text hidden]
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