Info Aeline

De: Info Apline <info@apline.es>

Enviado el: miércoles, 22 de enero de 2020 13:38
Para: ‘contabilidad @soltubeindustrial.com'

cC: 'ajtc1975@gmail.com’

Asunto: BANCO Y CUENTA PARA TRANSFERENCIA
Datos adjuntos: Fra190000406-Soltube.pdf

Chari, te adjunto banco y n° de cuenta para la transferencia de la factura 190000406, te
adjunto copia.

Dime si me puedes sacar pagare de la factura 190000546 que vence el 30/01/20 e
importe 3.056,34 €

LA CAIXA
IBAN ES23 2100 7833 3302 0002 3834

Quedo pendiente de tus comentarios.
Saludos ,
Ana

Aplie

TF: 955 77 68 B5 - 955776890

MVL: 629371610

Email: info@apline.es

La informacion contenida en este mensaje de correo electronico es confidencial y puede revestir el caracter de reservada. Esta destinada
exclusivamente a su destinatario. El acceso o uso de este mensaje, por parte de cualguier otra persona que no esté autorizada, puede ser
ilegal. Si no es Ud. la persona destinataria, le rogamos que proceda a eliminar su contenido y comunicar dicha anomalia a su remitente. En
cumplimiento de lo establecido por la LOPD 15/ 1999 le comunicamos que los datos personales contenidos en esta comunicacion han sido
recogidos de los contactos mantenidos por Ud. con personal de APLINE S.L. o de fuentes accesibles al pliblico, y han sido incorporades a un
fichero de contactos cuya finalidad es la de mantener con usted relaciones comerciales y/o profesionales. Podra ejercer sus derechos de
acceso, rectificacion, cancelacion y oposicion ante el Responsable del Fichero en la direccién info@apline.es, debiéndose identificar mediante
DNI, Pasaporte o Tarjeta de Residencia



Info AEIine 2 e

De: Info Apline <info@apline.es>
Enviado el: martes, 3 de marzo de 2020 11:03
Para: 'soltubeindustrialslu@gmail.com’
cc: ‘ajtc1975@gmail.com’

Asunto: RV: VTOS PENDIENTES

Buenos dias Chari.

Estoy intentando hablar contigo y me es imposible. Dime algo de la factura que hay pendiente.
Saludos

Sonia

De: Info Apline [mailto:info@apline.es]
Enviado el: lunes, 10 de febrero de 2020 12:16
Para: 'soltubeindustrialslu@gmail.com’

CC: 'ajtc1975@gmail.com’

Asunto: RE: VTOS PENDIENTES

Anda que bien...pues hablamos entonces.

Saludos,
Ana

Apline

TF: 955 77 68 85 - 955776890

MVL: 629371610

Email: info@apline.es

La informacion contenida en este mensaje de correo electronico es confidencial y puede revestir el caracter de reservada. Esta destinada
exclusivamente a su destinatario. El acceso o uso de este mensaje, por parte de cualquier otra persona que no esté autorizada, puede ser
ilegal. Si no es Ud. la persona destinataria, le rogamos que proceda a eliminar su contenido y comunicar dicha anomalia a su remitente, En
cumplimiento de lo establecido por la LOPD 15/1999 le comunicamos que los datos personales contenidos en esta comunicacion han sido
recogidos de los contactos mantenidos por Ud. con personal de APLINE S.L. o de fuentes accesibles al publico, y han sido incorporados a un
fichero de contactos cuya finalidad es la de mantener con usted relaciones comerciales y/o profesionales. Podra ejercer sus derechos de

acceso, rectificacion, cancelacion y oposicién ante el Responsable del Fichero en la direccion info@apline.es, debiéndose identificar mediante
DNI, Pasaporte o Tarjeta de Residencia

De: soltubeindustrialslu@gmail.com [mailto:soltubeindustrialslu@gmail.com]
Enviado el: lunes, 10 de febrero de 2020 12:05

Para: 'Info Apline'

Asunto: RE: VTOS PENDIENTES

No estoy en la ofi hasta el miércoles ..



Puente patrona de-puerto real..

Saludos..

De: Info Apline <info@apline.es>
Enviado el: lunes, 10 de febrero de 2020 10:49
Para: soltubeindustrialslu@gmail.com

CC: contabilidad@soltubeindustrial.com; ajtc1975@gmail.com
Asunto: VTOS PENDIENTES

Buenos dias Chari,

No consigo hablar contigo por telefono y necesito saber si me emitiras el pago de la
factura 190000456 de 3.056,34€.

Por favor dime algo al respecto que lo necesito para afrontar mis vencimientos de Febrero.

Saludos,
aNA

Apliiie

TF: 955 77 68 85 ~ 955776890

MVL: 629371610

Email: info@apline.es

La informacion contenida en este mensaje de correo electrénico es confidencial y puede revestir el caracter de reservada. Esta destinada
exclusivamente a su destinatario. El acceso o uso de este mensaje, por parte de cualquier otra persona que no esté autorizada, puede ser
ilegal. Si no es Ud. la persona destinataria, le rogamos que proceda a eliminar su contenido y comunicar dicha anomalia a su remitente. En
cumplimiento de lo establecido por la LOPD 15/1999 le comunicamos que los datos personales contenidos en esta comunicacion han sido
recogidos de los contactos mantenidos por Ud. con personal de APLINE S.L. o de fuentes accesibles al publico, y han sido incorporados a un
fichero de contactos cuya finalidad es la de mantener con usted relaciones comerciales y/o profesionales. Podra ejercer sus derechos de
acceso, rectificacion, cancelacion y oposicion ante el Responsable del Fichero en la direccion info@apline.es, debiéndose identificar mediante
DNI, Pasaporte o Tarjeta de Residencia

Sl @ Libre de virus. www.avg.com
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Info AEIFne

De: INFO@soltubeindustrial.com

Enviado el: jueves, 12 de noviembre de 2020 12:11
Para: 'INFO APLINE'

Asunto: RE: SALDO PDTE

Buenos dias,

El saldo que tenemos coincide con vuestro efectos contables..

Os detallo fechas de vtos e importes que se van a realizar para saldar la deuda.

FECHA IMPORTES
2/12/20 307,69€
2/01/21 307,69€
2/02/21 307,69€
2/03/21 307,69€
2/04/21 307,69€
2/05/21 307,69€
2/06/21 307/69€
2/07/21 307,69€
2/08/21 307,69€
2/09/21 307,69€
2/10/21 307,69€
2/11/21 307,61€

Asciende una deuda de 3692,20€
Se realizara el pago de la deuda orden de transferencia a la cuenta que obra en mi poder..

Un saludo ...

ROSARIO JIMENEZ BENITEZ
GERENTE

SOLTUBE INDUSTRIAL, S.L.U.
TLF-630783986
www.soltubeindustrial.com
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Este mensaje y sus adjuntos contienen informacién confidencial y reservada dirigida exclusivamente a su destinatario. Si ha recibido este mensaje por error, se
ruega lo notifique inmediatamente por esta misma via y borre el mensaje de su sistema. Nétese que el correo electrdnico via Internet no permite asegurar ni la
confidencialidad de los mensajes que se transmiten ni la correcta recepcién de los mismos. Los datos derivados de su correspondencia se incluyen en un fichero
de titularidad de SOLTUBE INDUSTRIAL S.L.U. cuya finalidad exclusiva es gestionar las comunicaciones de la empresa entendiéndose que usted consiente el
tratamiento de los mismos con dicha finalidad al mantener tal correspondencia. Para darse de baja o ejercer sus derechos de acceso, rectificacion, cancelacion u
oposicién puede realizarlo dirigiéndose por escrito a la direccién: €/ Francia, P.I. El Trocadero, C8 — 11510 Puerto Real (Cédiz). O por mail:

info@soltubeindustrial.com

De: INFO APLINE <info@apline.es>
Enviado el: viernes, 23 de octubre de 2020 10:23

Para: info@soltubeindustrial.com

Asunto: SALDO PDTE

Buenos dias Chari.

Adjunto envio archivos con extracto de saldo pdte y n2 cta.

Saludos.

Antonio
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TF. 955 77 68 85 - 955776890

MVL: 629371610

Email: info@apline.es

La informacion contenida en este mensaje de correo electronico es confidencial y puede revestir el caracte
reservada. Esta destinada exclusivamente a su destinatario. El acceso o uso de este mensaje, por parte de «
otra persona que no esté autorizada, puede ser ilegal. 51 no es Ud. la persona destinataria, le rogamos que
eliminar su contenido y comunicar dicha anomalia a su remitente. En cumplimiento de lo establecido por la
15/1999 le comunicamos que los datos personales contenidos en esta comunicacion han sido recogidos de |
contactos mantenidos por Ud. con personal de APLINE S.L. o de fuentes accesibles al publico, y han sido

incorporados a un fichero de contactos cuya finalidad es la de mantener con usted relaciones comerciales y
profesionales. Padra ejercer sus derechos de acceso, rectificacion, cancelacion y oposicion ante el Respons
Fichero en la direccion info@apline.es, debiéndose identificar mediante DNI, Pasaporte o Tarjeta de Reside

Mo Libre de virus. www.avg.com



