M Gma" Folder Hortaleza <folderhortaleza@gmail.com>

Fwd: Facturas Folder
1 mensaje

Folder Guzman El Bueno <guzmanelbueno.madrid@folder.es> 4 de abril de 2024, 18:34
Para: Folder Hortaleza <hortaleza.madrid@folder.es>

---------- Forwarded message ---------

De: Folder Guzman EIl Bueno <guzmanelbueno.madrid@folder.es>
Date: mar, 7 nov 2023 a las 14:26

Subject: Re: Facturas Folder

To: Barral Institute <barralspain@gmail.com>

Hola Astrid buenos dias,

Revisando sus facturas hemos personalizado sus precios, quedan incluidos en su ficha de cliente para que
permanezcan invariables y no haya ninguna valoracion fuera de estos conceptos, en caso de realizar algun trabajo
diferente os rogamos nos pidan cotizacion antes de hacerlo:

* COPIAS A4 B/N AUTOMATICAS, (0.05€ cualquier cantidad)
* COPIAS A4 COLOR AUTOMATICAS, (0,12€)

* ENCUADERNACION 80/160 HJS, (1,24€)

* DIPLOMAS A4 B/N Y COLOR ALTO GRAMAJE (0,41€)
PRECIOS SIN IVA

Respecto a las facturas te las adjunto nuevamente con el curso puesto y en el mismo archivo las solicitudes y
correos en los que lo solicitais.

Quedo a la espera de noticias.

Gracias y un cordial saludo.

El jue, 26 oct 2023 a las 8:05, Barral Institute (<barralspain@gmail.com>) escribio:
Buenos dias Daniel,
Hemos revisado las facturas mandadas.
Se solicité en su momento (se comunicé por mail) que aparezca en cada una de ella, el titulo del curso
correspondiente para facilitarle el trabajo a contabilidad.
Agradeceria se actualizara ese detalle y nos las mandes de vuelta tras verlo siguiente abajo respecto a precios.
Por otro lado, como comentado por tel. estamos viendo precios mas altos que de costumbre y queriamos aclarar
las dudas para saber a g corresponden dado que vuestro desgloce no corresponde al que nos mandaba Antonio y

que se trata del mismo trabajo

FACTURA de ANTONIO:

. CARTULINA A4 IRIS-GUARRO 185gr. VARIOS COLORES: 0,16€
. COPIA/IMPRESION A4 COLOR AUTOMATICA: 0,12€

. COPIA/IMPRESION A4 B/N AUTOMATICA: 0,12€

. COPIA/IMPRESION A4 COLOR AUTOMATICA: 0,41€

. IDENTIFICADOR COLGANTE CORDON DE SEGURIDAD : 0,16€
. COPIA/IMPRESION A4 B/N AUTOMATICA: 0,03€

. ENCUADERNADO HASTA 80 HOJAS: 1,24

NO OB WN -

Porque el punto 2 y 4 son las mismas cosas con dos precios distintos?
El punto 5 habla de colgante cordon de Seguridad. No tenemos nada de eso. Solo es imprimir el A4 a color y
recortar.
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Las facturas son claras y estables en general. Dado que el trabajo es el mismo, no hay mucho cambio en el
desgloce. Solo la cantidad que imprimir para cada curso cambia.

FACTURA VUESTRA:

. IMPRESION DIPLOMAS ALTO GRAMAJE: 0,41€

. MPRESIONES DIPLOMAS ALTO GRAM. (309): 0,41€
. ENCUADERNADO HASTA 80 HOJAS: 1,41€

. ENCUADERNADO HASTA 160 HOJAS: 2,27€

. FOLDER ENCUADERNACION ESPIRAL : 0,17€

. FOLDER ENCUADERNACION ESPIRAL: 1,75€

. COPIA/IMPRESION A4 COLOR AUTOMATICA : 0,12€
. COPIA/IMPRESION A4 B/N AUTOMATICA: 0,06€

O~NO AR WN -

En los puntos 3,4,5 y 6, Si ponéis encuadernado hasta "x" hoja, supuestamente incluye la espiral. ;Por qué ponéis
en vuestra factura 2 veces la encuadernacion?

Los puntos 5 y 6 tienen una diferencia de precio muy grande que no es légica tampoco.

Una segun cantidad de paginas y otra con espiral.

En el punto 8, nos cobran el doble de precio por hoja impresa en B/N. Antonio nos la cobra a 0,03 y vosotros a
0,06¢€.

Algunas facturas vienen sin desgloce. Por favor, insistimos en que sean desglosadas como las de Antonio.

Espero que nos podais aclarar y modificar los puntos comentados para poder pagar las facturas.

Si hay dudas, las podemos hablar por teléfono sin problema.

Gracias.
Atentamente,

Astrid de Quatrebarbes
Coordinacion de cursos
Barral Institute Espafia

Mail: cursos@barralinstitute.es
Contacto: 0034/ 611.601.612

On Thu, Oct 19, 2023 at 8:37 AM Barral Institute Espafia <barralspain@gmail.com> wrote:

Buenos dias Daniel,

Recibido. Las reviso y lo comentamos

Atentamente,

Astrid de Quatrebarbes
Coordinacioén de cursos
Barral Institute Espafia

Mail: cursos@barralinstitute.es
Contacto: 0034/ 611.601.612
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De: Folder Guzman EIl Bueno

Enviado: viernes, 13 de octubre de 2023 11:35
Para: barralspain@gmail.com

Asunto: Facturas Folder

Hola buenos dias Astrid,
Te adjunto las facturas solicitadas que tenemos pendientes,

disculpa la demora, pero no he podido prepararlo antes.

Un saludo y buen fin de semana

D Barral completo.rar
3555K
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