De: Jose Rodriguez

A: Aritz Garcia
Asunto: Fwd: FACTURA PENDIENTE
Fecha: miércoles, 27 de noviembre de 2024 16:28:18

Archivos adjuntos: 1081-TRABAJOS FORESTALES MOS.pdf

mails a trabajos forestales Mos, sin respuesta

—————————— Forwarded message ---------

De: Jose Rodriguez <jose.admingn(@guifor.com>
Date: lun, 28 oct 2024 a las 14:49

Subject: Fwd: FACTURA PENDIENTE

To: <forestalesmossl@gmail.com>

Boas tardes,

seguimos esperando polo pago que esta pendiente:
---------- Forwarded message ---------

De: Jose Rodriguez <jose.admingn ifor.com>
Date: jue, 10 oct 2024 a las 11:46

Subject: FACTURA PENDIENTE
To: <forestalesmossl@gmail.com>, <sanxezbermudez@gmail.com>

Bos dias, Oscar,
envioche adxunta copia da nosa factura n° 1081, do mes de xullo, que est4 pendiente de
pago.

Quedamos & espera da transferencia.

Sandos.

Jose Rodriguez
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GUIFOR

GUIFOR NOROESTE, S.L.

C.L.F.: B-75138198

FACTURA

GUIFOR NOROESTE, S.L. - G/ ANDOAIN, 4 - 20009 SAN SEBASTIAN (Gipuzkoa)

POLIGONO AS GANDARAS, RUAGA|.B75138198-180724-Tdo/onC3f3erp-034 n
C/ CRUZ GALLASTEGUI UNAMUNO, 10 - y
TEL.98231 11 68
E-mail: admin.no@ guifor.com TRABAJOS FORESTALES MOS S.L.
hitp: //www.guifor.com OSCAR SANCHEZ BERMUDEZ
27003 LUGO RIFONTE FRAGA,56
15810 ARZUA
Fecha Emision -
Factura 18.07-2024 A CORUNA
= CIFIDNI:  B44617686 000424 I
CANTIDAD CONCEPTO PRECIO UNITARIO | DTO. TOTAL
Albaran n® TALLER /312 defecha  15-07-2024  Nota entrega DT 2024/387
PROCESADORA JOHN DEERE 1470E N°: 1555
N® HORAS: 17.319
UBICACION: A LAMA (PONTEVEDRA)
REVISION DE FALLO DE ENCENDIDO DEL P.C., FALLO EN FUSIBLE F2F
REVISION DE FALLO DE CONEXION CON FRC
PROBLEMA EN CABLEADO, RESISTENCIA FINAL MAL, SE SUSTITUYE
REGULADOR DE BOMBA USADO, MONTADO EN LA MAQUINA
1,00  |SUOOLIMPIAFREN  LIMPIADOR DE FRENOS PROFESIONAL 4,99 4,99
1,00  [TI00F647655 RESISTOR 55,87 55,87
1,00 |9999VS REGULADOR BOMBA VENTILACION USADO CF695491 1.010,00 1.010,00
280,00  [9999KIL KILOMETROS 0,75 210,00
1,00  |9999DIETA DIETA 15,00 15,00
1,00 [9999AUTOPISTA  AUTOPISTA 6,85 6,85
8,00  |9999MDO MANO DE OBRA 50,00 400,00
Bruto Base VA %IVA Cuota IVA
TOTAL
1.702,71 1.702,71 21,00 357 57 2.060,28 EUR
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TRANSFERENCIA 18-07-2024 2.060,28
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AVISO DE CONFIDENCIALIDAD

El contenido de esta comunicacion y de toda su documentacion anexa es confidencial y se dirige exclusivamente a su destinatario. El uso no
autorizado de esta informacion esta prohibido por la legislacion vigente. Si usted no es el destinatario le rogamos nos lo indique, no comunique su
contenido a terceros y proceda a su destruccion. Disculpe las molestias que le haya ocasionado la recepcion indebida de este e-mail. Sus datos
figuran en un fichero cuyo titular es Guifor Noroeste, a quien usted puede dirigirse para ejercer sus derechos de acceso, rectificacion, cancelacion
y oposicion en Cruz Gallastegui Unamuno, 10-12 Pol. As Géandaras - 27003 Lugo, Tef. 982311168 — admin.no@guifor.com
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