
WORLDFORDENTIST <worldfordentist@gmail.com>

Fwd: RECLAMACION DEUDA PENDIENTE
1 mensaje

WORLD FOR DENTIST <worldfordentist@gmail.com> 1 de abril de 2025, 14:15
Para: "Silsa Dental (Facturas)" <facturas.silsadental@gmail.com>
Cc: jorgearijasanpedro@gmail.com, arijadentalmadrid@gmail.com, hola@clinicadentalsainzdebaranda39.com
Cco: WORLDFORDENTIST <worldfordentist@gmail.com>

Muy Sres. Nuestros,

Por medio de la presente, les requerimos al objeto de que procedan al pago de la deuda que mantienen con nosotros
por un importe total de 1.500,00 € (MIL QUINIENTOS EUROS) correspondiente a la Factura 240.222 de fecha
31/12/2024.
Teniendo en cuenta el tiempo trascurrido desde la finalización del trabajo y desde la emisión de la factura pendiente
de cobro, ya habiéndoles reclamado el pago en varias ocasiones tanto de forma escrita como verbal y al objeto de
evitar cualquier actuación judicial, les requerimos procedan a hacer efectiva la citada deuda mediante transferencia
bancaria. Si bien, en el caso que Uds. no atiendan el presente requerimiento nos veremos obligados a iniciar, sin
dilación alguna, las acciones legales oportunas en defensa de nuestros intereses a fin de obtener el cobro de la
cantidad adeudada; sin perjuicio de los intereses que se devengasen.

Atentamente,

Dpto. Administración
WORLD FOR DENTIST 2009, S.L.
Telf.: 91 433 39 41
--
P Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. El medio ambiente está en nuestra mano.
Aviso legal de protección de datos:

Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información confidencial sometida a secreto
profesional. No está permitida su reproducción o distribución sin la autorización expresa de World for Dentist 2009, S.L. Si usted no es el destinatario
final, por favor, elimínelo e infórmenos por esta vía.  

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos derivados de su
correspondencia serán tratados por World for Dentist 2009, S.L. con la finalidad de gestionar las comunicaciones que pudiera mantener con el
personal de la entidad. Los datos personales proporcionados se conservarán, mientras no se solicite su supresión por el interesado o se mantenga la
relación con esta empresa. 

La legitimación para el tratamiento de datos se basa en la relación que mantiene con esta empresa. Para darse de baja o ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamiento, oposición, portabilidad, derecho a no ser objeto de decisiones individualizadas, así como
la revocación del consentimiento prestado, puede realizarlo dirigiéndose por escrito a la dirección: worldfordentist@gmail.com

---------- Forwarded message ---------
De: WORLD FOR DENTIST <worldfordentist@gmail.com>
Date: mié, 12 feb 2025 a las 16:35
Subject: Fwd: Solicitud transferencia de pago pendiente Factura Diciembre'2024 World for Dentist - CLINICA DENTAL
SAINZ DE BARANDA 39
To: <jorgearijasanpedro@gmail.com>, <hola@clinicadentalsainzdebaranda39.com>
Cc: <arijadentalmadrid@gmail.com>

Buenas Tardes,

Mediante el presente les confirmamos que continuamos teniendo pendiente de pago la siguiente factura:

 Factura 240.222 de fecha 31/12/2024 por importe de 1.500,00 € (adjunta).
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Dado el tiempo transcurrido, les rogamos nos puedan indicar fecha de emisión de transferencia de pago. Para ello,
les facilitamos nuestra cuenta de la Entidad BANKINTER

- Titular/es: WORLD FOR DENTIST 2009 S.L.U
- IBAN: ES45 0128 0027 8101 0009 5582

Un cordial saludo,

Dpto. Administración.
WORLD FOR DENTIST 2009, S.L.
Telf.: 91 433 39 41
--
P Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. El medio ambiente está en nuestra mano.
Aviso legal de protección de datos:

Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información confidencial sometida a secreto
profesional. No está permitida su reproducción o distribución sin la autorización expresa de World for Dentist 2009, S.L. Si usted no es el destinatario
final, por favor, elimínelo e infórmenos por esta vía.  

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos derivados de su
correspondencia serán tratados por World for Dentist 2009, S.L. con la finalidad de gestionar las comunicaciones que pudiera mantener con el
personal de la entidad. Los datos personales proporcionados se conservarán, mientras no se solicite su supresión por el interesado o se mantenga la
relación con esta empresa. 

La legitimación para el tratamiento de datos se basa en la relación que mantiene con esta empresa. Para darse de baja o ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamiento, oposición, portabilidad, derecho a no ser objeto de decisiones individualizadas, así como
la revocación del consentimiento prestado, puede realizarlo dirigiéndose por escrito a la dirección: worldfordentist@gmail.com

---------- Forwarded message ---------
De: WORLD FOR DENTIST <worldfordentist@gmail.com>
Date: mié, 5 feb 2025 a las 12:18
Subject: Fwd: Solicitud transferencia de pago Factura Diciembre'2024 World for Dentist - CLINICA DENTAL SAINZ
DE BARANDA 39
To: <jorgearijasanpedro@gmail.com>, <hola@clinicadentalsainzdebaranda39.com>
Cc: <arijadentalmadrid@gmail.com>

Buenos Días,

Mediante el presente les confirmamos que tenemos pendiente de pago la siguiente factura:

 Factura 240.222 de fecha 31/12/2024 por importe de 1.500,00 € (adjunta).

Les rogamos nos puedan indicar fecha de emisión de transferencia de pago. Para ello, les facilitamos nuestra
cuenta de la Entidad BANKINTER

- Titular/es: WORLD FOR DENTIST 2009 S.L.U
- IBAN: ES45 0128 0027 8101 0009 5582

Un cordial saludo,

Dpto. Administración.
WORLD FOR DENTIST 2009, S.L.
Telf.: 91 433 39 41
--
P Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. El medio ambiente está en nuestra mano.
Aviso legal de protección de datos:

Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información confidencial sometida a secreto
profesional. No está permitida su reproducción o distribución sin la autorización expresa de World for Dentist 2009, S.L. Si usted no es el destinatario
final, por favor, elimínelo e infórmenos por esta vía.  

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos derivados de su
correspondencia serán tratados por World for Dentist 2009, S.L. con la finalidad de gestionar las comunicaciones que pudiera mantener con el
personal de la entidad. Los datos personales proporcionados se conservarán, mientras no se solicite su supresión por el interesado o se mantenga la
relación con esta empresa. 
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La legitimación para el tratamiento de datos se basa en la relación que mantiene con esta empresa. Para darse de baja o ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamiento, oposición, portabilidad, derecho a no ser objeto de decisiones individualizadas, así como
la revocación del consentimiento prestado, puede realizarlo dirigiéndose por escrito a la dirección: worldfordentist@gmail.com

---------- Forwarded message ---------
De: WORLD FOR DENTIST <worldfordentist@gmail.com>
Date: vie, 31 ene 2025 a las 8:33
Subject: Solicitud transferencia de pago Factura Diciembre'2024 World for Dentist - CLINICA DENTAL SAINZ DE
BARANDA 39
To: <jorgearijasanpedro@gmail.com>, <hola@clinicadentalsainzdebaranda39.com>
Cc: <arijadentalmadrid@gmail.com>

Buenos Días,

Mediante el presente les confirmamos que tenemos pendiente de pago la siguiente factura:

 Factura 240.222 de fecha 31/12/2024 por importe de 1.500,00 € (adjunta).

Les rogamos nos puedan indicar fecha de emisión de transferencia de pago. Para ello, les facilitamos nuestra
cuenta de la Entidad BANKINTER

- Titular/es: WORLD FOR DENTIST 2009 S.L.U
- IBAN: ES45 0128 0027 8101 0009 5582

Un cordial saludo,

Dpto. Administración.
WORLD FOR DENTIST 2009, S.L.
Telf.: 91 433 39 41
--
P Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. El medio ambiente está en nuestra mano.
Aviso legal de protección de datos:

Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información confidencial sometida a secreto
profesional. No está permitida su reproducción o distribución sin la autorización expresa de World for Dentist 2009, S.L. Si usted no es el destinatario
final, por favor, elimínelo e infórmenos por esta vía.  

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos derivados de su
correspondencia serán tratados por World for Dentist 2009, S.L. con la finalidad de gestionar las comunicaciones que pudiera mantener con el
personal de la entidad. Los datos personales proporcionados se conservarán, mientras no se solicite su supresión por el interesado o se mantenga la
relación con esta empresa. 

La legitimación para el tratamiento de datos se basa en la relación que mantiene con esta empresa. Para darse de baja o ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamiento, oposición, portabilidad, derecho a no ser objeto de decisiones individualizadas, así como
la revocación del consentimiento prestado, puede realizarlo dirigiéndose por escrito a la dirección: worldfordentist@gmail.com

---------- Forwarded message ---------
De: WORLD FOR DENTIST <worldfordentist@gmail.com>
Date: mar, 31 dic 2024 a las 10:23
Subject: Factura y Albarán Diciembre'2024 World for Dentist - CLINICA DENTAL SAINZ DE BARANDA 39
To: jorgearijasanpedro@gmail.com <jorgearijasanpedro@gmail.com>, <hola@clinicadentalsainzdebaranda39.com>
Cc: <arijadentalmadrid@gmail.com>

Estimados Doctores,

Les remitimos por este medio Factura de Diciembre'2024 (junto con su albarán) correspondiente al trabajo realizado
en dicho mes.

Así mismo les facilitamos nuestra cuenta de la Entidad BANKINTER, para el pago por transferencia que
deberá efectuarse como máximo a 30 días de la F./F. :
- Titular/es: WORLD FOR DENTIST 2009 S.L.U
- IBAN: ES45 0128 0027 8101 0009 5582

Aprovechamos para desearles felices fiestas y próspero año nuevo!
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Muchas Gracias.

Un cordial saludo,
 
Roberto Cabrerizo
WORLD FOR DENTIST 2009, S.L.
Telf.: 91 433 39 41
--
P Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. El medio ambiente está en nuestra mano.
Aviso legal de protección de datos:

Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información confidencial sometida a secreto
profesional. No está permitida su reproducción o distribución sin la autorización expresa de World for Dentist 2009, S.L. Si usted no es el destinatario
final, por favor, elimínelo e infórmenos por esta vía.  

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos derivados de su
correspondencia serán tratados por World for Dentist 2009, S.L. con la finalidad de gestionar las comunicaciones que pudiera mantener con el
personal de la entidad. Los datos personales proporcionados se conservarán, mientras no se solicite su supresión por el interesado o se mantenga la
relación con esta empresa. 

La legitimación para el tratamiento de datos se basa en la relación que mantiene con esta empresa. Para darse de baja o ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamiento, oposición, portabilidad, derecho a no ser objeto de decisiones individualizadas, así como
la revocación del consentimiento prestado, puede realizarlo dirigiéndose por escrito a la dirección: worldfordentist@gmail.com

2 adjuntos

Albarán Diciembre'2024 CLÍNICA SAINZ DE BARANDA 39.pdf
56K

FACTURA DICIEMBRE'2024 CLÍNICA SAINZ DE BARANDA 39.pdf
203K
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