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Todos =
oo Re: Fwd: Factura sobre los Trabajos realizados en Enero y Febrero 2025

]

Administracion, jl@norte... 19/6/2025 © Consultonic Estrategia Digital <jzvierbejerano@consultonicess
Re: FACTURAS .. @ Enviados Para Administracion, Dep. Administracién Consultonic, jl@nartembio.com

(als]

Responder  Responder atodos  Reenviar  Borrar =

Administracion, jl@norte... 16/6/2025
Re: FACTURAS ... R o X 5 adjuntos » Vista Descargar

Buenos dias;
Administracion, jl@norte...  10/6/2025
Re: FACTURAS PEN... @ P Enviados ;Podria indicarme, por favor, si la recepcion de la factura comentada en el hilo de este correo, esta conforme con los datos de la empresa NORTEM BIOTECHNOLOGY
GROUP S.L., que nos solicito actualizar?

A la espera de sus comentarios reciba un cordial saludo.
administracion@nortem.in... 5/6/2025 . N " B
Facturas pendiente de ... @ Enviados ‘Por favor responda al correo confirmando la recepcion del mismo.

El 02/04/2025 15:38 Consultonic Estrategia Digital <javier.bejerano@consultonic.es> escribid:

Administracion, Dep. Admi... 7/4/2025

B tardes;
Re: Fwd: Factura sobre... Enviados Henas e

Tal como solicita, le envio en adjunto, |a factura de Marzo modificada segin sus indicaciones.

. Gracias y saludos
Administracion, Dep. Admi... 2/4/2025 B = B
Re: Fwd: Facturas.. @ Enviados El 02/04/2025 15:04 Administracion <administracion@nortem.info> escribio:

jl@nortembic.com 24/1/2025

T Buenos dias,
Re: Seguimiento y Rec... @ Enviados

Adjunto le remito justificante de la operacion de enero y febrero. Necesitaria que me remitiera la factura de marzo a nombre de |a siguiente empresa:

NORTEM BIOTECHNOLOGY GROUP 5.L.

jl@nortembic.com 24/1/2025

. B72218172
Seguimiento y Recom... Enviados

C/ Mlexander Humboldt, 12 A

11500 El Puerto de Santa Maria

jl@nortembic.com 5/12/2024

Propuestas Publicidad ... @ Enviados Cadiz

Agradecerle de antemano su respuesta.

tonyalarconb@gmail.co... 21/11/2024
Datos de contacto y Reco...  Enviados Saludos

El 21/03/2025 a las 11:15, Dep. Administracian Consultonic escribié:
Buenos dias;

jl@nortembio.com, admi... 7/11/2024
Incidencia IONQOS Ervindos :Podéis, por favor, responder el correa enviado hace 7 dias en este mismo hilo?, concretamente el 14/03/2025 a las %:42h

Espero sus comentarios. Gracias v Saludos

info@nortembio.com, jl.. 24/10/2024
Credenciales Google Anal... Enviados

*Por favor da al correo la pcién del mismo.

R I I e Mensaje original ---------—

De: "Dep. Administracién Consultonic* <administracion@consultonic.es>

Para: "administracion@nortem.info” <administracion@nartem.info>, ji@nortembio.com” <jl@nartembio.com>
Fecha: 14/03/2025 9:42

Asunto: Fwd: Factura sobre los Trabajos realizados en Enero y Febrero 2025

Buenos dias;

Desde el pasado mes de Enero 2025, hasta la fecha tenemos 2 facturas pendientes. ;Me podéis confirmar, por favor, |a recepcion de las mismas y la
previsién de pago?

Espero sus comentarios. Saludos

---------- Mensaje original ----------
De: "Dep. Administracion Consultonic” <administracion@consultonic.es>
Para: Lo era zadministracion@nortem.info>, “jl@nortembio.com” <jl@nortembio.com:

Buenas dias

Adjunto la factura correspondiente a los trabajos realizados en el mes de Febrero 2025.

*Para su interés se adjunta (a factura 2025-00009 pendiente del mes de Enero 2025

Reciba un cordial saludo

*Por favor responda al correo confirmando la recepcién del mismo.
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exclusivo, 3 su destinatario ¥ contiene informacion conficencial sujeta al secreto profesional, cuya divuigacion, copia o utllizacién no autarizada es contraria a [a ley. S recibe este mensaje
por eror, le rogamos nos o comunique de inmediato y o elimine sin conservar capla del mismo i de sus documentos adjuntos.
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€l correo electrénico no garantiza la seguridad de las comunicaciones, no asumiendo CONSULTONIC responsabilidad alguna como cansecuencia de elle. Este mensaje se dirige, de modo exclusivo, a
su destinatario y contiene informacién confidencial, sujeta al secreto profesional, cuya divulgacién, copia o utilizacin ne autorizada es contraria ala ley. Si recibe este mensae por error, le rogamos
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