De: Pablo Molina
A: SOFIA BOEDO
Cc: 0 a

Asunto:

Fecha:

Re: Seguimiento facturas vencidas a 11/12 - SUMBOX

miércoles, 18 de diciembre de 2024 14:34:59

Buenos dias Sofia,

Ya he visto donde esta el problema, que basicamente son los costes fiscales asociados a las ventas de Amazon, que literalmente se han comido el 100% de los ingresos de las ventas, que junto
con devoluciones me han provocado un agujero considerable.

Dicho lo dicho, voy a ver si puedo generar lo suficiente con otro tipo de ventas este mes y hasta mediados de Enero, y si no lo consigo os pago yo de manera particular a partir del 28 de Enero.
Me comprometo a liquidar lo antes posible, lamento enormemente este resultado para nada previsto.

Muchas gracias y un saludo,

Pablo

Molina

+34690600800

WWW..

sumbox.com

El 11 dic 2024, a las 13:34, SOFIA BOEDO <s.boedo@cafedefinca.es> escribio:

Buenos dias Pablo,

Salvo error por nuestra parte,

vencidas.

observamos que aun no hemos recibido el pago correspondiente a las facturas
Rogamos puedan indicarnos la previsién de pago de las mismas para nuestras previsiones de

tesoreria.

También adjuntamos carpeta con todas las facturas vencidas.

Fecha Vencimiento Num Cliente Descripcion IVA Total Cobrado Pendient Estado
31/10/24 05/11/24 F243755 SUMBOX WORLDWIDE SL. Woocommerce BO006261 81,43 € 8,14 € 89,57 € - € 89,57 € Vencido
21/10/24  22/10/24 F243562 SUMBOX WORLDWIDE SL. Woocommerce BO006525 3535¢€ 3,54 € 38,89 € - € 38,89 € Vencido
21/10/24 22/10/24 F243563 SUMBOX WORLDWIDE SL. Woocommerce BO0O06526 50,00 € 500¢€ 55,00 € - € 55,00 € Vencido
17/10/24 18/10/24 F243524 SUMBOX WORLDWIDE SL. Woocommerce BO006481 31,43 € 3,14 € 34,57 € - € 34,57 € Vencido
16/10/24 17/10/24 F243509 SUMBOX WORLDWIDE SL. Woocommerce BO0O06455 25,00 € 2,50€ 27,50 € - € 27,50€ Vencido
16/10/24 17/10/24 F243510 SUMBOX WORLDWIDE SL. Woocommerce BO006456 6,43 € 0,64 € 7,07 € - € 7,07 € Vencido
10/10/24 11/10/24 F243422 SUMBOX WORLDWIDE SL. Woocommerce BO0O06361 35,35¢€ 3,54€ 38,89 € - € 38,89 € Vencido
30/09/24  02/10/24 F243147 SUMBOX WORLDWIDE SL. Woocommerce BO006116 640,02 € 64,49 € 704,51 € - € 704,51 € Vencido
31/08/24 03/09/24 F242746 SUMBOX WORLDWIDE SL. Woocommerce BOO05086 186,86 € 18,68 € 205,54 € - € 205,54 € Vencido
31/07/24  02/08/24 F242404 SUMBOX WORLDWIDE SL. Woocommerce BO004907 325,06 € 32,95€ 358,01 € - € 358,01 € Vencido
17/06/24 18/06/24 F241810 SUMBOX WORLDWIDE SL. Woocommerce BO004234 25,00 € 2,50€ 27,50 € - € 27,50€ Vencido
14/06/24 15/06/24 F241783 SUMBOX WORLDWIDE SL. Woocommerce B0004206 6,43 € 0,64 € 7,07 € - € 7,07 € Vencido
14/06/24 15/06/24 F241785 SUMBOX WORLDWIDE SL. Woocommerce BO004208 12,86 € 1,28€ 14,14 € - € 14,14 € Vencido
13/06/24 14/06/24 F241775 SUMBOX WORLDWIDE SL. Woocommerce B0004198 98,00 € 9,80 € 107,80 € - € 107,80 € Vencido
12/06/24 13/06/24 F241760 SUMBOX WORLDWIDE SL. Woocommerce BO004178 25,00 € 2,50€ 27,50 € - € 27,50 € Vencido
11/06/24 12/06/24 F241738 SUMBOX WORLDWIDE SL. Woocommerce B0004134 25,00 € 2,50 € 27,50 € - € 27,50 € Vencido
11/06/24 12/06/24 F241739 SUMBOX WORLDWIDE SL. Woocommerce BO004135 50,00 € 500¢€ 55,00 € - € 55,00 € Vencido
11/06/24 12/06/24 F241740 SUMBOX WORLDWIDE SL. Woocommerce B0004137 25,00 € 2,50 € 27,50 € - € 27,50 € Vencido
04/06/24 05/06/24 F241675 SUMBOX WORLDWIDE SL. Woocommerce BO004024 6,43 € 0,64 € 7,07€ - € 7,07 € Vencido
04/06/24  05/06/24 F241676 SUMBOX WORLDWIDE SL. Woocommerce BO004025 6,43 € 0,64 € 7,07 € - € 7,07 € Vencido
04/06/24 05/06/24 F241688 SUMBOX WORLDWIDE SL. Woocommerce BO0O04059 25,00 € 2,50€ 27,50 € - € 27,50€ Vencido
31/05/24  01/06/24 F241640 SUMBOX WORLDWIDE SL. Woocommerce BO003993 363,58 € 36,34 € 399,92 € - € 399,92 € Vencido
30/04/24 01/05/24 F241236 SUMBOX WORLDWIDE SL. Woocommerce BO003488 413,02 € 41,26 € 454,28 € - € 454,28 € Vencido
28/03/24  28/03/24 F240904 SUMBOX WORLDWIDE SL. Woocommerce BO003015 351,85 € 35,18 € 387,03 € - € 387,03 € Vencido

TOTAL PENDIENTE 3.136,43 €

Gracias y saludos,

SOFIA BOEDO

DEP. ADMINISTRACION

CAFEDEFINCA.EU

M- 658 881 838

T- 931 196 941

SEVILLA, 18 - 08860

CASTELLDEFELS, BARCELONA
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Este mensaje y los adjuntos pueden contener informacién confidencial, no estando permitida su
comunicacié6n, reproduccién o distribucién. Si usted no es el destinatario final, le rogamos nos lo
comunique y borre el mismo. De conformidad con lo que dispone el RGPD, LOPDGDD y demas normativa
legal vigente en materia de proteccién de datos personales, le informamos que los datos personales
seran tratados bajo la responsabilidad de CAFE DE FINCAS, S.L. Puede ejercer los derechos de acceso,
rectificacién, portabilidad, supresioén, limitacioén y oposicién mandando un mensaje
info@cafedefinca.es Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente,
presentar una reclamaci6n ante la autoridad de control en www.aepd.es.

Para mas informaci6n puede consultar nuestra politica de privacidad.

podra

De: SOFIA BOEDO

Enviado el: miércoles, 27 de noviembre de 2024 12:05
Para: Pablo Molina <Pablo@sumbox.com>

CC: Javier Lopez Gdmez <j.lopez@cafedefinca.es>
Asunto: Seguimiento facturas vencidas a 27/11 - SUMBOX
Importancia: Alta

Buenos dias Pablo,

Salvo error por nuestra parte, observamos que aun no hemos recibido el pago correspondiente a las facturas
vencidas. Rogamos puedan indicarnos la previsién de pago de las mismas para nuestras previsiones de
tesoreria.

También adjuntamos carpeta con todas las facturas vencidas.
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Quedamos a su disposicio6on para cualquier consulta o aclaracio6on adicional que pueda necesitar.
Gracias de antemano por su atencioén.
Gracias y saludos,

SOFIA BOEDO
DEP. ADMINISTRACION

CAFEDEFINCA.EU

M- 658 881 838

T- 931 196 941

SEVILLA, 18 - 08860
CASTELLDEFELS, BARCELONA

Este mensaje y los adjuntos pueden contener informacién confidencial, no estando permitida su
comunicacién, reproduccién o distribucién. Si usted no es el destinatario final, le rogamos nos lo
comunique y borre el mismo. De conformidad con lo que dispone el RGPD, LOPDGDD y dem&s normativa
legal vigente en materia de proteccién de datos personales, le informamos que los datos personales
seran tratados bajo la responsabilidad de CAFE DE FINCAS, S.L. Puede ejercer los derechos de acceso,
rectificacién, portabilidad, supresio6on, limitacioén y oposicién mandando un mensaje
info@cafedefinca.es . Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podra
presentar una reclamaci6n ante la autoridad de control en www.aepd.es.

Para mas informaci6n puede consultar nuestra politica de privacidad.

De: Pablo Molina <Pablo@sumbox.com>

Enviado el: miércoles, 23 de octubre de 2024 10:28

Para: Javier Lopez Gdmez <j.lopez@cafedefinca.es>

CC: Mila Pendas <m.pendas@cafedefinca.es>; SOFIA BOEDO <s.boedo@cafedefinca.es>
Asunto: Re: Facturas Sumbox

Recibido gracias, me pongo a ello.

Pablo Molina
+34690600800
www.sumbox.com

EL23 oct 2024, a las 10:17, Javier Lopez Gamez <j.lopez@cafedefinca.es> escribio:

Buenos dias Pablo,

Adjunto listado con el detalle de las facturas pendientes y copia de todas ellas para que puedas realizar las comprobaciones oportunas.

Quedamos a la espera de tus comentarios y a tu entera disposicién para aclarar cualquier duda o consulta.

Muchas gracias y saludos,

JAVIER LOPEZ
DEP. ADMINISTRACION

CAFEDEFINCA.E

M- 658 881 838

T- 931 196 941

SEVILLA, 18 - 08860
CASTELLDEFELS, BARCELONA
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Este mensaje y los adjuntos pueden contener informacion confidencial, no estando permitida su comunicacion, reproduccion o distribucion. Si usted no es el destinatario final, le
rogamos nos lo comunigue y borre el mismo. De conformidad con lo que dispone el RGPD, LOPDGDD y deméds normativa legal vigente en materia de proteccion de datos
personales, le informamos que los datos personales seran tratados bajo la responsabilidad de CAFE DE FINCAS, S.L. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificacion,
portabilidad, supresion, limitacion y oposicion mandando un mensaje info@cafedefinca.es . Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podra presentar
una reclamacion ante la autoridad de control en www.aepd.es.

Para mas informacion puede consultar nuestra politica de privacidad.

De: Pablo Molina <Pabl umbox.com>
Enviado el: miércoles, 23 de octubre de 2024 10:09
Para: Mila Pendas <m.pen fedefin.

CC: Javier Lopez Gamez <j.lopez@cafedefinca.es>; SOFIA BOEDO <s.boedo@cafedefinca.es>

Asunto: Re: Facturas Sumbox

OK Mila muchas gracias.

Hola Sofia, y hola Javier.

¢Podéis, por favor, pasarme el archivo con mas resolucion? No veo bien los nimeros con la resolucién de este png.

Voy a parar las ventas en Amazon hasta saber qué esta pasado, para no agrandar la deuda.

Muchas gracias.

Pablo Molina
+34690600800
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EL23 oct 2024, a las 9:53, Mila Pendas <m.pendas@cafedefinca.es> escribié:

Buenos dias Pablo,
Pongo en copia a mis compafieros @Javier Lépez Gémez y @SOFIA BOEDQ ya que yo ya no llevo facturacién.
Pero igualmente te paso el detalle de las facturas que nos figuran pendientes en sistema.
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Cualquier duda comentamos.

Muchas gracias

Gracias y saludos,
MILAGROS PENDAS
DEP. ADMINISTRACION
_AFEDEFINCA.FU

M- 658 881 838

- 931 19

SEVILLA, 18 - 08860
CASTELLDEFELS, BARCELONA
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Este mensaje y los adjuntos pueden contener informacién confidencial, no estando permitida su comunicacion, reproduccién o distribucién. Si usted no es el
destinatario final, le rogamos nos lo comunique y borre el mismo. De conformidad con lo que dispone el RGPD, LOPDGDD y demés normativa legal vigente en
materia de proteccion de datos personales, le informamos que los datos personales serdn tratados bajo la responsabilidad de CAFE DE FINCAS, S.L. Puede ejercer
los derechos de acceso, rectificacion, portabilidad, supresion, limitacion y oposicién mandando un mensaje info@cafedefinca.es . Si considera que el tratamiento no
se ajusta a la normativa vigente, podra presentar una reclamacion ante la autoridad de control en www.aepd.es.

Para mas informacién puede consultar nuestra politica de privacidad.

-----Mensaje original-----

De: Pablo Molina <Pablo@sumbox.com>

Enviado el: miércoles, 23 de octubre de 2024 9:37
Para: Mila Pendas <m.pendas@cafedefinca.es>
Asunto: Facturas Sumbox

Hola Mila,

Me escribié Jonathan ayer avisdndome debemos facturas.
¢Puedes, por favor, mandarme un histérico?

Voy a revisar qué ha pasado.

Muchas gracias por adelantado. Saludos,

Pablo Molina

+34690600800
www.sumbox.com

<SUMBOX - FRAS. PENDIENTES.pdf>
<bulkNhmkkb.zip>
<FACTURAS SUMBOX zip>
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