De: SOFIA BOEDO
A Jaura cabrer:
ca: bila Pendas; Javier Léper Gémez; contabllidad@cmizabogados.com
Asunto: RE: Facturas
Fecha: viernes, 18 de julio de 2025 12:12:06
Archivos adjuntos: F231116 Laura Adriana Cabrera Taberna -Bertani cafe.odf
imanen? nng
imane00ong
imace004.ong
231168 | 21ra Adriana Carera eafee it

Importancia: Alta

Buenos dias,

El pasado 11 de julio les remitimos una comunicacién en relacién con las facturas F231168 y F231116, que segun nuestros registros contables
se encuentran vencidas y pendientes de pago.

A fecha de hoy no hemos recibido respuesta. Les agradeceriamos que nos indicaran, a la mayor brevedad posible, la fecha prevista de pago.
Quedamos a la espera de sus noticias.
Reciban un cordial saludo.

SOFIA BOEDO
DEP. ADMINISTRACION

CAFEDEFINCA.EU

M- 658 881 838

T- 931 196 941

SEVILLA, 18 - 08860
CASTELLDEFELS, BARCELONA

DESCUBRE TU

URIEEN CAFE DE FINCA
COFFEE RORSTERS

ETm EST. 2009

Este mensaje y los adjuntos pueden contener informacién confidencial, no estando permitida su comunicacién, reproduccién o distribucioen. Si
usted no es el destinatario final, le rogamos nos lo comunique y borre el mismo. De conformidad con lo que dispone el RGPD, LOPDGDD y demas
normativa legal vigente en materia de protecci6on de datos personales, le informamos que los datos personales seran tratados bajo la
responsabilidad de CAFE DE FINCAS, S.L. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificacion, portabilidad, supresion, limitacion y
oposici6on mandando un mensaje info@cafedefinca.es . Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podra presentar
una reclamacié6n ante la autoridad de control en www.aepd.es.

Para mas informacion puede consultar nuestra politica de privacidad.

De: SOFIA BOEDO

Enviado el: viernes, 11 de julio de 2025 11:23

Para: 'laura cabrera' <laurapupi30@hotmail.com>

€C: Mila Pendas <m.pendas@cafedefinca.es>; Javier Lopez Gamez <J.lopez@ > om! com>
Asunto: RE: Facturas

Buenos dias,

Disculpad, en el correo anterior olvidé incluir en copia a contabilidad@cmlzabogados.com. Reenvio el mensaje para que quede todo en el
hilo.

Disculpar las molestias.
A la espera de sus noticias, reciban un cordial saludo.

Gracias y saludos,
SOFIA BOEDO
DEP. ADMINISTRACION

CAFEDEFINCA.EU

M- 658 881 838

T- 931 196 941

SEVILLA, 18 - 08860
CASTELLDEFELS, BARCELONA

DESCUBRE TU

URIEEN CAFE DE FINCA
COFFEE ROASTERS

=ra EST. 2009

Este mensaje y los adjuntos pueden contener informacién confidencial, no estando permitida su comunicacién, reproduccién o distribucioen. Si
usted no es el destinatario final, le rogamos nos lo comunique y borre el mismo. De conformidad con lo que dispone el RGPD, LOPDGDD y demas
normativa legal vigente en materia de proteccion de datos personales, le informamos que los datos personales seran tratados bajo la
responsabilidad de CAFE DE FINCAS, S.L. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificacion, portabilidad, supresion, limitacion y
oposicién mandando un mensaje info@cafedefinca.es . Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podra presentar
una reclamacion ante la autoridad de control en www.aepd.es.

Para mas informacion puede consultar nuestra politica de privacidad.

De: SOFIA BOEDO

Enviado el: jueves, 10 de julio de 2025 17:40

Para: laura cabrera <laurapupi30@hotmail.com>

CC: Mila Pendas <m.pendas@cafedefinca.es>; Javier Lopez Gamez <Llopez@cafedefinca.es>
Asunto: RE: Facturas

Importancia: Alta

Buenas tardes Laura,

Salvo error por nuestra parte, todavia no hemos recibido el pago de las facturas vencidas y pendientes de pago. Adjunto detalle de los
importes pendientes y adjunto nuevamente facturas con su conocimiento.

Fecha Num Vencimiento Cliente F.Pago Subtotal IVA Total Cobrado Pendiente

26/06/23 F231168 11/07/23 Laura Adriana Cabrera Taberna (Bertani cafe) RECIBO DOMICILIADO 289,16 € 29,91 € 319,07 € - € 319,07€

19/06/23 F231116  04/07/23 Laura Adriana Cabrera Taberna (Bertani cafe) RECIBO DOMICILIADO 289,16 € 29,91€ 319,07 € 285,57 € 33,50€
578,32 € 59,82 € 638,14 € 285,57 € 352,57 €

Les rogamos nos indiquen a la mayor brevedad posible la fecha de pago prevista, si han efectuado el pago previo a la recepci6on de esta
comunicaci6n les rogamos
hagan caso omiso de la presente.

Por lo tanto, gracias por abonar la suma total de 352,57 EUR en nuestra cuenta bancaria:
BANCO SABADELL

IBAN: ES7200810012170002053617
SWIFT / BIC: BSABESBBXXX

A la espera de sus noticias, reciban un cordial saludo.
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CAFE DE FINCA CAFE DE FINCAS S.L
COFFEE ROASTERS C/EIEG\?ISLE,Z7?3
EST. 2009 ,

CASTELLDEFELS (08860), BARCELONA, Espafia
info@cafedefinca.es
658881838

Fecha: 19/06/2023
Vencimiento: 04/07/2023

FACTURA #F231116

Laura Adriana Cabrera Taberna Direccion de envio

X7718853F
Calle san juan 40
Malaga (29005), Espafia

Calle san juan 40,, Malaga 29005, ES

Total 319,07€

cODIGO

CDF-HONSTESA250

CDF-COLHUISA250

CDF-MEXORISA250

CDF-HONSJOSA250

CDF-ETISIDSA250

CDF-BRASACESA250

CONCEPTO

Café de Honduras,
Santa Elena,
Organico - 250qr -
Grano - Super
Automatica

Café de Colombia,
Cooperativa Ally -
250gr - Grano -

Super Automatica

Café de Mexico,
Descafeinado,
Regidn Pico Orizaba
- 250gr - Grano -
Super Auto

Café de Honduras,
San José - 250gr -
Grano - Super
Automatica

SIDAMO Etiopia

Café de Brasil,
Santa Cecilia -
250gr - Grano -
Super Automética

PRECIO

5,20€

5,20€

5,20€

8,18€

5,50€

5,20€

RECIBO
DOMICILIADO

UNIDADE

S

10

DTO.

0%

0%

0%

0%

0%

0%

SUBTOTAL

41,60€

52,00€

31,20€

32,73€

44,00€

41,60€

IVA

10%

10%

10%

10%

10%

10%

TOTAL

45,76€

57,20€

34,32€

36,00€

48,40€

45,76€

CAFE DE FINCAS, S.L. es Responsable del tratamiento de sus datos en conformidad con lo que dispone el RGPD, la LOPDGDD y demds normativa legal
vigente en materia de proteccién de datos personales, con la finalidad de mantener una relacién comercial con Ud. Los conservarad mientras se
mantenga esta relacién y el tiempo legalmente establecido. No se comunicaran a terceros salvo por obligacion legal. Puede ejercer sus derechos de
acceso, rectificacion, supresion, portabilidad, limitacion y oposicién a C/ Sevilla 18, 08860, Castelldefels, Barcelona, o enviando un correo electrénico
a info@cafedefinca.es. Para cualquier reclamacién puede dirigirse a www.aepd.es.

Para mds informacién puede consultar nuestra politica de privacidad.
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CAFE DE FINCR CAFE DE FINCAS S.L

COFFEE ROASTERS B66807769

EST. 2009 C/SEVILLA, 18

' CASTELLDEFELS (08860), BARCELONA, Espafia

info@cafedefinca.es

658881838

FACTURA #F231116 Fecha: 19/06/2023

Vencimiento: 04/07/2023

coODIGO CONCEPTO PRECIO UNIDADE DTO. SUBTOTAL IVA TOTAL
S

CDF-COLHUISA1 Café de Colombia, 18,50€ 2 0% 37,00€ 10% 40,70€

Cooperativa Ally -
1kg - Grano - Super
Automitica

Envio 9,03€ 1 0% 9,03€ 21% 10,93€
BASE IMPONIBLE IMPUESTO TOTAL IMPUESTO TOTAL
280,13€ IVA 10% 28,01€ 308,14€
9,03€ IVA 21% 1,90€ 10,93€
289,16€ 319,07€

Albaran #A232589
Pedido de venta #89884

Paid by bank transfer

RECIBO
DOMICILIADO

CAFE DE FINCAS, S.L. es Responsable del tratamiento de sus datos en conformidad con lo que dispone el RGPD, la LOPDGDD y demds normativa legal
vigente en materia de proteccién de datos personales, con la finalidad de mantener una relacién comercial con Ud. Los conservarad mientras se
mantenga esta relacién y el tiempo legalmente establecido. No se comunicaran a terceros salvo por obligacion legal. Puede ejercer sus derechos de
acceso, rectificacion, supresion, portabilidad, limitacion y oposicién a C/ Sevilla 18, 08860, Castelldefels, Barcelona, o enviando un correo electrénico
a info@cafedefinca.es. Para cualquier reclamacién puede dirigirse a www.aepd.es.

Para mds informacién puede consultar nuestra politica de privacidad.
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RE: Facturas

Javier Lopez Gémez
o Para laura cabrera
CC © Mila Pendas

(@ se han quitado los saltos de linea adicionales de este mensaje.

a F230403 Laura Cabrera Taberna -La perica sl.pdf
e 58KB
a F231058 Laura Adriana Cabrera Tabera -Bertani cafe.pdf _,
e 58KB

Buenos dias Laura,

Los cargos indicados son correctos:

F230676 Laura Cabrera Taberna -La perica sl.pdf
58 KB

F231116 Laura Adriana Cabrera Tabera -Bertani cafe.pdf _,
60 KB

- El cargo por valor de 66,99 € corresponde a nuestra factura F230403 (adjunto copia de la misma)
- El cargo por valor de 149,51 € corresponde a nuestra factura F230053 (adjunto copia de la misma)
- El cargo por valor de 94,31 € corresponde a nuestra factura F230676 (Adjunto copia de la misma)

‘ <) Responder

%) Responder a todos

> reenvar | [ ] [~

F230053 Laura Cabrera Taberna -La perica sl.pdf
58 KB

F231168 Laura Adriana Cabrera Tabera -Bertani cafe.pdf _,
60 KB

Es por ello que los tres cargos bancarios efectuados en su cuenta son correctos, no aparecian en el listado que facilité a su gestorfa por error, ya lo comenté con ellos.

Por otro lado, adjunto copia de las tres facturas pendientes de pago (por importe total de 705,13 €), fueron devueltos los tres recibos.

Rogamos, una vez haya realizado las comprobaciones oportunas, pueda proceder al pago mediante transferencia bancaria (como comentado en su anterior e-mail) a cualquiera de las siguientes cuentas bancarias:

- BBVA: ES96 0182 3974 6002 0160 9292
- B. SABADELL: ES72 0081 0012 1700 0205 3617
- ABANCA: ES95 2080 5810 2130 4007 2407

Quedamos a la espera de sus comentarios.

Muchas gracias y saludos,

mi. 14/02/2024 1056




Fecha Num Vencimiento  Cliente Descripcién Tags Cuenta FPago Subtotal Total Pendiente  Estado

2610672023 F21168 11072003 Lawa Adriana Cabrera Taverma - oocommerce © VENTAS PROFE..  RECIS0 DOMICILIADO motee soore  swore TN
Factura (Bertani... 90085

10067203 P11 owpzozs  Loue A CabreraToberna - Womcammrce gy © VENTAS PROFE..  RECIS0 DOMICILIADO smstee  soore 3asoc NCEEE

s7832¢ 63s14c  |32,57¢








CAFE DE FINCR CAFE DE FINCAS S.L

COFFEE RORSTERS B66807769
EST. 2009 C/SEVILLA, 18
’ CASTELLDEFELS (08860), BARCELONA, Espafia
info@cafedefinca.es
658881838
FACTURA #F231168 Fecha: 26/06/2023
Vencimiento: 11/07/2023
Laura Adriana Cabrera Taberna Direccion de envio
X7718853F Calle san juan 40,, Malaga 29005, ES TOtaI 3 19107€
Calle san juan 40
Malaga (29005), Espafia
cODIGO CONCEPTO PRECIO UNIDADE DTO. SUBTOTAL IVA TOTAL
S
CDF-HONSTESA250  Café de Honduras, 5,20€ 8 0% 41,60€ 10% 45,76€
Santa Elena,
Organico - 250qr -
Grano - Super
Automatica
CDF-COLHUISA250 Café de Colombia, 5,20€ 10 0% 52,00€ 10% 57,20€
Cooperativa Ally -
250gr - Grano -
Super Automatica
CDF-MEXORISA250 Café de Mexico, 5,20€ 6 0% 31,20€ 10% 34,32€
Descafeinado,
Regidn Pico Orizaba
- 250gr - Grano -
Super Auto
CDF-HONSJOSA250 Café de Honduras, 8,18€ 4 0% 32,73€ 10% 36,00€
San José - 250gr -
Grano - Super
Automatica
SIDAMO Etiopia 5,50€ 8 0% 44,00€ 10% 48,40€
CDF-BRASACESA250 Café de Brasil, 5,20€ 8 0% 41,60€ 10% 45,76€

Santa Cecilia -
250gr - Grano -
Super Automética

RECIBO
DOMICILIADO

CAFE DE FINCAS, S.L. es Responsable del tratamiento de sus datos en conformidad con lo que dispone el RGPD, la LOPDGDD y demds normativa legal
vigente en materia de proteccién de datos personales, con la finalidad de mantener una relacién comercial con Ud. Los conservarad mientras se
mantenga esta relacién y el tiempo legalmente establecido. No se comunicaran a terceros salvo por obligacion legal. Puede ejercer sus derechos de
acceso, rectificacion, supresion, portabilidad, limitacion y oposicién a C/ Sevilla 18, 08860, Castelldefels, Barcelona, o enviando un correo electrénico
a info@cafedefinca.es. Para cualquier reclamacién puede dirigirse a www.aepd.es.

Para mds informacién puede consultar nuestra politica de privacidad.
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CAFE DE FINCR CAFE DE FINCAS S.L

COFFEE ROASTERS B66807769

EST. 2009 C/SEVILLA, 18

) CASTELLDEFELS (08860), BARCELONA, Espafia

info@cafedefinca.es

658881838

FACTURA #F231168 Fecha: 26/06/2023

Vencimiento: 11/07/2023

cODIGO CONCEPTO PRECIO UNIDADE DTO. SUBTOTAL IVA TOTAL
S

CDF-COLHUISA1L Café de Colombia, 18,50€ 2 0% 37,00€ 10% 40,70€

Cooperativa Ally -
1kg - Grano - Super
Automitica

Envio 9,03€ 1 0% 9,03€ 21% 10,93€
BASE IMPONIBLE IMPUESTO TOTAL IMPUESTO TOTAL
280,13€ IVA 10% 28,01€ 308,14€
9,03€ IVA 21% 1,90€ 10,93€
289,16€ 319,07€

Albaran #A232709
Pedido de venta #90085

Paid by bank transfer

RECIBO
DOMICILIADO

CAFE DE FINCAS, S.L. es Responsable del tratamiento de sus datos en conformidad con lo que dispone el RGPD, la LOPDGDD y demds normativa legal
vigente en materia de proteccién de datos personales, con la finalidad de mantener una relacién comercial con Ud. Los conservarad mientras se
mantenga esta relacién y el tiempo legalmente establecido. No se comunicaran a terceros salvo por obligacion legal. Puede ejercer sus derechos de
acceso, rectificacion, supresion, portabilidad, limitacion y oposicién a C/ Sevilla 18, 08860, Castelldefels, Barcelona, o enviando un correo electrénico
a info@cafedefinca.es. Para cualquier reclamacién puede dirigirse a www.aepd.es.

Para mds informacién puede consultar nuestra politica de privacidad.
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Gracias y saludos,

SOFIA BOEDO
DEP. ADMINISTRACION

CAFEDEFINCA.EU
M- 658 881 838
T- 931 196 941

SEVILLA, 18 - 08860
CASTELLDEFELS, BARCELONA

DESCUBRE TU

CAFE DE FINCA
COFFEE RORSTERS
EST. 2009

Este mensaje y los adjuntos pueden contener informacion confidencial, no estando permitida su comunicacién, reproduccion o distribuciéon. Si
usted no es el destinatario final, le rogamos nos lo comunique y borre el mismo. De conformidad con lo que dispone el RGPD, LOPDGDD y demas
normativa legal vigente en materia de protecci6on de datos personales, le informamos que los datos personales seran tratados bajo la
responsabilidad de CAFE DE FINCAS, S.L. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificacion, portabilidad, supresion, limitacion y
oposicion mandando un mensaje info@cafedefinca.es . Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podra presentar
una reclamacion ante la autoridad de control en

Para mas informacién puede consultar nuestra politica de privacidad.

De: Javier Lopez Gémez <jlopez@cafedefinca es>
Enviado el: martes, 25 de febrero de 2025 11:33

Para: laura cabrera <|aurapupi30@hotmail.com>

€C: SOFIA BOEDO <s.boedo@cafedefinca.es>; Mila Pendas <m.pendas@cafedefinca.es>
Asunto: RE: Facturas

Buenos dias Laura,

A continuacion facilito el recorte del mail inicial en que adjunté todas las facturas y en la que acordamos el pago de los 705,13 € pendientes, de los cuales ya realizé un pago del 50% el 15/02/2024 quedando pendientes a dia de hoy 352,57 €:

RE: Facturas

‘ € Responder | %) Responderatodos | —> Reenviar

Javier Lopez Gamez
o Para laura cabrera mi. 14/02/2024 10:56
CC © Mila Pendas

(®) e han auitado los slos e fnea adiconaes e este mensle
F230053 Laura Cabrera Taberna -La perica sl.pdf
58 KB

F230676 Laura Cabrera Taberna -La perica sl.pdf
58KB

F230403 Laura Cabrera Taberna -La perica sl.pdf
58 KB
F231168 Laura Adriana Cabrera Tabema -Bertani cafe.pdf

F231116 Laura Adriana Cabrera Tabema -Bertani cafe.pdf ,
60KB

F231058 Laura Adriana Cabrera Tabera -Bertani cafe.pdf
60KB

58 KB

Buenos dias Laura,
Los cargos indicados son correctos:

- £l cargo por valor de 66,99 € corresponde a nuestra factura F230403 (adjunto copia de la misma)

- El cargo por valor de 149,51 € corresponde a nuestra factura F230053 (adjunto copia de la misma)

- El cargo por valor de 94,31 € corresponde a nuestra factura F230676 (Adjunto copia de la misma)

Es por ello que los tres cargos bancarios efectuados en su cuenta son correctos, no aparecian en el listado que facilité a su gestorfa por error, ya lo comenté con ellos.
Por otro lado, adjunto copia de las tres facturas pendientes de pago (por importe total de 705,13 €), fueron devueltos los tres recibos.

Rogamos, una vez haya realizado las comprobaciones oportunas, pueda proceder al pago mediante transferencia bancaria (como comentado en su anterior e-mail) a cualquiera de las siguientes cuentas bancarias:

- BBVA: ES96 0182 3974 6002 0160 9292
- B. SABADELL: ES72 0081 0012 1700 0205 3617
- ABANCA: ES95 2080 5810 2130 4007 2407

Quedamos a la espera de sus comentarios.

Muchas gracias y saludos,
.

Es decir, no llegd a realizar el segundo pago para liquidar la totalidad de la deuda, es por eso que a dia de hoy tenemos pendiente de cobro 352,57 € como comentado, indico el detalle de la deuda actualizado:

Fecha ' Num ¥ Vencimiento  Cliente Descripcion Tags Cuenta F.Pago Subtotal Total Pendiente  Estado

26/0672023 T2 168 11/07/2023 Laura Adriana Cabrera Taberna  woocommerce © VENTAS PROFE..  RECIBO DOMICILIADO 289,166 319,07¢ B vencido |
Factura (Bertani.. 90085

19/06/2023 Em“ e 04/07/2023 (L;:;‘aa:‘d”“"a Cabrera Tabema ;‘g%“'ﬂ?mmeme @ VENTAS PROFE..  RECIBO DOMICILIADO 280,16€  310,07¢€ EEEV  vencido |

578,32¢ 638,14€  352,57¢€

Quedamos a su entera disposicion para aclarar cualquier tipo de duda o consulta.

Muchas gracias y saludos,

JAVIER LOPEZ
DEP. ADMINISTRACION

AFEDEFINCA.E

M- 658 881 838

T- 931 196 941

SEVILLA, 18 - 08860
CASTELLDEFELS, BARCELONA

DESCUBRE TU

CAFE DE FINCA
COFFEE RORSTERS
EST. 2009

Este mensaje y los adjuntos pueden contener informacién confidencial, no estando permitida su comunicacién, reproduccién o distribucién. Si usted no es el destinatario final, le rogamos nos lo comunique y borre el mismo. De conformidad con lo que dispone el
RGPD, LOPDGDD y demés normativa legal vigente en materia de proteccién de datos personales, le informamos que los datos personales serén tratados bajo la responsabilidad de CAFE DE FINCAS, S.L. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificacion,
portabilidad, supresién, limitacién y oposicién mandando un mensaje info@cafedefinca.es . Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podré presentar una reclamacion ante la autoridad de control en www aepd es.
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Para mas informacién puede consultar nuestra politica de privacidad

De: laura cabrera <laurapupi30@hotmail.com>
Enviado el: lunes, 24 de febrero de 2025 18:18
Para: Javier Lépez Gamez <[.lopez@cafedefinca.es>
Asunto: Re: Facturas

Buenas tardes, las abonaré cuando me las envien.. nunca me las enviaron
Gracias

Laura

Enviado desde mi iPhone

EL 24 feb 2025, a las 17:39, Javier Lépez Gamez <jlopez@cafedefinca.es> escri

Buenas tardes Laura,
Salvo error, a dia de hoy no hemos recibido el cobro de las facturas pendientes ni comentarios al respecto.

<image001.png>

Rogamos pueda facilitarnos el justificante de pago a la mayor brevedad posible para poder dejar saldada su cuenta.
Quedamos a la espera de sus comentarios.

Muchas gracias y saludos,

JAVIER LOPEZ
DEP. ADMINISTRACION

CAFEDEFINCA.EU

M- 658 881 838

T-931196 941

SEVILLA, 18 - 08860
CASTELLDEFELS, BARCELONA

Este mensaje y los adjuntos pueden contener informacién confidencial, no estando permitida su comunicacién, reproduccién o distribucién. Si usted no es el destinatario final, le rogamos nos lo comunique y borre el mismo. De conformidad con lo
que dispone el RGPD, LOPDGDD y demés normativa legal vigente en materia de proteccion de datos personales, le informamos que los datos personales seran tratados bajo la responsabilidad de CAFE DE FINCAS, S.L. Puede ejercer los derechos de
acceso, rectificacion, portabilidad, supresion, limitacién y oposicién mandando un mensaje info@cafedefinca.es . Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podr presentar una reclamacién ante la autoridad de control en

www .aepd.es.

Para mis informacion puede consultar nuestra politica de privacidad

-Mensaje original-
De: Javier Lépez Gémez <Llopez@cafedefinca.es>
Enviado el: miércoles, 14 de febrero de 2024 15:14
Para: laura cabrera <laurapupi30@hotmail.com>
CC: Mila Pendas <m.pen fedefinca.es>
Asunto: RE: Facturas

Buenas tardes Laura,

Iban adjuntas en mi anterior e-mail, las adjunto de nuevo.
Muchas gracias y saludos,

JAVIER LOPEZ

DEP. ADMINISTRACION

CAFEDEFINCA.EU

M- 658 881 838

T-931196 941

SEVILLA, 18 - 08860
CASTELLDEFELS, BARCELONA

Este mensaje y los adjuntos pueden contener informacion confidencial, no estando permitida su comunicacién, reproduccién o distribucién. Si usted no es el destinatario final, le rogamos nos lo comunique y borre el mismo. De conformidad con lo
les seran tratados bajo la responsabilidad de CAFE DE FINCAS, S.L. Puede ejercer los derechos de

que dispone el RGPD, LOPDGDD y demas normativa legal vigente en materia de proteccion de datos les, le que los datos

acceso, rectificacion, portabilidad, supresién, limitacién y oposicién mandando un mensaje info@cafedefinca.es . i considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podré presentar una reclamacion ante la autoridad de control en

www.aepd.es.

Para mis informacion puede consultar nuestra politica de privacidad

———-Mensaje original----
De: laura cabrera <laurapupi30@hotmail.com> Enviado el: miércoles, 14 de febrero de 2024 13:12
Para: Javier Lépez Gémez <j.lopez@cafedefinca.es>

Asunto: Re: Facturas

Por favor enviame ya sea ahora o al cancelar las 3 facturas porque no me las enviaron nunca.
por eso no las habia pagado pero tampoco presentado en mi trimestre..

Aun puedo devengar ese iva

Gracias

Enviado desde mi iPhone

> El 14 feb 2024, a las 11:36, Javier Lopez Gamez <Llopez@cafedefinca.es> escribié
>

> Hola Laura,

>

> Ok, muchas gracias por su gestion.

>

> Que tenga un buen dia, le confirmamos en cuanto hayamos recibido su transferencia y le actualizamos el estado de cuenta.
>

>Muchas gracias y saludos,

>

>

>

> JAVIER LOPEZ

> DEP. ADMINISTRACION

>

> CAFEDEFINCA.EU

>
> M- 658 881 838

>T-931196 941

> SEVILLA, 18 - 08860

> CASTELLDEFELS, BARCELONA

Este mensaje y los adjuntos pueden contener informacién confidencial, no estando permitida su 6n, reproduccion o

Si usted no es el d

inatario final, le rogamos nos lo comunique y borre el mismo. De conformidad con o
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que dispone el RGPD, LOPDGDD y demés normativa legal vigente en materia de proteccion de datos le que los datos les serdn tratados bajo la responsabilidad de CAFE DE FINCAS, S.L. Puede ejercer los derechos de

acceso, rectificacion, portabilidad, supresién, limitacién y oposicion mandando un mensaje info@cafedefinca.es . Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podré presentar una reclamacion ante la autoridad de control en
www.aepd.es.

> Para més informacion puede consultar nuestra politica de privacidad.

>

> -—Mensaje original-

> De: laura cabrera <laurapupi30@hotmail.com> Enviado el: miércoles, 14

> de febrero de 2024 11:15

> Para: Javier Lopez Gamez <jlopez@cafedefinca.es>

> Asunto: Re: Facturas

>

>Buenos dias, la prevision de pago es la siguiente: en este momento transfiero el 50 % de la deuda, es decir: 352,56€ Y el mes proximo para la otra parte restante...
> Ahora me es dificil pagarlo todo junto.

> Un saludo y adjunto conprobante en un proximo correo Laura

>

> Enviado desde mi iPhone

>
>> El 14 feb 2024, a las 10:56, Javier Lopez Gémez <Llopez@cafedefinca.es> escribié

>

>> Buenos dias Laura,

>

>> Los cargos indicados son correctos:

>

>> - £l cargo por valor de 66,99 € corresponde a nuestra factura 230403

>> (adjunto copia de la misma)

>> - El cargo por valor de 149,51 € corresponde a nuestra factura

>> F230053 (adjunto copia de la misma)

>> - El cargo por valor de 94,31 € corresponde a nuestra factura F230676

>> (Adjunto copia de la misma)

>

>> Es por ello que los tres cargos bancarios efectuados en su cuenta son correctos, no aparecian en el listado que facilité a su gestorfa por error, ya lo comenté con ellos,
>

>> Por otro lado, adjunto copia de las tres facturas pendientes de pago (por importe total de 705,13 €), fueron devueltos los tres recibos.

>

>> Rogamos, una vez haya realizado las comprobaciones oportunas, pueda proceder al pago mediante transferencia bancaria (como comentado en su anterior e-mail) a cualquiera de las siguientes cuentas bancarias:
>

>>- BBVA: ES96 0182 3974 6002 0160 9292

>>-B. SABADELL: ES72 0081 0012 1700 0205 3617

>> - ABANCA: ES95 2080 5810 2130 4007 2407

>

>> Quedamos a la espera de sus comentarios.

>

>>Muchas gracias y saludos,

>> JAVIER LOPEZ

>> DEP. ADMINISTRACION

>>

>> CAFEDEFINCA.EU

>>

>> M- 658 881 838
>>T-931196 941

>> SEVILLA, 18 - 08860

>> CASTELLDEFELS, BARCELONA

>> Este mensaje y los adjuntos pueden contener informacion confidencial, no estando permitida su comunicacién, reproduccion o distribucion. Si usted no es el destinatario final, le rogamos nos lo comunique y borre el mismo. De conformidad con lo
que dispone el RGPD, LOPDGDD y demés normativa legal vigente en materia de proteccion de datos personales, le informamos que los datos personales serdn tratados bajo la responsabilidad de CAFE DE FINCAS, S.L. Puede ejercer los derechos de

acceso, rectificacion, portabilidad, supresion, limitacion y oposicién mandando un mensaje info@cafedefinca.es . Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podra presentar una reclamacion ante la autoridad de control en
www.aepd.es.

>> Para més informacién puede consultar nuestra politica de privacidad.

>>

>> De: laura cabrera <laurapupi30@hotmail.com> Enviado el: martes, 13 de

>> febrero de 2024 23:55

>> Para: Javier Lopez Gémez <Llopez@cafedefinca.es>

>> Asunto: Facturas

>

>> Buenos dias , he revisado que efectivamente no tengo registros de haber pagado las dos facturas de €319,07 Pero tengo registro de otros pagos, los cuales no. Figuran como facturas emitidas y si fueron debitadas de mi cuenta
>> Solicito la copia de dichas facturas y si los debitos fueron erroneos, quiero compensar la deuda.
>> Detalle: debito con fecha 7/4/2023

>> Por 66,99€

>> Debito fecha 6/4 por 149,51€

>>Y el del 2/5 de 94,31€

>

>>

>> Espero estas facturas y procedere al pago de o adeudado

>>

>> Laura cabrera

>> Enviado desde mi iPhone

> <F230403 Laura Cabrera Taberna -La perica sl.pdf>

>> <F230676 Laura Cabrera Taberna -La perica sl.pdf>
>><F230053 Laura Cabrera Taberna -La perica sl.pdf>

>> <F231058 Laura Adriana Cabrera Taberna -Bertani cafe.pdf>
>><F231116 Laura Adriana Cabrera Taberna -Bertani cafe.pdf>
>> <F231168 Laura Adriana Cabrera Taberna -Bertani cafe.pdf>
<mime-attachment>

<F231058 Laura Adriana Cabrera Taberna -Bertani cafe.pdf>
<F231116 Laura Adriana Cabrera Taberna -Bertani cafe.pdf>
<F231168 Laura Adriana Cabrera Taberna -Bertani cafe.pdf>
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