contabilidad@copyfaxcor.com

De: contabilidad@copyfaxcor.com

Enviado el: lunes, 20 de mayo de 2024 10:35

Para: ‘alamedillas.com@gmail.com’; 'antoniosantacruz.com@gmail.com’
Asunto: RV: Factura y n° cuenta para transferencia

Datos adjuntos: 1-440990.pdf

Buenos dias,

Segun lo acordado con Francisco Gil sobre el pago fraccionado en dos vencimientos del importe total de la factura
1/440990 de fecha 06/02/2024, a dia de hoy Unicamente hemos recibido el primer pago, quedando pendiente el
segundo, previsto para el 15/05/2024 (183,93€).

Sobre este segundo pago que le menciono, no hemos recibido la transferencia ni el justificante de haber realizado la
misma, por lo que ruego nos indiquen en qué estado se encuentra dicho pago.

Un saludo.

Barbara Sanchez Pulido
Contabilidad@copyfaxcor.com

Tfno: 957 322 396 Fax: 957 322 133
C/ Esteban de Cabrera, parc-84 nave 16
14014 Cérdoba
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En cumplimiento del articulo 5 de la Ley Organica 15/1999 de 13 de Diciembre de Proteccion de datos de caracter personal se le informa de que sus datos
estan incluidos en un fichero de tratamiento de datos del que es responsable Cordobesa de Copiadoras y Fax SL " Copyfaxcor SL ", con domicilio fiscal en
C/Esteban de Cabrera, parc-14 N-86, 14014 Cordoba ( Espafia ). La finalidad del tratamiento de dichos datos es permitirle conocer nuestros productos y/o
servicios e informarle de asuntos relacionados que sean de su interés ( ofertas, descuentos especiales, etc ). Dichos datos fueron recogidos por Cordobesa
de Copiadoras y Fax SL directamente de usted en el proceso de alta como cliente. Sus datos NO seran cedidos a otras empresas ni utilidados con una
finalidad distinta a la especificada. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificacion, cancelacién y oposicién dirigiéndose por escrito a la direccion
indicada.
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INFORMACION IMPORTANTE

La informacion contenida en este e-mail va dirigida Unicamente a su destinatario y podria contener informacion confidencial, si Ud. no es el destinatario
indicado, no debe copiar, distribuir, o llevar a cabo ninguna accién con el mismo. Si hubiera recibido este e-mail, por error, por favor notifiquenos
inmediatamente por e-mail o teléfono.

IMPORTANT NOTICE

The information contained in this e-mail is intended for the named recipients only. It may contain privileged and confidential information and if you are not the
intended recipient you must not copy, distribute or take any action in reliance upon it. If you have received this e-mail in error, please notify us immediately by
e-mail or telephone.

De: contabilidad@copyfaxcor.com <contabilidad@copyfaxcor.com>

Enviado el: miércoles, 17 de abril de 2024 9:28

Para: 'alamedillas.com@gmail.com' <alamedillas.com@gmail.com>; 'antoniosantacruz.com@gmail.com'
<antoniosantacruz.com@gmail.com>

Asunto: Factura y n? cuenta para transferencia

Buenos dias,

Segun conversacion telefonica mantenida con Francisco Gil, adjunto remito factura 1/440990 de fecha 06/02/2024
que han acordado pagar mediante transferencia bancaria en 2 vencimientos:

- Primero el dia 30/04/2024 en el que se abonara el 50% del importe de la misma (183,93€)
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- Segundo el dia 15/05/2024 en el que se abonara el resto de la factura (183,93€)

A continuacidn le detallo nuestro nimero de cuenta para que puedan hacer las transferencias correspondientes.
Una vez realizadas, remitannos el justificante a este mismo correo.

CAJASUR ES68 0237 0172 2091 5344 4901
Ruego, confirmen la recepcién de este email.
Muchas gracias.

Un saludo.

Barbara Sanchez Pulido
Contabilidad@copyfaxcor.com

Tfno: 957 322 396 Fax: 957 322 133
C/ Esteban de Cabrera, parc-84 nave 16
14014 Cérdoba
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En cumplimiento del articulo 5 de la Ley Organica 15/1999 de 13 de Diciembre de Proteccion de datos de caracter personal se le informa de que sus datos
estan incluidos en un fichero de tratamiento de datos del que es responsable Cordobesa de Copiadoras y Fax SL " Copyfaxcor SL ", con domicilio fiscal en
C/Esteban de Cabrera, parc-14 N-86, 14014 Cdérdoba ( Espafia ). La finalidad del tratamiento de dichos datos es permitirle conocer nuestros productos y/o
servicios e informarle de asuntos relacionados que sean de su interés ( ofertas, descuentos especiales, etc ). Dichos datos fueron recogidos por Cordobesa
de Copiadoras y Fax SL directamente de usted en el proceso de alta como cliente. Sus datos NO seran cedidos a otras empresas ni utilidados con una
finalidad distinta a la especificada. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificacion, cancelacién y oposicién dirigiéndose por escrito a la direccion
indicada.

INFORMACION IMPORTANTE

La informacion contenida en este e-mail va dirigida Unicamente a su destinatario y podria contener informacion confidencial, si Ud. no es el destinatario
indicado, no debe copiar, distribuir, o llevar a cabo ninguna accién con el mismo. Si hubiera recibido este e-mail, por error, por favor notifiquenos
inmediatamente por e-mail o teléfono.

IMPORTANT NOTICE

The information contained in this e-mail is intended for the named recipients only. It may contain privileged and confidential information and if you are not the
intended recipient you must not copy, distribute or take any action in reliance upon it. If you have received this e-mail in error, please notify us immediately by
e-mail or telephone.




