
Asunto: Re: ÚlƟma Factura
De: Marcos MarƟn <marcos.marƟn@idavinci.es>
Fecha: 07/01/2024, 12:13
Para: Eduardo Feito Cezar <eduardo@efcezar.com>

Buenos dias Eduardo , seguimos esperando a que nos de el ok el CDTI y nos pague , gracias por tu
paciencia 

Un saludo 

Transformamos ideas en innovación rentable

Marcos Marơn Hernández
Director general
IDavinci Imagina SL
Tfno: 661786168
www.idavinci.es
marcos.marƟn@idavinci.es

AVISO: En cumplimiento de lo establecido en la normaƟva vigente en materia de protección de datos, en específico en el Reglamento (UE) 2016/679 del

Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (RGPD) le informamos que Ud. ha facilitado sus datos a IDAVINCI IMAGINA S.L., con C.I.F número

B8469553. Mediante el envío de sus datos, otorga su consenƟmiento expreso, inequívoco e informado a IDAVINCI para su tratamiento con la finalidad de

atender sus consultas y/o mantener la relación comercial, y/o contractual que en su caso se establezca. Los datos proporcionados se conservarán mientras se

mantenga la referida relación o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en

que exista una obligación legal, ni se realizará transferencia internacional de los mismos. Tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando sus

datos personales y podrá acceder a los mismos, solicitar su recƟficación, supresión, limitación u oponerse a su tratamiento enviando un email a:

ana.roldan@idavinci.es. y podrá obtener más información en la políƟca de privacidad que se encuentra en nuestra página web www.idavinci.es

Este mensaje, y en su caso, cualquier fichero anexo al mismo, puede contener información confidencial, siendo para uso exclusivo del desƟnatario, quedando

prohibida su divulgación copia o distribución a terceros sin la autorización expresa del remitente. Si Ud. ha recibido este mensaje erróneamente, se ruega lo

noƟfique al remitente y proceda a su eliminación.

De: Eduardo Feito Cezar <eduardo@efcezar.com>
Enviado: viernes, 5 de enero de 2024 12:41
Para: Marcos MarƟn <marcos.marƟn@idavinci.es>
Asunto: Re: ÚlƟma Factura

Buenos días Marcos,
puedes decirme algo de la factura pendiente?
Gracias,
Un saludo
El 28/11/2023 a las 9:55, Marcos MarƟn escribió:

Eduardo en cuanto nos paguen a nosotros , te pagamos , estamos esperando al CDTI

Un saludo
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Marcos Marơn Hernández
Director general
IDavinci Imagina SL
Tfno: 661786168
www.idavinci.es
marcos.marƟn@idavinci.es

La información contenida en este correo electrónico y los ficheros anexos son confidenciales y deberán ser leídos, exclusivamente, por la persona o

enƟdad a quién van dirigidos. Si recibió esta comunicación por error, por favor, informe de inmediato al remitente y borre el mensaje y los ficheros

anexos sin leer, copiar, grabar, distribuir, difundir o hacer cualquier otro uso de la información. El correo electrónico vía Internet no permite asegurar la

confidencialidad o la correcta recepción de los mensajes, por lo que IDAVINCI no asume ninguna responsabilidad por los posibles daños causados. Para

más información acerca de IDAVINCI por favor acceda a nuestra página Web en: www.idavinci.es

Por favor, no imprima este correo electrónico salvo si es estrictamente necesario. El medio ambiente lo agradece.

De: Eduardo Feito Cezar <eduardo@efcezar.com>
Enviado el: martes, 28 de noviembre de 2023 9:38
Para: Marcos MarƟn <marcos.marƟn@idavinci.es>
Asunto: RE: ÚlƟma Factura

Buenos días Marcos, puedes decirme algo de como va este tema. 

Gracias, 
un saludo

Eduardo Feito Cezar
Desarrollo Web | efcezar.com

645 79 50 19

eduardo@efcezar.com

https://efcezar.com

El contenido de este correo electrónico y sus anexos son estrictamente confidenciales. En caso de
que no sea el destinatario y haya recibido este mensaje por error, agradecemos que lo comunique
inmediatamente al remitente, sin difundir, almacenar o copiar su contenido. La difusión por cualquier
medio del contenido de este correo podría ser sancionada conforme lo previsto a las leyes españolas.
No se autoriza la utilización con fines comerciales o para su incorporación a ficheros automatizados
de las direcciones del emisor o del destinatario.
El 27 oct 2023, 12:22 +0200, Eduardo Feito Cezar <eduardo@efcezar.com>, escribió:

Hola Marcos, no hay problema. En cuanto a entregables, he ido mandando lo que se me ha
solicitado. El código lo Ɵene Fran y en cuanto a documentación y listado de tareas, lo he mandado
cuando se me ha solicitado.
En cualquier caso, si necesitáis algo más, me decís.

Un saludo

Eduardo Feito Cezar
Desarrollo Web | efcezar.com

645 79 50 19

eduardo@efcezar.com

https://efcezar.com
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El contenido de este correo electrónico y sus anexos son estrictamente confidenciales.
En caso de que no sea el destinatario y haya recibido este mensaje por error,
agradecemos que lo comunique inmediatamente al remitente, sin difundir, almacenar o
copiar su contenido. La difusión por cualquier medio del contenido de este correo podría
ser sancionada conforme lo previsto a las leyes españolas. No se autoriza la utilización
con fines comerciales o para su incorporación a ficheros automatizados de las
direcciones del emisor o del destinatario.
El 27 oct 2023, 12:18 +0200, Marcos MarƟn <marcos.marƟn@idavinci.es>, escribió:

Buenos días, Eduardo.

Disculpa no haberte respondido antes, me ha sido imposible.

Recibida factura, te cuento el día 15 se hace la jusƟficación del proyecto y se
empiezan a liberar los pagos, en cuanto cobremos, te pagaremos

Por cierto los entregables de tu trabajo me los has mandado, código, documentación
del trabajo y tareas realizadas , …

Un saludo
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Marcos Marơn Hernández
Director general
IDavinci Imagina SLU
Tfno: 661786168
www.idavinci.es
marcos.marƟn@idavinci.es
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La información contenida en este correo electrónico y los ficheros anexos son confidenciales y deberán ser leídos,

exclusivamente, por la persona o enƟdad a quién van dirigidos. Si recibió esta comunicación por error, por favor,

informe de inmediato al remitente y borre el mensaje y los ficheros anexos sin leer, copiar, grabar, distribuir, difundir

o hacer cualquier otro uso de la información. El correo electrónico vía Internet no permite asegurar la

confidencialidad o la correcta recepción de los mensajes, por lo que IDAVINCI no asume ninguna responsabilidad por

los posibles daños causados. Para más información acerca de IDAVINCI por favor acceda a nuestra página Web

en: www.idavinci.es

Por favor, no imprima este correo electrónico salvo si es estrictamente necesario. El medio ambiente lo agradece.

De: Eduardo Feito Cezar <eduardo@efcezar.com>
Enviado el: viernes, 27 de octubre de 2023 10:58
Para: Marcos MarƟn <marcos.marƟn@idavinci.es>
Asunto: ÚlƟma Factura

Hola Marcos, en vista de que no es posible contactar conƟgo, te adjunto la úlƟma
factura y doy por concluido el trabajo. 
Cualquier duda, me dices.

Un saludo

Re: UƵ ltima Factura
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Eduardo Feito Cezar
Desarrollo Web | efcezar.com

645 79 50 19

eduardo@efcezar.com

https://efcezar.com

El contenido de este correo electrónico y sus anexos son estrictamente
confidenciales. En caso de que no sea el destinatario y haya recibido este
mensaje por error, agradecemos que lo comunique inmediatamente al
remitente, sin difundir, almacenar o copiar su contenido. La difusión por
cualquier medio del contenido de este correo podría ser sancionada
conforme lo previsto a las leyes españolas. No se autoriza la utilización con
fines comerciales o para su incorporación a ficheros automatizados de las
direcciones del emisor o del destinatario.

--

Eduardo Feito Cezar
Desarrollo Web | efcezar

645 79 50 19

eduardo@efcezar.com

https://efcezar.com

El contenido de este correo electrónico y sus anexos son estrictamente confidenciales. En caso de que no sea el desƟnatario y haya
recibido este mensaje por error, agradecemos que lo comunique inmediatamente al remitente, sin difundir, almacenar o copiar su
contenido. La difusión por cualquier medio del contenido de este correo podría ser sancionada conforme lo previsto a las leyes
españolas. No se autoriza la uƟlización con fines comerciales o para su incorporación a ficheros automaƟzados de las direcciones
del emisor o del desƟnatario.
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