From: KLAI* Kevin kbustillos@weareklai.com &
Subject: Re: Proyecto Petshopboards
Date: 8 April 2024 at 17:45
To: Julio Arnau Cruz julio@petshopboards.com

Buenos dias Julio,

AUn no recibido respuesta y tampoco el pago de los servicios y ha pasado aproximadamente un afio desde la
primera factura. Si el problema persiste, me veré en la obligacién de tomar medidas legales.

Siento la insistencia.
Un saludo

Kevin Bustillos Acurio
Founder

+34 663 456 924
kbustillos @weareklai.com

www.weareklai.com

KLAI

www.weareklai.com

Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y puede contener informacién confidencial y sujeta al secreto
profesional, cuya divulgacion no esté permitida por Ley.

En caso de haber recibido este mensaje por error, le rogamos que, de forma inmediata, nos lo comunique mediante correo
electrénico remitido a nuestra atencion y proceda a su eliminacion, asi como a la de cualquier documento adjunto al mismo.

Asimismo, le comunicamos que la distribucion, copia o utilizacién de este mensaje, o de cualquier documento adjunto al
mismo, cualquiera que fuera su finalidad, estén prohibidas por la ley.

En aras del cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo
a la proteccién de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos
datos y la Ley Orgdnica 3/2018, de 5 de diciembre, de proteccién de datos personales y garantia de los derechos digitales,
puede ejercer los derechos de acceso, rectificacion, cancelacion, limitacion, oposicion y portabilidad de manera gratuita
mediante correo electrénico a: hola@weareklai.com

On 26 Mar 2024, at 10:25, KLAI* Kevin <kbustillos @weareklai.com> wrote:
Hola Julio,
¢ Has podido leer mi correo anterior?

Un saludo

Kevin Bustillos Acurio
Founder

+34 663 456 924
kbustillos@weareklai.com
www.weareklai.com
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Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y puede contener informacién confidencial y sujeta al
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secreto profesional, cuya divulgacion no estd permitida por Ley.

En caso de haber recibido este mensaje por error, le rogamos que, de forma inmediata, nos lo comunique mediante correo
electrénico remitido a nuestra atencién y proceda a su eliminacién, asi como a la de cualquier documento adjunto al
mismo.

Asimismo, le comunicamos que la distribucion, copia o utilizacién de este mensaje, o de cualquier documento adjunto al
mismo, cualquiera que fuera su finalidad, estén prohibidas por la ley.

En aras del cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion
de estos datos y la Ley Orgdnica 3/2018, de 5 de diciembre, de proteccién de datos personales y garantia de los derechos
digitales, puede ejercer los derechos de acceso, rectificacion, cancelacion, limitacion, oposicion y portabilidad de manera
gratuita mediante correo electronico a: hola@weareklai.com

On 5 Mar 2024, at 11:54, KLAI* Kevin <kbustillos@weareklai.com> wrote:
Buenos dias Julio, ;que tal?

Te envio este correo breve para preguntarte si podras abonar la cantidad que falta este mes.

Un saludo
<Footer-Mail-Kevin.jpg>

Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y puede contener informacién confidencial y sujeta al
secreto profesional, cuya divulgacion no estd permitida por Ley.

En caso de haber recibido este mensaje por error, le rogamos que, de forma inmediata, nos lo comunique mediante
correo electroénico remitido a nuestra atencion y proceda a su eliminacion, asi como a la de cualquier documento adjunto
al mismo.

Asimismo, le comunicamos que la distribucion, copia o utilizacién de este mensaje, o de cualquier documento adjunto al
mismo, cualquiera que fuera su finalidad, estén prohibidas por la ley.

En aras del cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulacién de estos datos y la Ley Orgénica 3/2018, de 5 de diciembre, de proteccion de datos personales y garantia de
los derechos digitales, puede ejercer los derechos de acceso, rectificacion, cancelacion, limitacién, oposicion y
portabilidad de manera gratuita mediante correo electrénico a: hola@weareklai.com

On 12 Feb 2024, at 09:59, Julio Arnau Cruz <julio@petshopboards.com> wrote:

Buenos dias Kevin, perdona todo este tiempo sin decir nada, no esta siendo facil, estamos muy al borde de
cerrar, pero ya viene marzo y creo que se animara.

Por favor dime que es lo que se debe ahora mismo, si puedes ponerme las facturas pendientes te lo
agradeceria, no las encuentro.

Muchas gracias.

Julio Arnau
Petshop Skateboards

El 5 dic 2023, a las 12:25, KLAI* Kevin <kbustillos@weareklai.com> escribi6:
Buenas tardes Julio, de acuerdo.
Espero que podamos cerrar este tema pronto y que vaya muy bien la negociacion con el banco.

Un saludo
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Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y puede contener informacion confidencial y sujeta
al secreto profesional, cuya divulgacion no esté permitida por Ley.

En caso de haber recibido este mensaje por error, le rogamos que, de forma inmediata, nos lo comunique mediante



COITeo electronico remitdo d NUESTrd atencion y procedd d su eliminacion, asi Como d 1a de cuaiquier documento
adjunto al mismo.

Asimismo, le comunicamos que la distribucion, copia o utilizacién de este mensaje, o de cualquier documento
adjunto al mismo, cualquiera que fuera su finalidad, estan prohibidas por la ley.

En aras del cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulacién de estos datos y la Ley Orgénica 3/2018, de 5 de diciembre, de proteccién de datos personales y garantia
de los derechos digitales, puede ejercer los derechos de acceso, rectificacion, cancelacioén, limitacion, oposicion y
portabilidad de manera gratuita mediante correo electronico a: hola@weareklai.com

On 23 Nov 2023, at 14:55, Julio Arnau Cruz <julio@petshopboards.com> wrote:

Buenas tardes Kevin, perdona por no decir nada antes, sigo peleando el tema del crédito y espero que
llegue antes de navidad porque tengo muchas cosas pendientes, vosotros sois una y una que quiero
arreglar antes de que acabe este afo.

Siento no haber dado sefales, esta siendo duro la verdad, pronto me comunico con noticias o con un
comprobante.

Perdona y muchas gracias por la paciencia.

Julio Arnau
Petshop Skateboards

El 23 nov 2023, a las 12:44, KLAI* Kevin <kbustillos @weareklai.com> escribio:

Hola Julio ¢Que tal?

Necesitaria que abonaras los pagos de las facturas de los pagos atrasados lo mas pronto posible por
favor.

Vamos hablando,
Un saludo

<Footer-Mail-Kevin.jpg>

Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y puede contener informacion confidencial y
sujeta al secreto profesional, cuya divulgacion no esté permitida por Ley.

En caso de haber recibido este mensaje por error, le rogamos que, de forma inmediata, nos lo comunique
mediante correo electrénico remitido a nuestra atencién y proceda a su eliminaciéon, asi como a la de cualquier
documento adjunto al mismo.

Asimismo, le comunicamos que la distribucién, copia o utilizacién de este mensaje, o de cualquier documento
adjunto al mismo, cualquiera que fuera su finalidad, estan prohibidas por la ley.

En aras del cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulacién de estos datos y la Ley Orgdnica 3/2018, de 5 de diciembre, de proteccién de datos personales y
garantia de los derechos digitales, puede ejercer los derechos de acceso, rectificacion, cancelacion, limitacion,
oposicién y portabilidad de manera gratuita mediante correo electrénico a: hola@weareklai.com

On 15 Sep 2023, at 19:20, KLAI* Kevin <kbustillos@weareklai.com> wrote:

Hola Julio, espero que puedas solucionarlo todo el tema del banco pronto. jMucha suerte!
Por otra parte, genial que puedas pagar algunas facturas entre este mes y el siguiente.
Vamos hablando,

Un saludo y buen fin de semana.
<Footer-Mail-Kevin.jpg>
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sujeta al secreto profesional, cuya divulgacion no esta permitida por Ley.

En caso de haber recibido este mensaje por error, le rogamos que, de forma inmediata, nos lo comunique
mediante correo electrénico remitido a nuestra atencién y proceda a su eliminacion, asi como a la de
cualquier documento adjunto al mismo.

Asimismo, le comunicamos que la distribucion, copia o utilizacién de este mensaje, o de cualquier documento
adjunto al mismo, cualquiera que fuera su finalidad, estan prohibidas por la ley.

En aras del cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril
de 2016, relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y
a la libre circulacién de estos datos y la Ley Orgdnica 3/2018, de 5 de diciembre, de proteccion de datos
personales y garantia de los derechos digitales, puede ejercer los derechos de acceso, rectificacion,
cancelacion, limitacién, oposicion y portabilidad de manera gratuita mediante correo electrénico a:
hola@weareklai.com

On 14 Sep 2023, at 15:22, Julio Arnau Cruz <julio@petshopboards.com> wrote:

Perdona Kevin, sigo hablando con el banco.

Aun asi voy a pagarte una factura este mes y la otra el proximo, perdona esta siendo un momento
dificil con la tienda, pero seguro lo arreglamos y seguimos.

De momento esperamos a ver que pasa con el banco para lo de la traduccion.

Muchas gracias por todo y perdona por tardar en contestar, queria decirte algo ya definitivo pero
sigo esperando.

Hablamos pronto, gracias otra vez §-§

Julio Arnau
Petshop Skateboards

El 14 sept 2023, a las 11:04, KLAI* Kevin <kbustillos@weareklai.com> escribio:

Buenas Julio,
¢ Has podido revisar mi Gltimo mail?

Un saludo
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Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y puede contener informacion
confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgacion no estd permitida por Ley.

En caso de haber recibido este mensaje por error, le rogamos que, de forma inmediata, nos lo comunique
mediante correo electrénico remitido a nuestra atencién y proceda a su eliminacién, asi como a la de
cualquier documento adjunto al mismo.

Asimismo, le comunicamos que la distribucion, copia o utilizacién de este mensaje, o de cualquier
documento adjunto al mismo, cualquiera que fuera su finalidad, estén prohibidas por la ley.

En aras del cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016, relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulacién de estos datos y la Ley Orgénica 3/2018, de 5 de diciembre, de
proteccion de datos personales y garantia de los derechos digitales, puede ejercer los derechos de
acceso, rectificacion, cancelacion, limitacion, oposicion y portabilidad de manera gratuita mediante
correo electronico a: hola@weareklai.com

On 5 Sep 2023, at 12:16, KLAI* Kevin <kbustillos @weareklai.com> wrote:

Buenas Julio ¢ Que tal? Espero que las vacaciones hayan ido genial.

Te envio un mail muy rapido para saber como llevabas todo el tema de la financiacién con el
banco y si al final podremos retomar el proyecto o para saber un aproximado de cuando



mailto:hola@weareklai.com
mailto:julio@petshopboards.com
mailto:kbustillos@weareklai.com
mailto:hola@weareklai.com
mailto:kbustillos@weareklai.com

podriamos hacerlo.

Quedo a la espera de tu respuesta.
Un saludo
<Footer-Mail-Kevin.jpg>

Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y puede contener informacion
confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgaciéon no estd permitida por Ley.

En caso de haber recibido este mensaje por error, le rogamos que, de forma inmediata, nos lo
comunique mediante correo electronico remitido a nuestra atencion y proceda a su eliminacion, asi
como a la de cualquier documento adjunto al mismo.

Asimismo, le comunicamos que la distribucion, copia o utilizacion de este mensaje, o de cualquier
documento adjunto al mismo, cualquiera que fuera su finalidad, estén prohibidas por la ley.

En aras del cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016, relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulacién de estos datos y la Ley Orgdnica 3/2018, de 5 de diciembre, de
proteccion de datos personales y garantia de los derechos digitales, puede ejercer los derechos de
acceso, rectificacion, cancelacion, limitacion, oposicion y portabilidad de manera gratuita mediante
correo electronico a: hola@weareklai.com
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