De: Ludovico Lépez Cadé

A: Departamento Administracion
Asunto: Re: IMPORTANTE - Comunicacion pago pendiente FA2305-0063
Fecha: jueves, 14 de noviembre de 2024 16:55:40

Ya he hablado con vuestra directora al respecto y esta al tanto de la situacion. Ludovico
Enviado desde Outlook para iOS

De: Departamento Administracion <administracionext@tychetools.com>
Enviado: jueves, noviembre 14, 2024 2:34 p. m.

Para: Ludovico Lopez Cadé <ludovic.lopez@globalcloudgroup.eu>
Asunto: IMPORTANTE - Comunicacion pago pendiente FA2305-0063

Buenas tardes Ludovic,

Mi nombre es Andreea del departamento de administracion. Le envio este email como
recordatorio del pago pendiente de la factura adjunta FA2305-0063 por importe total de
7.260 € y fecha de vencimiento 11 de junio de 2023.

Ha transcurrido mas de un afo desde la fecha de vencimiento de la factura, por tanto, le
solicito por favor que regularice el pago a la mayor brevedad.

Quedo a su disposicion, para cualquier consulta al respecto.

Un saludo,

Andreea Coca
Office Manager
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