Domingo Medina | CEINTEC

De: Domingo Medina | CEINTEC <domingo@ceintecsl.com>

Enviado el: viernes, 26 de abril de 2024 11:14

Para: 'Imontenegro@ambiteco.es’

CC: 'Fernando Martin’; 'Info Grupo Intaser'

Asunto: RE: Gestion cerveza-AMBITECO

Datos adjuntos: AMB-PRE-RES-24-442 SOCIEDAD DE UNION Y RENACIMIENTO ANDALUZ_signed.pdf; HOJA
CLIENTE.pdf

Estimada Maria Dolores,
Muchas gracias por su pronta respuesta.

En adjunto encuentre por favor su Presupuesto debidamente firmado por nuestra parte, asi como
cumplimentada la hoja de Cliente.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo,

Domingo Medina
Director Financiero

Avenida Republica Argentina s/n. Edificio Domo Center Planta 2 Médulo 15
41930 Bormujos (Sevilla)

tel.: +34 617 365 978 | 955 546 339

www.ceintecsl.com

AVISO LEGAL: Este mensaje va dirigido exclusivamente a su destinatario y es confidencial. Si por error lo recibe, por favor, comuniquelo por esta via y eliminelo. Cualquier uso de
este mensaje o sus anexos sin autorizacion esta prohibido por ley.

LEGAL NOTICE: This message is intended to be read exclusively by the addressee and is confidential. Should you receive it by error, please contact the sender by email and delete
it. Any use of this message or its attachments without due authorisation is prohibited by law.

De: Imontenegro@ambiteco.es <Imontenegro@ambiteco.es>
Enviado el: viernes, 26 de abril de 2024 8:21

Para: Domingo Medina | CEINTEC <domingo@ceintecsl.com>
CC: 'Fernando Martin' <fernando@ceintecsl.com>

Asunto: Re: Gestion cerveza-AMBITECO

Buenos dias Domingo,
tras su peticién adjunto propuesta econdmica para el servicio.

También una hoja cliente (no hace falta imprimir) para que rellenen la razoén fiscal asi como los
datos del centro productor. Con los datos que me proporcionan no es suficiente.

Quedo a su disposicion para cualquier consulta.



