Thursday, March 20, 2025 at 09:38:25 Central European Standard Time

Asunto: Re: facturas

Fecha: miércoles, 16 de octubre de 2024, 7:22:29 (hora de verano de Europa central)
De: Vicente Alemany

A- Emma Piera

Datos adjuntos: image001.png, image002.png

Hola Emma
Lo has podido mirar?
Gracias

Vicente Alemany
vicente.alemany@invictae.com
607 24 20 47

De: Vicente Alemany <vicente.alemany@invictae.com>
Fecha: martes, 8 de octubre de 2024, 16:16

Para: Emma Piera <epiera@|uracare.es>

Asunto: facturas

Buenas tardes Emma,
Puedes mirar xf si hay alguna factura pendiente de pago de Invictae, S.L.?

Gracias

Vicente Alemany
vicente.alemany@invictae.com
607 24 20 47
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