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Asunto:Asunto:Asunto:Asunto: Re: facturas
Fecha:Fecha:Fecha:Fecha: lunes, 11 de noviembre de 2024, 17:22:12 (hora estándar de Europa central)
De:De:De:De: Vicente Alemany
A:A:A:A: Emma Piera Torruella, Sergi Comas
Datos adjuntos:Datos adjuntos:Datos adjuntos:Datos adjuntos: image001.png, image002.png, image003.png, image004.png, image005.png, image006.png

Gràcies Emma, però no hi ha cap factura del juliol, la darrera és del juny
En el detall del meu primer mail he posat quines son
Salutacions
 
Vicente	Alemany
vicente.alemany@invictae.com
607 24 20 47
 

 
De:	Emma Piera <epiera@luracare.es>
Fecha:	lunes, 11 de noviembre de 2024, 17:19
Para:	Sergi Comas <scomas@lura.care>
CC:	Vicente Alemany <vicente.alemany@invictae.com>
Asunto:	Re: facturas
 
 
Bones tardes Vicente,
 
Disculpa'm per no haver-te contestat abans. 
 
 Jo tinc a la nostra comptabilitat pendent una factura, corresponent a la quota del mes
de juny. La de juliol no la tinc contemplada, ja que els informes, reunions socis,
tancaments,etc ja els vam fer nosaltres. 
 
 La factura que tinc pendent està prevista liquidar-la abans d'acabar l'any, com et
comenta Sergi tenim una tresoreria molt tensada i espero que abans de final d'any
tindre-la del tot sanejada.
 
 Comento amb el Sergi i seguim parlant.
 
 Salutacions.
Emma Piera
 
+34 930 174 286 | Ext. 701
www.luracare.es
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El responsable del tratamiento de los datos personales contenidos en su solicitud de información y/o consulta es LURACARE
HOLDING, S.L., siendo la finalidad del tratamiento atender y dar respuesta a la misma. Puede ejercer los derechos establecidos en los
artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679. Para más información sobre el tratamiento de datos personales consulte la política de
privacidad de nuestra web.

 
 
El lun, 11 nov 2024 a las 16:51, Sergi Comas (<scomas@lura.care>) escribió:

Bona tarda Vicente,
 
Com estàs? Espero que tot bé.
 
Portem uns mesos amb problemes de tresoreria i imagino que aquest és el motiu de
la demora, l'Emma ens ho confirmarà.
 
Emma, en quan puguem, si us plau, liquidem el deute amb Invictae
 
Vicente, una abraçada a tu i al Oriol,
 
Sergi Comas
+34 640 807 273
www.luracare.es
 

El responsable del tratamiento de los datos personales contenidos en su solicitud de información y/o consulta es LURACARE
HOLDING, S.L., siendo la finalidad del tratamiento atender y dar respuesta a la misma. Puede ejercer los derechos establecidos en
los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679. Para más información sobre el tratamiento de datos personales consulte
la política de privacidad de nuestra web.

 
 
El lun, 11 nov 2024 a las 16:22, Vicente Alemany (<vicente.alemany@invictae.com>)
escribió:

Bona tarda Emma,
T’he enviat dos correus els passats 8 i 16 d’octubre de 2024 demanant la situació de les
meves factures, però no he Ungut resposta
El que em consta com a pendent:
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El detall per companyia és el següent:
 

 
Us agrairé una resposta amb la data de pagament
Gràcies
 
 
Vicente	Alemany
vicente.alemany@invictae.com
607 24 20 47
 

 
De:	Vicente Alemany <vicente.alemany@invictae.com>
Fecha:	miércoles, 16 de octubre de 2024, 7:22
Para:	Emma Piera <epiera@luracare.es>
Asunto:	Re: facturas
 
Hola Emma
Lo has podido mirar?
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Gracias
 
Vicente	Alemany
vicente.alemany@invictae.com
607 24 20 47
 

 
De:	Vicente Alemany <vicente.alemany@invictae.com>
Fecha:	martes, 8 de octubre de 2024, 16:16
Para:	Emma Piera <epiera@luracare.es>
Asunto:	facturas
 
Buenas tardes Emma,
Puedes mirar xf si hay alguna factura pendiente de pago de Invictae, S.L.?
Gracias
 
Vicente	Alemany
vicente.alemany@invictae.com
607 24 20 47
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