
Asunto Fwd: FACTURAS PENDIENTES - TELEPIXEL
De Dpto. Financiero 🅧 Telepixel <facturas@telepixel.net>
Destinatario <administracion@padanalive.com>
Fecha 2025-05-26 12:12
Prioridad La más alta

F20240566 PADANA LIVE SL.pdf(~49 KB)
F20240465 PADANA LIVE SL.pdf(~50 KB)
F20240313 PADANA LIVE SL.pdf(~49 KB)
F20240283 PADANA LIVE SL.pdf(~49 KB)
F20240222 PADANA LIVE SL.pdf(~49 KB)
F20240155 PADANA LIVE SL.pdf(~49 KB)
F20240067 PADANA LIVE SL.pdf(~51 KB)
F20250018 PADANA LIVE SL.pdf(~49 KB)
F20250051 PADANA LIVE SL.pdf(~50 KB)
F20250100 PADANA LIVE SL.pdf(~49 KB)

Buenos días,

Siguen pendientes las facturas que adjunto a continuación. 

En referencia a la factura F20240067, solo queda por pagar 300€.

Es urgente que se realicen los pagos en la mayor brevedad posible.
 
Gracias,
Un saludo.
 
Marta Carceller.
---
Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada o confidencial. Si no es usted el destinatario
indicado, queda notificado de que la utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha
recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.

This message is intended exclusively for its addressee and may contain information that is confidential and protected by professional privilege. If
you are not the intended recipient you are hereby notified that any dissemination, copy or disclosure of this communication is strictly prohibited by
law. If this message has been received in error, please immediately notify us via e-mail and delete it.

-------- Mensaje Original --------

Asunto:Fwd: FACTURAS PENDIENTES - TELEPIXEL
Fecha:2025-05-22 11:59

De:Dpto. Financiero 🅧 Telepixel <facturas@telepixel.net>
Destinatario:administracion@padanalive.com

Buenos días,

Siguen pendientes las facturas que adjunto a continuación. 

En referencia a la factura F20240067, solo queda por pagar 300€.

Es urgente que se realicen los pagos en la mayor brevedad posible.
 
Gracias,
Un saludo.
 
Marta Carceller.
---
Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada o confidencial. Si no es usted el destinatario
indicado, queda notificado de que la utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha
recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.

This message is intended exclusively for its addressee and may contain information that is confidential and protected by professional privilege. If
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you are not the intended recipient you are hereby notified that any dissemination, copy or disclosure of this communication is strictly prohibited by
law. If this message has been received in error, please immediately notify us via e-mail and delete it.

-------- Mensaje Original --------

Asunto:Fwd: FACTURAS PENDIENTES - TELEPIXEL
Fecha:2025-05-21 11:38

De:Dpto. Financiero 🅧 Telepixel <facturas@telepixel.net>
Destinatario:administracion@padanalive.com

Buenos días,

Siguen pendientes las facturas que adjunto a continuación. 

En referencia a la factura F20240067, solo queda por pagar 300€.

Es urgente que se realicen los pagos en la mayor brevedad posible.
 
Gracias,
Un saludo.
 
Marta Carceller.
---
Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada o confidencial. Si no es usted el destinatario
indicado, queda notificado de que la utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha
recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.

This message is intended exclusively for its addressee and may contain information that is confidential and protected by professional privilege. If
you are not the intended recipient you are hereby notified that any dissemination, copy or disclosure of this communication is strictly prohibited by
law. If this message has been received in error, please immediately notify us via e-mail and delete it.

-------- Mensaje Original --------

Asunto:Fwd: FACTURAS PENDIENTES - TELEPIXEL
Fecha:2025-05-14 10:37

De:Dpto. Financiero 🅧 Telepixel <facturas@telepixel.net>
Destinatario:administracion@padanalive.com

Buenos días,

Siguen pendientes las facturas que adjunto a continuación. 

En referencia a la factura F20240067, solo queda por pagar 300€.

Es urgente que se realicen los pagos en la mayor brevedad posible.
 
Gracias,
Un saludo.
 
Marta Carceller.
 
 
---
Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada o confidencial. Si no es usted el destinatario
indicado, queda notificado de que la utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha
recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.

This message is intended exclusively for its addressee and may contain information that is confidential and protected by professional privilege. If
you are not the intended recipient you are hereby notified that any dissemination, copy or disclosure of this communication is strictly prohibited by
law. If this message has been received in error, please immediately notify us via e-mail and delete it.

-------- Mensaje Original --------

Asunto:Fwd: FACTURAS PENDIENTES - TELEPIXEL
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Fecha:2025-04-24 11:04
De:Dpto. Financiero 🅧 Telepixel <facturas@telepixel.net>

Destinatario:administracion@padanalive.com

Buenos días,

Siguen pendientes las facturas que adjunto a continuación. 

En referencia a la factura F20240067, solo queda por pagar 300€.

Es urgente que se realicen los pagos en la mayor brevedad posible.
 
Gracias,
Un saludo.
 
Marta Carceller.
 
 
---
Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada o confidencial. Si no es usted el destinatario
indicado, queda notificado de que la utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha
recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.

This message is intended exclusively for its addressee and may contain information that is confidential and protected by professional privilege. If
you are not the intended recipient you are hereby notified that any dissemination, copy or disclosure of this communication is strictly prohibited by
law. If this message has been received in error, please immediately notify us via e-mail and delete it.

-------- Mensaje Original --------

Asunto:Fwd: FACTURAS PENDIENTES - TELEPIXEL
Fecha:2025-04-10 11:44

De:Dpto. Financiero 🅧 Telepixel <facturas@telepixel.net>
Destinatario:administracion@padanalive.com

Buenos días,

Siguen pendientes las facturas que adjunto a continuación. 

En referencia a la factura F20240067, solo queda por pagar 300€.

Es urgente que se realicen los pagos en la mayor brevedad posible.
 
Gracias,
Un saludo.
 
Marta Carceller.
---
Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada o confidencial. Si no es usted el destinatario
indicado, queda notificado de que la utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha
recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.

This message is intended exclusively for its addressee and may contain information that is confidential and protected by professional privilege. If
you are not the intended recipient you are hereby notified that any dissemination, copy or disclosure of this communication is strictly prohibited by
law. If this message has been received in error, please immediately notify us via e-mail and delete it.

-------- Mensaje Original --------

Asunto:FACTURAS PENDIENTES - TELEPIXEL
Fecha:2025-04-07 10:40

De:Dpto. Financiero 🅧 Telepixel <facturas@telepixel.net>
Destinatario:administracion@padanalive.com

Buenos días,
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Siguen pendientes las facturas que adjunto a continuación. 

En referencia a la factura F20240067, solo queda por pagar 300€.

Es urgente que se realicen los pagos en la mayor brevedad posible.
 
Gracias,
Un saludo.
 
Marta Carceller.
---
Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada o confidencial. Si no es usted el destinatario
indicado, queda notificado de que la utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha
recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.

This message is intended exclusively for its addressee and may contain information that is confidential and protected by professional privilege. If
you are not the intended recipient you are hereby notified that any dissemination, copy or disclosure of this communication is strictly prohibited by
law. If this message has been received in error, please immediately notify us via e-mail and delete it.

-------- Mensaje Original --------

Asunto:Fwd: Re: FACTURAS PENDIENTES - TELEPIXEL
Fecha:2025-03-17 16:25

De:Dpto. Financiero 🅧 Telepixel <facturas@telepixel.net>
Destinatario:administracion@padanalive.com

Buenos días,

Siguen pendientes las facturas que adjunto a continuación. 

En referencia a la factura F20240067, solo queda por pagar 300€.

Es urgente que se realicen los pagos en la mayor brevedad posible.
 
Gracias,
Un saludo.
 
Marta Carceller.
 
 
---
Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada o confidencial. Si no es usted el destinatario
indicado, queda notificado de que la utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha
recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.

This message is intended exclusively for its addressee and may contain information that is confidential and protected by professional privilege. If
you are not the intended recipient you are hereby notified that any dissemination, copy or disclosure of this communication is strictly prohibited by
law. If this message has been received in error, please immediately notify us via e-mail and delete it.

Buenos días,

Siguen pendientes las facturas que adjunto a continuación. 

En referencia a la factura F20240067, solo queda por pagar 300€.

Es urgente que se realicen los pagos en la mayor brevedad posible.
 
Gracias,
Un saludo.
 
Marta Carceller.
---
Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada o confidencial. Si no es usted el destinatario
indicado, queda notificado de que la utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha
recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.
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This message is intended exclusively for its addressee and may contain information that is confidential and protected by professional privilege. If
you are not the intended recipient you are hereby notified that any dissemination, copy or disclosure of this communication is strictly prohibited by
law. If this message has been received in error, please immediately notify us via e-mail and delete it.

-------- Mensaje Original --------

Asunto:Re: FACTURAS PENDIENTES - TELEPIXEL
Fecha:2025-03-12 16:56

De:Dpto. Financiero 🅧 Telepixel <facturas@telepixel.net>
Destinatario:administracion@padanalive.com

Buenos días,

Siguen pendientes las facturas que adjunto a continuación. 

En referencia a la factura F20240067, solo queda por pagar 300€.

Es urgente que se realicen los pagos en la mayor brevedad posible.
 
Gracias,
Un saludo.
 
Marta Carceller.
 
---
Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada o confidencial. Si no es usted el destinatario
indicado, queda notificado de que la utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha
recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.

This message is intended exclusively for its addressee and may contain information that is confidential and protected by professional privilege. If
you are not the intended recipient you are hereby notified that any dissemination, copy or disclosure of this communication is strictly prohibited by
law. If this message has been received in error, please immediately notify us via e-mail and delete it.

El 2025-03-06 16:38, Dpto. Financiero 🅧 Telepixel escribió:

Buenos días,

Siguen pendientes las facturas que adjunto a continuación. 

En referencia a la factura F20240067, solo queda por pagar 300€.

Es urgente que se realicen los pagos en la mayor brevedad posible.
 
Gracias,
Un saludo.
 
Marta Carceller.
 
 
--
Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada o confidencial. Si no es usted el destinatario
indicado, queda notificado de que la utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha
recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.

This message is intended exclusively for its addressee and may contain information that is confidential and protected by professional privilege. If
you are not the intended recipient you are hereby notified that any dissemination, copy or disclosure of this communication is strictly prohibited
by law. If this message has been received in error, please immediately notify us via e-mail and delete it.

20/6/25, 10:22 Roundcube Webmail :: Fwd: FACTURAS PENDIENTES - TELEPIXEL

https://cp7034.webempresa.eu:2443/roundcube/?_task=mail&_safe=0&_uid=401&_mbox=INBOX.Sent&_action=print&_extwin=1 5/5


